
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA SEYHAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA MAYIS 2025 27 1409 5599 159985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 29,1 7,4 27,28 12,4 4,6 11,21 17,9 4,2 16,81 9,3 3,6 8,40 6,5 4,2 5,42 2,3 1,4 1,94 13,9 5,0 12,65 12,6 7,1 10,77 103,8 37,5 94,48 205,970 260,250 226,430

Okul Ortalaması 25,5 12,1 22,42 10,9 6,3 9,43 12,8 5,6 11,51 7,3 3,7 6,24 10,4 8,7 8,19 6,3 4,6 5,12 9,2 5,2 7,93 7,4 5,6 6,01 89,8 51,7 76,85 208,450 220,880 208,180

KATILIMLAR

1 22 MUSTAFA K 12A 35 5 33,75 16 4 15,00 27 8 25,00 12 5 10,75 27 11 24,25 30 9 27,75 15 15 11,25 162 57 147,75 367,925 1 511 261,368 8 68561 310,488 2 7529

2 26 AYSİMA KURTOĞLU 12A 35 5 33,75 15 5 13,75 9 3 8,25 5 2 4,50 37 3 36,25 5 1 4,75 12 5 10,75 118 24 112,00 304,003 2 4863 229,933 10 89915 318,845 1 4978

3 0 FATMA NİSA TAŞKIRAN 12A 25 12 21,60 10 6 8,95 9 4 8,46 6 3 4,75 18 10 15,50 20 8 18,00 4 4 3,00 92 47 80,26 262,186 3 15540 188,476 14 132947 213,786 12 92711

4 12 SEDEF TAYLAN 12A 16 19 11,25 4 16 0,00 11 2 10,50 7 8 5,00 19 17 14,75 26 8 24,00 83 70 65,50 260,125 4 16315 159,468 20 153071 183,410 19 127110

5 2 ENVER  M 28 12 25,00 15 5 13,75 14 15 10,25 6 5 4,75 30 10 27,50 6 9 3,75 99 56 85,00 256,663 5 17710 202,915 12 115812 266,938 6 36014

6 1340 M FATİH İNANKA* 12A 25 12 21,60 10 6 8,95 9 4 8,46 6 3 4,75 17 17 12,75 19 13 15,75 1 1 0,75 87 56 73,01 247,344 6 21633 181,876 17 139577 197,341 17 111772

7 341 ZEYNEP 12A 25 12 21,60 10 6 8,95 9 4 8,46 6 3 4,75 17 13 13,75 17 12 14,00 84 50 71,51 245,291 7 22604 180,016 18 141130 200,221 15 108520

8 37 UFUK İBİŞ 12A 24 14 20,50 7 7 5,25 9 2 8,50 5 0 5,00 19 5 17,75 7 2 6,50 3 1 2,75 74 31 66,25 229,265 8 35777 182,260 16 139201 215,268 11 91025

9 33 İREMNUR YALDIZ   36 4 35,00 17 3 16,25 30 5 28,75 19 0 19,00 12 6 10,50 22 8 20,00 136 26 129,50 225,820 9 40096 315,710 6 41298 250,925 9 51225

10 0 EMİNE NUR DÖNMEZ 12A 39 1 38,75 12 0 12,00 20 1 19,75 13 8 11,00 12 2 11,50 96 12 93,00 225,168 10 40977 244,673 9 79345 255,193 7 46898

11 21 EMİRKASIM ASKAROĞLU  M 37 3 36,25 12 8 10,00 29 6 27,50 18 2 17,50 28 7 26,25 34 6 32,50 158 32 150,00 216,598 11 53889 374,163 1 16876 282,398 4 23287

12 11 KEVSER TAŞKIN  M 36 4 35,00 13 7 11,25 31 2 30,50 15 5 13,75 33 5 31,75 19 21 13,75 147 44 136,00 215,738 12 55253 349,565 3 26652 283,593 3 22413

13 43  M 34 3 33,25 16 2 15,50 30 6 28,50 14 4 13,00 28 7 26,25 33 7 31,25 155 29 147,75 215,523 13 55622 372,588 2 17443 276,418 5 27899

14 2 HAMİDİYE DOĞRU 12 28 12 25,00 15 5 13,75 14 15 10,25 6 5 4,75 15 25 8,75 8 15 4,25 1 11 -1,75 4 11 1,25 91 99 66,25 212,168 14 61305 191,115 13 130193 191,828 18 117906

15 18 RULE KÖKOĞLAN  M 32 7 30,25 16 4 15,00 26 7 24,25 16 4 15,00 25 7 23,25 19 18 14,50 134 47 122,25 208,908 15 66872 316,483 5 40922 251,503 8 50661

16 6 ZEYNEP GÖKÇE   29 11 26,25 14 5 12,75 28 5 26,75 15 4 14,00 2 3 1,25 25 10 22,50 33 5 31,75 146 43 135,25 207,280 16 69681 345,868 4 28183 244,958 10 57506

17 20 EFECAN ÖLÇEK  M 27 7 25,25 13 4 12,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 15 15,25 1 1 0,75 61 29 53,75 200,073 17 82320 174,418 19 145376 199,338 16 109527

18 0 MİNE A  M 25 12 21,60 10 6 8,95 9 4 8,46 6 3 4,75 17 19 12,25 5 10 2,50 72 54 58,51 198,744 18 84572 187,066 15 134409 202,821 14 105585

19 1 ELİ F   ÇAKI R 12A 23 15 19,25 9 6 7,50 11 16 7,00 11 12 8,00 54 49 41,75 186,963 19 105365 158,968 21 153236 158,173 21 148693

20 3 ERENAY ÇALIŞKAN  M 27 11 24,25 10 4 9,00 12 7 10,25 12 8 10,00 7 8 5,00 8 22 2,50 76 60 61,00 172,578 20 132630 208,553 11 109253 182,658 20 127929

21 0 ISTAKOZ 12A 25 12 21,60 10 6 8,95 9 4 8,46 6 3 4,75 24 4 23,00 19 9 16,75 93 38 83,51 161,144 21 145722 288,916 7 53837 204,889 13 103199

22 0 MCT 12A 13 23 7,25 8 7 6,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 10 13 6,75 8 13 4,75 39 61 23,75 159,890 22 146681 141,583 25 157409 140,308 22 155041

23 344 DİME BOSTANCI 12A 16 21 10,75 9 7 7,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 16 -2,00 10 14 6,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 40 70 22,50 144,108 23 154555 147,718 24 156339 119,765 26 157932

24 5 BİLAL ABDULLAH  M 17 16 13,00 7 10 4,50 1 2 0,50 7 6 5,50 2 8 0,00 1 14 -2,50 35 56 21,00 137,695 24 156058 148,665 23 156148 132,675 23 156489

25 4 NİHAT SOFUOĞLU  M 16 21 10,75 8 10 5,50 4 14 0,50 4 15 0,25 3 5 1,75 8 29 0,75 43 94 19,50 130,085 25 157195 152,723 22 155203 127,585 24 157229

26 0 SABAH HANEFİ   9 31 1,25 7 8 5,00 0 6 -1,50 5 6 3,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 26 60 11,00 125,625 26 157675 139,818 26 157648 123,698 25 157596

27 27 USAME ABDULLAH 12A 7 22 1,50 2 14 -1,50 3 14 -0,50 0 3 -0,75 4 30 -3,50 7 11 4,25 0 9 -2,25 23 103 -2,75 111,223 27 158774 118,775 27 158927 85,718 27 158942
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA SEYHAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA MAYIS 2025 27 1409 5599 159985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 29,1 7,4 27,28 12,4 4,6 11,21 17,9 4,2 16,81 9,3 3,6 8,40 6,5 4,2 5,42 2,3 1,4 1,94 13,9 5,0 12,65 12,6 7,1 10,77 103,8 37,5 94,48 205,970 260,250 226,430

Okul Ortalaması 25,5 12,1 22,42 10,9 6,3 9,43 12,8 5,6 11,51 7,3 3,7 6,24 10,4 8,7 8,19 6,3 4,6 5,12 9,2 5,2 7,93 7,4 5,6 6,01 89,8 51,7 76,85 208,450 220,880 208,180

KATILIMLAR
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA SEYHAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA MAYIS 2025 27 1409 5599 159985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,5 4,2 5,42 2,3 1,4 1,94 13,9 5,0 12,65 12,6 7,1 10,77 35,2 17,8 30,78 205,970 260,250 226,430

Okul Ortalaması 10,4 8,7 8,19 6,3 4,6 5,12 9,2 5,2 7,93 7,4 5,6 6,01 33,3 24,0 27,25 208,450 220,880 208,180

KATILIMLAR

1 22 MUSTAFA K 12A 27 11 24,25 30 9 27,75 15 15 11,25 72 35 63,25 367,925 1 1 511 261,368 2 8 68561 310,488 2 2 7529

2 26 AYSİMA KURTOĞLU 12A 37 3 36,25 5 1 4,75 12 5 10,75 54 9 51,75 304,003 2 2 4863 229,933 4 10 89915 318,845 1 1 4978

3 0 FATMA NİSA TAŞKIRAN 12A 18 10 15,50 20 8 18,00 4 4 3,00 42 22 36,50 262,186 3 3 15540 188,476 5 14 132947 213,786 5 12 92711

4 12 SEDEF TAYLAN 12A 19 17 14,75 26 8 24,00 45 25 38,75 260,125 4 4 16315 159,468 9 20 153071 183,410 9 19 127110

5 2 ENVER  M 30 10 27,50 6 9 3,75 36 19 31,25 256,663 1 5 17710 202,915 6 12 115812 266,938 4 6 36014

6 1340 M FATİH İNANKA* 12A 17 17 12,75 19 13 15,75 1 1 0,75 37 31 29,25 247,344 5 6 21633 181,876 7 17 139577 197,341 8 17 111772

7 341 ZEYNEP 12A 17 13 13,75 17 12 14,00 34 25 27,75 245,291 6 7 22604 180,016 8 18 141130 200,221 7 15 108520

8 37 UFUK İBİŞ 12A 19 5 17,75 7 2 6,50 3 1 2,75 29 8 27,00 229,265 7 8 35777 182,260 6 16 139201 215,268 4 11 91025

9 0 EMİNE NUR DÖNMEZ 12A 13 8 11,00 12 2 11,50 25 10 22,50 225,168 8 10 40977 244,673 3 9 79345 255,193 3 7 46898

10 2 HAMİDİYE DOĞRU 12 15 25 8,75 8 15 4,25 1 11 -1,75 4 11 1,25 28 62 12,50 212,168 1 14 61305 191,115 1 13 130193 191,828 1 18 117906

11 6 ZEYNEP GÖKÇE   2 3 1,25 25 10 22,50 33 5 31,75 60 18 55,50 207,280 2 16 69681 345,868 1 4 28183 244,958 2 10 57506

12 20 EFECAN ÖLÇEK  M 19 15 15,25 1 1 0,75 20 16 16,00 200,073 6 17 82320 174,418 8 19 145376 199,338 7 16 109527

13 0 MİNE A  M 17 19 12,25 5 10 2,50 22 29 14,75 198,744 7 18 84572 187,066 7 15 134409 202,821 6 14 105585

14 1 ELİ F   ÇAKI R 12A 11 16 7,00 11 12 8,00 22 28 15,00 186,963 9 19 105365 158,968 10 21 153236 158,173 10 21 148693

15 0 MCT 12A 10 13 6,75 8 13 4,75 18 26 11,50 159,890 11 22 146681 141,583 12 25 157409 140,308 11 22 155041

16 344 DİME BOSTANCI 12A 2 16 -2,00 10 14 6,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 13 36 4,00 144,108 12 23 154555 147,718 11 24 156339 119,765 12 26 157932

17 0 SABAH HANEFİ   3 4 2,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 5 9 2,75 125,625 3 26 157675 139,818 3 26 157648 123,698 3 25 157596

18 27 USAME ABDULLAH 12A 4 30 -3,50 7 11 4,25 0 9 -2,25 11 50 -1,50 111,223 13 27 158774 118,775 13 27 158927 85,718 13 27 158942
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA SEYHAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA MAYIS 2025 27 1409 5599 159985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,5 4,2 5,42 2,3 1,4 1,94 13,9 5,0 12,65 12,6 7,1 10,77 35,2 17,8 30,78 205,970 260,250 226,430

Okul Ortalaması 10,4 8,7 8,19 6,3 4,6 5,12 9,2 5,2 7,93 7,4 5,6 6,01 33,3 24,0 27,25 208,450 220,880 208,180

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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   M 12 12A
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA SEYHAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA MAYIS 2025 27 1409 5599 159985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,5 4,2 5,42 2,3 1,4 1,94 13,9 5,0 12,65 12,6 7,1 10,77 35,2 17,8 30,78 205,970 260,250 226,430

Okul Ortalaması 10,4 8,7 8,19 6,3 4,6 5,12 9,2 5,2 7,93 7,4 5,6 6,01 33,3 24,0 27,25 208,450 220,880 208,180

KATILIMLAR

1 21 EMİRKASIM ASKAROĞLU  M 28 7 26,25 34 6 32,50 62 13 58,75 216,598 2 11 53889 374,163 1 1 16876 282,398 2 4 23287

2 43  M 28 7 26,25 33 7 31,25 61 14 57,50 215,523 4 13 55622 372,588 2 2 17443 276,418 3 5 27899

3 11 KEVSER TAŞKIN  M 33 5 31,75 19 21 13,75 52 26 45,50 215,738 3 12 55253 349,565 3 3 26652 283,593 1 3 22413

4 6 ZEYNEP GÖKÇE   2 3 1,25 25 10 22,50 33 5 31,75 60 18 55,50 207,280 2 16 69681 345,868 1 4 28183 244,958 2 10 57506

5 18 RULE KÖKOĞLAN  M 25 7 23,25 19 18 14,50 44 25 37,75 208,908 5 15 66872 316,483 4 5 40922 251,503 5 8 50661

6 33 İREMNUR YALDIZ   12 6 10,50 22 8 20,00 34 14 30,50 225,820 1 9 40096 315,710 2 6 41298 250,925 1 9 51225

7 0 ISTAKOZ 12A 24 4 23,00 19 9 16,75 43 13 39,75 161,144 10 21 145722 288,916 1 7 53837 204,889 6 13 103199

8 22 MUSTAFA K 12A 27 11 24,25 30 9 27,75 15 15 11,25 72 35 63,25 367,925 1 1 511 261,368 2 8 68561 310,488 2 2 7529

9 0 EMİNE NUR DÖNMEZ 12A 13 8 11,00 12 2 11,50 25 10 22,50 225,168 8 10 40977 244,673 3 9 79345 255,193 3 7 46898

10 26 AYSİMA KURTOĞLU 12A 37 3 36,25 5 1 4,75 12 5 10,75 54 9 51,75 304,003 2 2 4863 229,933 4 10 89915 318,845 1 1 4978

11 3 ERENAY ÇALIŞKAN  M 7 8 5,00 8 22 2,50 15 30 7,50 172,578 8 20 132630 208,553 5 11 109253 182,658 8 20 127929

12 2 ENVER  M 30 10 27,50 6 9 3,75 36 19 31,25 256,663 1 5 17710 202,915 6 12 115812 266,938 4 6 36014

13 2 HAMİDİYE DOĞRU 12 15 25 8,75 8 15 4,25 1 11 -1,75 4 11 1,25 28 62 12,50 212,168 1 14 61305 191,115 1 13 130193 191,828 1 18 117906

14 0 FATMA NİSA TAŞKIRAN 12A 18 10 15,50 20 8 18,00 4 4 3,00 42 22 36,50 262,186 3 3 15540 188,476 5 14 132947 213,786 5 12 92711

15 0 MİNE A  M 17 19 12,25 5 10 2,50 22 29 14,75 198,744 7 18 84572 187,066 7 15 134409 202,821 6 14 105585

16 37 UFUK İBİŞ 12A 19 5 17,75 7 2 6,50 3 1 2,75 29 8 27,00 229,265 7 8 35777 182,260 6 16 139201 215,268 4 11 91025

17 1340 M FATİH İNANKA* 12A 17 17 12,75 19 13 15,75 1 1 0,75 37 31 29,25 247,344 5 6 21633 181,876 7 17 139577 197,341 8 17 111772

18 20 EFECAN ÖLÇEK  M 19 15 15,25 1 1 0,75 20 16 16,00 200,073 6 17 82320 174,418 8 19 145376 199,338 7 16 109527

19 4 NİHAT SOFUOĞLU  M 3 5 1,75 8 29 0,75 11 34 2,50 130,085 10 25 157195 152,723 9 22 155203 127,585 10 24 157229

20 5 BİLAL ABDULLAH  M 2 8 0,00 1 14 -2,50 3 22 -2,50 137,695 9 24 156058 148,665 10 23 156148 132,675 9 23 156489

21 344 DİME BOSTANCI 12A 2 16 -2,00 10 14 6,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 13 36 4,00 144,108 12 23 154555 147,718 11 24 156339 119,765 12 26 157932

22 0 SABAH HANEFİ   3 4 2,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 5 9 2,75 125,625 3 26 157675 139,818 3 26 157648 123,698 3 25 157596

23 27 USAME ABDULLAH 12A 4 30 -3,50 7 11 4,25 0 9 -2,25 11 50 -1,50 111,223 13 27 158774 118,775 13 27 158927 85,718 13 27 158942
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA SEYHAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA MAYIS 2025 27 1409 5599 159985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,5 4,2 5,42 2,3 1,4 1,94 13,9 5,0 12,65 12,6 7,1 10,77 35,2 17,8 30,78 205,970 260,250 226,430

Okul Ortalaması 10,4 8,7 8,19 6,3 4,6 5,12 9,2 5,2 7,93 7,4 5,6 6,01 33,3 24,0 27,25 208,450 220,880 208,180

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA SEYHAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA MAYIS 2025 27 1409 5599 159985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,5 4,2 5,42 2,3 1,4 1,94 13,9 5,0 12,65 12,6 7,1 10,77 35,2 17,8 30,78 205,970 260,250 226,430

Okul Ortalaması 10,4 8,7 8,19 6,3 4,6 5,12 9,2 5,2 7,93 7,4 5,6 6,01 33,3 24,0 27,25 208,450 220,880 208,180

KATILIMLAR

1 26 AYSİMA KURTOĞLU 12A 37 3 36,25 5 1 4,75 12 5 10,75 54 9 51,75 304,003 2 2 4863 229,933 4 10 89915 318,845 1 1 4978

2 22 MUSTAFA K 12A 27 11 24,25 30 9 27,75 15 15 11,25 72 35 63,25 367,925 1 1 511 261,368 2 8 68561 310,488 2 2 7529

3 11 KEVSER TAŞKIN  M 33 5 31,75 19 21 13,75 52 26 45,50 215,738 3 12 55253 349,565 3 3 26652 283,593 1 3 22413

4 21 EMİRKASIM ASKAROĞLU  M 28 7 26,25 34 6 32,50 62 13 58,75 216,598 2 11 53889 374,163 1 1 16876 282,398 2 4 23287

5 43  M 28 7 26,25 33 7 31,25 61 14 57,50 215,523 4 13 55622 372,588 2 2 17443 276,418 3 5 27899

6 2 ENVER  M 30 10 27,50 6 9 3,75 36 19 31,25 256,663 1 5 17710 202,915 6 12 115812 266,938 4 6 36014

7 0 EMİNE NUR DÖNMEZ 12A 13 8 11,00 12 2 11,50 25 10 22,50 225,168 8 10 40977 244,673 3 9 79345 255,193 3 7 46898

8 18 RULE KÖKOĞLAN  M 25 7 23,25 19 18 14,50 44 25 37,75 208,908 5 15 66872 316,483 4 5 40922 251,503 5 8 50661

9 33 İREMNUR YALDIZ   12 6 10,50 22 8 20,00 34 14 30,50 225,820 1 9 40096 315,710 2 6 41298 250,925 1 9 51225

10 6 ZEYNEP GÖKÇE   2 3 1,25 25 10 22,50 33 5 31,75 60 18 55,50 207,280 2 16 69681 345,868 1 4 28183 244,958 2 10 57506

11 37 UFUK İBİŞ 12A 19 5 17,75 7 2 6,50 3 1 2,75 29 8 27,00 229,265 7 8 35777 182,260 6 16 139201 215,268 4 11 91025

12 0 FATMA NİSA TAŞKIRAN 12A 18 10 15,50 20 8 18,00 4 4 3,00 42 22 36,50 262,186 3 3 15540 188,476 5 14 132947 213,786 5 12 92711

13 0 ISTAKOZ 12A 24 4 23,00 19 9 16,75 43 13 39,75 161,144 10 21 145722 288,916 1 7 53837 204,889 6 13 103199

14 0 MİNE A  M 17 19 12,25 5 10 2,50 22 29 14,75 198,744 7 18 84572 187,066 7 15 134409 202,821 6 14 105585

15 341 ZEYNEP 12A 17 13 13,75 17 12 14,00 34 25 27,75 245,291 6 7 22604 180,016 8 18 141130 200,221 7 15 108520

16 20 EFECAN ÖLÇEK  M 19 15 15,25 1 1 0,75 20 16 16,00 200,073 6 17 82320 174,418 8 19 145376 199,338 7 16 109527

17 1340 M FATİH İNANKA* 12A 17 17 12,75 19 13 15,75 1 1 0,75 37 31 29,25 247,344 5 6 21633 181,876 7 17 139577 197,341 8 17 111772

18 2 HAMİDİYE DOĞRU 12 15 25 8,75 8 15 4,25 1 11 -1,75 4 11 1,25 28 62 12,50 212,168 1 14 61305 191,115 1 13 130193 191,828 1 18 117906

19 12 SEDEF TAYLAN 12A 19 17 14,75 26 8 24,00 45 25 38,75 260,125 4 4 16315 159,468 9 20 153071 183,410 9 19 127110

20 3 ERENAY ÇALIŞKAN  M 7 8 5,00 8 22 2,50 15 30 7,50 172,578 8 20 132630 208,553 5 11 109253 182,658 8 20 127929

21 1 ELİ F   ÇAKI R 12A 11 16 7,00 11 12 8,00 22 28 15,00 186,963 9 19 105365 158,968 10 21 153236 158,173 10 21 148693

22 0 MCT 12A 10 13 6,75 8 13 4,75 18 26 11,50 159,890 11 22 146681 141,583 12 25 157409 140,308 11 22 155041

23 5 BİLAL ABDULLAH  M 2 8 0,00 1 14 -2,50 3 22 -2,50 137,695 9 24 156058 148,665 10 23 156148 132,675 9 23 156489

24 4 NİHAT SOFUOĞLU  M 3 5 1,75 8 29 0,75 11 34 2,50 130,085 10 25 157195 152,723 9 22 155203 127,585 10 24 157229

25 0 SABAH HANEFİ   3 4 2,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 5 9 2,75 125,625 3 26 157675 139,818 3 26 157648 123,698 3 25 157596

26 344 DİME BOSTANCI 12A 2 16 -2,00 10 14 6,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 13 36 4,00 144,108 12 23 154555 147,718 11 24 156339 119,765 12 26 157932

27 27 USAME ABDULLAH 12A 4 30 -3,50 7 11 4,25 0 9 -2,25 11 50 -1,50 111,223 13 27 158774 118,775 13 27 158927 85,718 13 27 158942
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA SEYHAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA MAYIS 2025 27 1409 5599 159985

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,5 4,2 5,42 2,3 1,4 1,94 13,9 5,0 12,65 12,6 7,1 10,77 35,2 17,8 30,78 205,970 260,250 226,430

Okul Ortalaması 10,4 8,7 8,19 6,3 4,6 5,12 9,2 5,2 7,93 7,4 5,6 6,01 33,3 24,0 27,25 208,450 220,880 208,180
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SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNUR YALDIZ 33   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,820 205,970 1 9 247 1118 40096

SAY 315,710 260,250 2 6 235 1385 41298

EA 250,925 226,430 1 9 303 1590 51225

Katılımlar: 3 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 11 5 9,75 31 8,42 6,57 10,49

Geometri 9 1 1 0,75 8 2,92 1,35 2,16

Matematik 40 12 6 10,50 26 11,33 7,93 12,65

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,83 2,05 3,80

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,08 1,84 3,42

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,33 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 17,25 6,01 10,77

Toplam: 280 136 26 129,50 46 91,92 76,84 94,47

Matematik BBccee cACE  D  ADB  B     E   d    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBcABADbBE b dEAdE  E    CB EbECddEC CD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABAH HANEFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 125,625 205,970 3 26 1314 5436 157675

SAY 139,818 260,250 3 26 1318 5448 157648

EA 123,698 226,430 3 25 1309 5426 157596

Katılımlar: 3 27 1409 5599 159985

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 3 0,25 4 0,50 1,77 0,95

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 0,58 3,14 2,27

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 4 2,00 5 1,08 8,19 5,42

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 0,00 1,73 0,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 1 5 -0,25 -1 -0,08 5,12 1,94

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 8,42 6,57 10,49

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,92 1,35 2,16

Matematik 40 1 0 1,00 3 11,33 7,93 12,65

Toplam: 280 26 60 11,00 4 91,92 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 c baB   dAB                             

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Sosyal-2             c bC  dd                       a  

Cevap Anahtarı B ACDEBBDDBCAEECECEBABEEEDAACDEECBDBBDCDEABACDBE

Matematik B                                       

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 2 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÖKÇE 6   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,280 205,970 2 16 447 2121 69681

SAY 345,868 260,250 1 4 149 913 28183

EA 244,958 226,430 2 10 338 1789 57506

Katılımlar: 3 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,50 1,77 0,95

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,58 3,14 2,27

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 3 1,25 3 1,08 8,19 5,42

Matematik-2 31 17 10 14,50 47 8,42 6,57 10,49

Geometri 9 8 0 8,00 89 2,92 1,35 2,16

Matematik 40 25 10 22,50 56 11,33 7,93 12,65

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,83 2,05 3,80

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,08 1,84 3,42

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,33 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 33 5 31,75 79 17,25 6,01 10,77

Toplam: 280 146 43 135,25 48 91,92 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 DbeaB                                   

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BBEDedEcACE bbBEADBceBAa  AEeb EABBDEA C

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACccABA aBEEECEcAEEDCEACA CBBEDECACbCECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
43  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,523 205,970 4 13 352 1628 55622

SAY 372,588 260,250 2 2 77 559 17443

EA 276,418 226,430 3 5 143 825 27899

Katılımlar: 10 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 24 5 22,75 73 10,20 6,57 10,49

Geometri 9 4 2 3,50 39 1,92 1,35 2,16

Matematik 40 28 7 26,25 66 12,12 7,93 12,65

Fizik 14 12 2 11,50 82 2,95 2,05 3,80

Kimya 13 10 3 9,25 71 2,65 1,84 3,42

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,68 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 9,28 6,01 10,77

Toplam: 280 155 29 147,75 53 85,47 76,84 94,47

Matematik BBDEECACAc bEDEBADBAeBAbCEEAC ad AE Bc C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAeBBDAaEDEECEEEcAEADaEaCAcDBBbCECCEEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ABDULLAH 5  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 137,695 205,970 9 24 1300 5358 156058

SAY 148,665 260,250 10 23 1291 5376 156148

EA 132,675 226,430 9 23 1299 5378 156489

Katılımlar: 10 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 2 8 0,00 0 10,20 6,57 10,49

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,92 1,35 2,16

Matematik 40 2 8 0,00 0 12,12 7,93 12,65

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 2,95 2,05 3,80

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,65 1,84 3,42

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 3,68 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 1 14 -2,50 -6 9,28 6,01 10,77

Toplam: 280 35 56 21,00 8 85,47 76,84 94,47

Matematik Bd   e  b     aB          ce aa         

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri e eba   ca d  bb           bDea bd      

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFECAN ÖLÇEK 20  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,073 205,970 6 17 529 2563 82320

SAY 174,418 260,250 8 19 1207 4962 145376

EA 199,338 226,430 7 16 754 3524 109527

Katılımlar: 10 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,80 1,77 0,95

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 2,08 3,14 2,27

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,45 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,18 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 5,50 8,19 5,42

Matematik-2 31 1 1 0,75 2 10,20 6,57 10,49

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,92 1,35 2,16

Matematik 40 1 1 0,75 2 12,12 7,93 12,65

Toplam: 280 61 29 53,75 19 85,47 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 CdaedEaEBCdAabaD D A   CeE ebccDCECEaADB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik  B                 d                    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKASIM ASKAROĞLU 21  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,598 205,970 2 11 340 1575 53889

SAY 374,163 260,250 1 1 74 544 16876

EA 282,398 226,430 2 4 121 701 23287

Katılımlar: 10 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 25 2 24,50 79 10,20 6,57 10,49

Geometri 9 3 5 1,75 19 1,92 1,35 2,16

Matematik 40 28 7 26,25 66 12,12 7,93 12,65

Fizik 14 13 1 12,75 91 2,95 2,05 3,80

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,65 1,84 3,42

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,68 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 9,28 6,01 10,77

Toplam: 280 158 32 150,00 54 85,47 76,84 94,47

Matematik BBEDCAEDACE  DcEADBABBACbEAEC  a dacEACd

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri ACBBABADDBEEcCdEAEEeCdACAEdBBEDECcCECECD

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 2 1 67
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER 2  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,663 205,970 1 5 100 423 17710

SAY 202,915 260,250 6 12 849 3920 115812

EA 266,938 226,430 4 6 192 1077 36014

Katılımlar: 10 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,80 1,77 0,95

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 2,08 3,14 2,27

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,45 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,18 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 5,50 8,19 5,42

Matematik-2 31 6 8 4,00 13 10,20 6,57 10,49

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 1,92 1,35 2,16

Matematik 40 6 9 3,75 9 12,12 7,93 12,65

Toplam: 280 99 56 85,00 30 85,47 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 DddCBEEaEABCeBCcDDeAbCaDBDbEAdDACECEDBBA

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Matematik BBceb  a  E  bd  DaA B     d   d        

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 0 50
Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 0 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERENAY ÇALIŞKAN 3  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,578 205,970 8 20 994 4379 132630

SAY 208,553 260,250 5 11 777 3691 109253

EA 182,658 226,430 8 20 955 4209 127929

Katılımlar: 10 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 7 8 5,00 16 10,20 6,57 10,49

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,92 1,35 2,16

Matematik 40 7 8 5,00 13 12,12 7,93 12,65

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 2,95 2,05 3,80

Kimya 13 3 8 1,00 8 2,65 1,84 3,42

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 3,68 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 8 22 2,50 6 9,28 6,01 10,77

Toplam: 280 76 60 61,00 22 85,47 76,84 94,47

Matematik BBDcd    e  daE ADc cBc                 

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri C  dd  e  b c dE cAEcaa abdEbcaebcbCcEeC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER TAŞKIN 11  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,738 205,970 3 12 348 1617 55253

SAY 349,565 260,250 3 3 135 864 26652

EA 283,593 226,430 1 3 113 671 22413

Katılımlar: 10 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 26 3 25,25 81 10,20 6,57 10,49

Geometri 9 7 2 6,50 72 1,92 1,35 2,16

Matematik 40 33 5 31,75 79 12,12 7,93 12,65

Fizik 14 7 7 5,25 38 2,95 2,05 3,80

Kimya 13 5 8 3,00 23 2,65 1,84 3,42

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 3,68 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 19 21 13,75 34 9,28 6,01 10,77

Toplam: 280 147 44 136,00 49 85,47 76,84 94,47

Matematik BBcbECACAbC EDEBADBABBADCEEACD aBAEDBACd

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri bBAABcDAcbDbaddaEcAbcaaaCCAEDBBAbabCbEee

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNE A 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,744 205,970 7 18 544 2644 84572

SAY 187,066 260,250 7 15 1086 4589 134409

EA 202,821 226,430 6 14 720 3390 105585

Katılımlar: 10 27 1409 5599 159985

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,80 1,77 0,95

Edebiyat 18 6 10 3,50 19 2,08 3,14 2,27

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,45 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,18 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 19 12,25 31 5,50 8,19 5,42

Matematik-2 31 5 10 2,50 8 10,20 6,57 10,49

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,92 1,35 2,16

Matematik 40 5 10 2,50 6 12,12 7,93 12,65

Toplam: 280 72 54 58,49 21 85,47 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 eADBaEBdcdaeCaaDEcAc D daE  DAeDeEddBbaB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBDc   acc  c    DaAc d   cb            

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 1 1 50
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAT SOFUOĞLU 4  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 130,085 205,970 10 25 1309 5412 157195

SAY 152,723 260,250 9 22 1280 5338 155203

EA 127,585 226,430 10 24 1303 5410 157229

Katılımlar: 10 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 2 4 1,00 3 10,20 6,57 10,49

Geometri 9 1 1 0,75 8 1,92 1,35 2,16

Matematik 40 3 5 1,75 4 12,12 7,93 12,65

Fizik 14 3 11 0,25 2 2,95 2,05 3,80

Kimya 13 2 8 0,00 0 2,65 1,84 3,42

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 3,68 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 8 29 0,75 2 9,28 6,01 10,77

Toplam: 280 43 94 19,50 7 85,47 76,84 94,47

Matematik BB        d   a      c      a  b    E   

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri decacBcceecaECad daD Ecae eadcDbCAbcbcdc

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RULE KÖKOĞLAN 18  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,908 205,970 5 15 427 2006 66872

SAY 316,483 260,250 4 5 231 1367 40922

EA 251,503 226,430 5 8 297 1571 50661

Katılımlar: 10 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 18 7 16,25 52 10,20 6,57 10,49

Geometri 9 7 0 7,00 78 1,92 1,35 2,16

Matematik 40 25 7 23,25 58 12,12 7,93 12,65

Fizik 14 4 9 1,75 13 2,95 2,05 3,80

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,65 1,84 3,42

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,68 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 19 18 14,50 36 9,28 6,01 10,77

Toplam: 280 134 47 122,25 44 85,47 76,84 94,47

Matematik BBDcddbCAcC EaEBbDBAB  DCE AC  EBAEDB  C

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri aaAbBB dabeaEbcEEE ceDecCCAEDBB acaCdEDC

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 2 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 3 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİDİYE DOĞRU 2 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,168 205,970 1 14 392 1818 61305

SAY 191,115 260,250 1 13 1040 4431 130193

EA 191,828 226,430 1 18 838 3829 117906

Katılımlar: 1 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,25 1,77 0,95

Edebiyat 18 6 12 3,00 17 3,00 3,14 2,27

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,50 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 25 8,75 22 8,75 8,19 5,42

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 1,00 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 3,50 1,73 0,72

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 8 15 4,25 11 4,25 5,12 1,94

Matematik-2 31 1 11 -1,75 -6 -1,75 6,57 10,49

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,00 1,35 2,16

Matematik 40 1 11 -1,75 -4 -1,75 7,93 12,65

Fizik 14 3 10 0,50 4 0,50 2,05 3,80

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,75 1,84 3,42

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 1,25 6,01 10,77

Toplam: 280 91 99 66,25 24 66,25 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 DdAdcEccEeadeaCaebAAcCaDdbbEbcDAdECaDecc

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Sosyal-2 bbcEBebeaaAdECbCEBdddca                       

Cevap Anahtarı B ACDEBBDDBCAEECECEBABEEEDAACDEECBDBBDCDEABACDBE

Matematik a aaabbbb ccC c                         

Cevap Anahtarı B BBEDCAEDACEACDBEADBABBACDEAECEDEABBDEACC

Fen Bilimleri cCcccddDDdaaa  Ee                       

Cevap Anahtarı B ACBBABADDBEEECEEAEEDCEACAECBBEDECACECECD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 2 0
MİLLİ MÜCADELE 3 0 3 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 2 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KURTOĞLU 26 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 304,003 205,970 2 2 22 94 4863

SAY 229,933 260,250 4 10 581 2979 89915

EA 318,845 226,430 1 1 26 128 4978

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 37 3 36,25 91 11,87 8,19 5,42

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,50 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,33 1,73 0,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,08 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,73 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 5 1 4,75 12 10,33 5,12 1,94

Matematik-2 31 11 4 10,00 32 4,00 6,57 10,49

Geometri 9 1 1 0,75 8 0,65 1,35 2,16

Matematik 40 12 5 10,75 27 4,65 7,93 12,65

Toplam: 280 118 24 112,00 40 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 CADBCEBEBeEACDBDEDAABDECCEAcDABDCECEdADB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Sosyal-2                                   CDBDbA      

Cevap Anahtarı A DEBACDBBDCAEECECEBEBAEEDADEACDBECBCDBDEABABECD

Matematik BBDE CAadcC E EBA         d       E c   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 2 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİME BOSTANCI 344 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 144,108 205,970 12 23 1282 5284 154555

SAY 147,718 260,250 11 24 1295 5388 156339

EA 119,765 226,430 12 26 1312 5440 157932

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 0 7 -1,75 -10 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 16 -2,00 -5 11,87 8,19 5,42

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,50 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 3,33 1,73 0,72

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 1,08 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,69 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,73 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 10 14 6,50 16 10,33 5,12 1,94

Matematik-2 31 1 5 -0,25 -1 4,00 6,57 10,49

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,65 1,35 2,16

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 4,65 7,93 12,65

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,60 2,05 3,80

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,56 1,84 3,42

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,12 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 1,27 6,01 10,77

Toplam: 280 40 70 22,50 8 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 abeaacede d   e d     d         C   ceeB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Sosyal-2 bEa  D a   aEecdbB  dcac    aDB  cCD DE       

Cevap Anahtarı A DEBACDBBDCAEECECEBEBAEEDADEACDBECBCDBDEABABECD

Matematik a e bCd  e                              

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri   b                                     

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
MİLLİ MÜCADELE 3 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 1 0 50
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİ F   ÇAKI R 1 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,963 205,970 9 19 699 3403 105365

SAY 158,968 260,250 10 21 1266 5269 153236

EA 158,173 226,430 10 21 1206 5034 148693

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 6 9 3,75 21 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 16 7,00 18 11,87 8,19 5,42

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 2,50 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 3,33 1,73 0,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 1,08 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,69 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,73 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 11 12 8,00 20 10,33 5,12 1,94

Toplam: 280 54 49 41,75 15 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 CbDabEaEedEba  DEecA DdeCbcee          B

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Sosyal-2 DE           CECEab e  eAeEb aB a bDBbbe      

Cevap Anahtarı A DEBACDBBDCAEECECEBEBAEEDADEACDBECBCDBDEABABECD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 1 1 50
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR DÖNMEZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,168 205,970 8 10 256 1152 40977

SAY 244,673 260,250 3 9 500 2625 79345

EA 255,193 226,430 3 7 268 1436 46898

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 11,00 28 11,87 8,19 5,42

Matematik-2 31 12 2 11,50 37 4,00 6,57 10,49

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,65 1,35 2,16

Matematik 40 12 2 11,50 29 4,65 7,93 12,65

Toplam: 280 96 12 93,00 33 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 aADcCEBEaaEc aB    A   C E        ea  DB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Matematik BBD  CACAD  ED   Dd       Eb            

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 3 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NİSA TAŞKIRAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 262,186 205,970 3 3 83 365 15540

SAY 188,476 260,250 5 14 1078 4529 132947

EA 213,786 226,430 5 12 604 2966 92711

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 10 15,50 39 11,87 8,19 5,42

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 2,50 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 3,33 1,73 0,72

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,08 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,69 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,73 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 20 8 18,00 45 10,33 5,12 1,94

Matematik-2 31 4 4 3,00 10 4,00 6,57 10,49

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,65 1,35 2,16

Matematik 40 4 4 3,00 8 4,65 7,93 12,65

Toplam: 280 92 47 80,24 29 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 bADeCEBEBeEeaDaD D A   aeEA e   e CE  DB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Sosyal-2 DE b D B   EECb EBEeAE De Ee aBE  CDaDbA      

Cevap Anahtarı A DEBACDBBDCAEECECEBEBAEEDADEACDBECBCDBDEABABECD

Matematik BBDc   a        dD  a                   

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
MİLLİ MÜCADELE 3 1 0 33
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 1 1 50
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ISTAKOZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,144 205,970 10 21 1189 4927 145722

SAY 288,916 260,250 1 7 312 1789 53837

EA 204,889 226,430 6 13 701 3319 103199

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 18 3 17,25 56 4,00 6,57 10,49

Geometri 9 6 1 5,75 64 0,65 1,35 2,16

Matematik 40 24 4 23,00 58 4,65 7,93 12,65

Fizik 14 9 4 8,00 57 0,60 2,05 3,80

Kimya 13 8 3 7,25 56 0,56 1,84 3,42

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 0,12 2,12 3,56

Fen Bilimleri 40 19 9 16,75 42 1,27 6,01 10,77

Toplam: 280 93 38 83,49 30 67,54 76,84 94,47

Matematik BBD  C C D AED eADBceBAD  EAC  EBAEDc C 

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Fen Bilimleri CBAABdDAabDEc EE EAc eCbCCAc  d   C E   

Cevap Anahtarı A CBAABBDABEDEECEEEEAEADCECCAEDBBACECCEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 2 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 3 1 0 33
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörler 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Kuvvet 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M FATİH İNANKA* 1340 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,344 205,970 5 6 129 534 21633

SAY 181,876 260,250 7 17 1154 4773 139577

EA 197,341 226,430 8 17 770 3600 111772

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 4 10 1,50 8 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 17 12,75 32 11,87 8,19 5,42

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 2,50 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 3,33 1,73 0,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 1,08 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,69 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,73 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 19 13 15,75 39 10,33 5,12 1,94

Matematik-2 31 0 0 0,00 0 4,00 6,57 10,49

Geometri 9 1 1 0,75 8 0,65 1,35 2,16

Matematik 40 1 1 0,75 2 4,65 7,93 12,65

Toplam: 280 87 56 72,99 26 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 CADcCEaac EcC cbdcAd D eeEA D aDeEbEabDB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Sosyal-2  EeAea BbCbEbdE EBEdAEaeA EedaBE  CDBD        

Cevap Anahtarı A DEBACDBBDCAEECECEBEBAEEDADEACDBECBCDBDEABABECD

Matematik                                 e E     

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 2 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 2 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MCT 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 159,890 205,970 11 22 1194 4950 146681

SAY 141,583 260,250 12 25 1312 5433 157409

EA 140,308 226,430 11 22 1288 5305 155041

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 13 6,75 17 11,87 8,19 5,42

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 2,50 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 0 6 -1,50 -14 3,33 1,73 0,72

Felsefe 6 2 1 1,75 29 1,08 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,69 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,73 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 8 13 4,75 12 10,33 5,12 1,94

Toplam: 280 39 61 23,75 8 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 DeAaBEEeEea  ed  D      Ba  ed    eEaBc 

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Sosyal-2   D        db     dcddEcA   abd DBBDdDde      

Cevap Anahtarı B ACDEBBDDBCAEECECEBABEEEDAACDEECBDBBDCDEABACDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 0 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 2 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA K 22 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 367,925 205,970 1 1 4 8 511

SAY 261,368 260,250 2 8 420 2269 68561

EA 310,488 226,430 2 2 39 207 7529

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 11,87 8,19 5,42

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 2,50 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 3,33 1,73 0,72

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,08 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,69 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,73 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 30 9 27,75 69 10,33 5,12 1,94

Matematik-2 31 13 12 10,00 32 4,00 6,57 10,49

Geometri 9 2 3 1,25 14 0,65 1,35 2,16

Matematik 40 15 15 11,25 28 4,65 7,93 12,65

Toplam: 280 162 57 147,75 53 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 CADBCdaEabEACDcDED edD CaEABDdBDeECEBcDB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Sosyal-2 DEBbCDBBDCAEbCECEBEBAEEcAaEAbaBEb bDBDbA      

Cevap Anahtarı A DEBACDBBDCAEECECEBEBAEEDADEACDBECBCDBDEABABECD

Matematik BBDEcdeCbbb EbE ADcbBaAa  EAb  d dE Bd  

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 1 1 50
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
MİLLİ MÜCADELE 3 3 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 2 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF TAYLAN 12 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 260,125 205,970 4 4 91 388 16315

SAY 159,468 260,250 9 20 1265 5261 153071

EA 183,410 226,430 9 19 951 4177 127110

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 17 14,75 37 11,87 8,19 5,42

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 2,50 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 3,33 1,73 0,72

Felsefe 6 4 1 3,75 63 1,08 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,69 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,73 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 26 8 24,00 60 10,33 5,12 1,94

Toplam: 280 83 70 65,50 23 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 CdDcaEaEBdEbCadDEDdc  EaCEAdDe  bEdaaADB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Sosyal-2 DEceCDB  CdEECE EBd AEEDA EcdaBEd CDBDEA      

Cevap Anahtarı A DEBACDBBDCAEECECEBEBAEEDADEACDBECBCDBDEABABECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
MİLLİ MÜCADELE 3 1 0 33
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 2 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK İBİŞ 37 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,265 205,970 7 8 225 967 35777

SAY 182,260 260,250 6 16 1147 4761 139201

EA 215,268 226,430 4 11 591 2906 91025

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 0 5,00 83 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 5 17,75 44 11,87 8,19 5,42

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 2,50 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 3,33 1,73 0,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,08 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,73 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 7 2 6,50 16 10,33 5,12 1,94

Matematik-2 31 3 1 2,75 9 4,00 6,57 10,49

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,65 1,35 2,16

Matematik 40 3 1 2,75 7 4,65 7,93 12,65

Toplam: 280 74 31 66,25 24 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1  ADBCEB d E  Dd  DAAce  C Ad A DC  E  DB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Sosyal-2 cE     BDCd                        DB  A      

Cevap Anahtarı A DEBACDBBDCAEECECEBEBAEEDADEACDBECBCDBDEABABECD

Matematik cBDE                                    

Cevap Anahtarı A BBDEECACADCAEDEBADBABBADCEEACDEEBAEDBACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 3 3 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 1 0 50
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
USAME ABDULLAH 27 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 111,223 205,970 13 27 1352 5507 158774

SAY 118,775 260,250 13 27 1381 5540 158927

EA 85,718 226,430 13 27 1382 5541 158942

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 3 11 0,25 1 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 30 -3,50 -9 11,87 8,19 5,42

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,50 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 3,33 1,73 0,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,08 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,69 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,73 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 7 11 4,25 11 10,33 5,12 1,94

Matematik-2 31 0 9 -2,25 -7 4,00 6,57 10,49

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,65 1,35 2,16

Matematik 40 0 9 -2,25 -6 4,65 7,93 12,65

Toplam: 280 23 103 -2,75 -1 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 badeadbdabc De acDe  Cdee abbdecdEabadc 

Cevap Anahtarı B DCACBEEBEABCDBCEDDAAECBDBDCEABDACECEDBBA

Sosyal-2  dDb aDeB  abCEbaBAcaa                        

Cevap Anahtarı B ACDEBBDDBCAEECECEBABEEEDAACDEECBDBBDCDEABACDBE

Matematik a c a   b d b      ed      d            
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 0 1 0
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
MİLLİ MÜCADELE 3 1 1 33
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 2 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Sayı Basamakları 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 341 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,291 205,970 6 7 138 566 22604

SAY 180,016 260,250 8 18 1170 4823 141130

EA 200,221 226,430 7 15 743 3480 108520

Katılımlar: 13 27 1409 5599 159985

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,77 1,77 0,95

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 4,56 3,14 2,27

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,54 1,85 1,17

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,00 1,44 1,02

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 13 13,75 34 11,87 8,19 5,42

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,50 1,24 0,42

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 3,33 1,73 0,72

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,08 0,51 0,21

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 0,69 0,33 0,18

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,73 1,31 0,41

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 17 12 14,00 35 10,33 5,12 1,94

Toplam: 280 84 50 71,49 26 67,54 76,84 94,47

Edebiyat-Sosyal-1 dADcCEaEBdEA aBc e A   CbEA b  Dd CbBbaB

Cevap Anahtarı A CADBCEBEBCEACDBDEDAABDECCEABDABDCECEBADB

Sosyal-2 b     eBeC  ECEdEBE AE DA addaBbd CDcDaA      

Cevap Anahtarı A DEBACDBBDCAEECECEBEBAEEDADEACDBECBCDBDEABABECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 2 2 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Servetifünun (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifünun Edebiyatında Türk Romanı 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 1 1 0 100
Garip Akımı Şiir Anlayışı 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
İkinci Yeni Şiir Anlayışı 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 3 2 1 67
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0
RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 2 1 1 50
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
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