
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA SEYHAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA MAYIS 202541 1833 7504 214024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,0 7,9 25,99 11,7 4,7 10,52 15,7 4,2 14,69 8,3 3,5 7,39 63,7 20,2 58,59 313,570

Okul Ortalaması 24,6 12,0 21,59 10,5 6,1 8,94 9,5 4,2 8,45 5,5 3,1 4,75 50,1 25,3 43,73 271,450

KATILIMLAR

1 33 İREMNUR YALDIZ   36 4 35,00 17 3 16,25 30 5 28,75 19 0 19,00 102 12 99,00 437,190 1 1 48 360 11056

2 21 EMİRKASIM AŞKAROĞLU M 37 3 36,25 12 8 10,00 29 6 27,50 18 2 17,50 96 19 91,25 413,563 1 2 118 800 23967

3 11 KEVSER TAŞKIN  M 36 4 35,00 13 7 11,25 31 2 30,50 15 5 13,75 95 18 90,50 411,310 2 3 121 839 25393

4 43  M 34 3 33,25 16 2 15,50 30 6 28,50 14 4 13,00 94 15 90,25 410,753 3 4 125 851 25785

5 18 RULE KÖKOĞLAN  M 32 7 30,25 16 4 15,00 26 7 24,25 16 4 15,00 90 22 84,50 393,858 4 5 195 1247 38044

6 22 MUSTAFA K 12A 35 5 33,75 16 4 15,00 27 8 25,00 12 5 10,75 90 22 84,50 393,233 1 6 200 1265 38527

7 46 MUHAMMET KALKAN   31 8 29,00 12 8 10,00 32 4 31,00 14 3 13,25 89 23 83,25 390,175 2 7 220 1370 40957

8 6 ZEYNEP GÖKÇE   29 11 26,25 14 5 12,75 28 5 26,75 15 4 14,00 86 25 79,75 379,993 3 8 272 1651 49245

9 28 EMİNE NUR DÖNMEZ 12A 39 1 38,75 12 0 12,00 20 1 19,75 71 2 70,50 349,873 2 9 442 2552 75622

10 17 AYBALA GÜÇLÜ  M 34 6 32,50 12 5 10,75 10 5 8,75 17 3 16,25 73 19 68,25 344,540 5 10 480 2708 80511

11 26 AYSİMA KURTOĞLU 12A 35 5 33,75 15 5 13,75 9 3 8,25 5 2 4,50 64 15 60,25 319,748 3 11 677 3500 104634

12 0 SALİH TOKAK 12A 28 10 25,50 12 7 10,25 10 3 9,25 10 5 8,75 60 25 53,75 301,360 4 12 807 4126 123172

13 2 ENVER  M 28 12 25,00 15 5 13,75 14 15 10,25 6 5 4,75 63 37 53,75 301,265 6 13 810 4130 123270

14 34 YİĞİT ŞAHİN GÜNEŞ 12A 33 3 32,25 13 2 12,50 10 3 9,25 56 8 54,00 300,888 5 14 812 4142 123658

15 3 ERENAY ÇALIŞKAN  M 27 11 24,25 10 4 9,00 12 7 10,25 12 8 10,00 61 30 53,50 300,818 7 15 813 4143 123726

16 30 SUDE ÇENTELİ 12A 33 5 31,75 13 6 11,50 3 1 2,75 4 1 3,75 53 13 49,75 288,268 6 16 923 4600 136284

17 32 SEDEF TAYLAN 12A 32 5 30,75 15 5 13,75 4 1 3,75 1 1 0,75 52 12 49,00 286,013 7 17 947 4681 138524

18 9 DİLARA  M 30 6 28,50 14 5 12,75 3 3 2,25 47 14 43,50 269,755 8 18 1082 5178 153858

19 29 SUDE BAŞIBÜYÜK 12A 28 11 25,25 14 4 13,00 3 5 1,75 3 3 2,25 48 23 42,25 266,403 8 19 1114 5283 156871

20 39 DURU KOÇAK   27 10 24,50 11 3 10,25 3 0 3,00 3 2 2,50 44 15 40,25 260,470 4 20 1175 5494 162145

21 37 UFUK İBİŞ 12A 24 14 20,50 7 7 5,25 9 2 8,50 5 0 5,00 45 23 39,25 258,070 9 21 1199 5562 164138

22 20 EFECA NÖLÇEK  M 27 7 25,25 13 4 12,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 41 13 37,75 252,713 9 22 1255 5730 168303

23 38 ABDURRAHMAN DİP 12A 23 12 20,00 8 7 6,25 10 1 9,75 1 0 1,00 42 20 37,00 251,180 10 23 1265 5759 169442

24 36 MOLLAHASAN 12A 23 14 19,50 9 6 7,50 10 1 9,75 0 1 -0,25 42 22 36,50 249,685 11 24 1277 5804 170544

25 0 BUSE UĞURLU 12A 25 11 22,25 10 8 8,00 1 4 0,00 3 5 1,75 39 28 32,00 235,818 12 25 1379 6142 180364

26 8 SAMİ KALKAN  M 19 14 15,50 10 7 8,25 3 0 3,00 1 0 1,00 33 21 27,75 223,830 10 26 1434 6372 187129

27 12 AYNUR PÜSKÜLLÜ  M 16 19 11,25 4 16 0,00 11 2 10,50 7 8 5,00 38 45 26,75 221,523 11 27 1449 6420 188312

28 1 ELİ F ÇA KIR 12A 23 15 19,25 9 6 7,50 32 21 26,75 220,283 13 28 1453 6433 188912

29 5 BİLAL ABDULLAH  M 17 16 13,00 7 10 4,50 1 2 0,50 7 6 5,50 32 34 23,50 211,500 12 29 1488 6596 192862

30 0 M FATİH İNANKAÇ 12A 16 17 11,75 13 6 11,50 0 1 -0,25 29 24 23,00 209,933 14 30 1493 6613 193511

31 23 MUNTAHA 12E 20 8 18,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 26 12 23,00 209,160 1 31 1497 6626 193811

32 0 NAZİME SABANCI  M 18 13 14,75 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 19 20,25 201,278 13 32 1523 6733 196715

33 3044 DİME BOSTANCI 12A 16 21 10,75 9 7 7,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 27 34 18,50 196,463 15 33 1537 6803 198309

34 4 NİHAT SOFUOĞLU  M 16 21 10,75 8 10 5,50 4 14 0,50 4 15 0,25 32 60 17,00 191,953 14 34 1552 6868 199702

35 13 HATİCE  M 11 18 6,50 8 5 6,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 20 29 12,75 179,670 15 35 1578 6975 202924

36 35 MCT 12A 13 23 7,25 8 7 6,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 21 35 12,25 178,043 16 36 1587 6991 203311

37 0 HÜ YE   10 20 5,00 10 10 7,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 21 38 11,50 176,070 5 37 1593 7013 203770

38 25 HAMİDİYE DOĞRU 12 17 23 11,25 3 8 1,00 2 12 -1,00 2 13 -1,25 24 56 10,00 170,688 1 38 1603 7047 204923

39 24 HAVVA 12E 14 22 8,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 16 29 8,75 167,350 2 39 1610 7076 205522

40 3044 SABAH HANEFİ   9 31 1,25 7 8 5,00 0 6 -1,50 5 6 3,50 21 51 8,25 166,893 6 40 1611 7078 205612

41 3027 USAME ABDULLAH 12A 7 22 1,50 2 14 -1,50 3 14 -0,50 0 3 -0,75 12 53 -1,25 138,000 17 41 1744 7320 210255
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA SEYHAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA MAYIS 202541 1833 7504 214024

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,0 7,9 25,99 11,7 4,7 10,52 15,7 4,2 14,69 8,3 3,5 7,39 63,7 20,2 58,59 313,570

Okul Ortalaması 24,6 12,0 21,59 10,5 6,1 8,94 9,5 4,2 8,45 5,5 3,1 4,75 50,1 25,3 43,73 271,450

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU KOÇAK 39   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,470 313,570 4 20 1175 5494 162145

Katılımlar: 6 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 20,17 21,59 25,99

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,54 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,83 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,00 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,92 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,29 8,94 10,52

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 11,21 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 1,27 2,29

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 14,54 8,45 14,69

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,54 1,56 2,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,50 1,83 2,76

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,62 1,36 2,51

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,67 4,75 7,39

Toplam: 120 44 15 40,25 34 53,67 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEAB  eADa eACCDDdCBeEdDbbBCaDABCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal       ACbBCABEBBeEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik        B C D                            

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen eD     D          Bb

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜ YE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 176,070 313,570 5 37 1593 7013 203770

Katılımlar: 6 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 20,17 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,83 2,05 2,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 4,00 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,92 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,29 8,94 10,52

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 11,21 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 1,27 2,29

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 14,54 8,45 14,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,54 1,56 2,12

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,50 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,62 1,36 2,51

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,67 4,75 7,39

Toplam: 120 21 38 11,50 10 53,67 43,73 58,60

TYT Türkçe abEeEcAa   ee  ccCbDDceeD    eBCb bBabcb

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bBCacEAabdeAdEBeCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik c bcCcced                               

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 1 5 13
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNUR YALDIZ 33   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,190 313,570 1 1 48 360 11056

Katılımlar: 6 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 20,17 21,59 25,99

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,54 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,83 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,00 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,92 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,29 8,94 10,52

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 11,21 7,18 12,41

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,33 1,27 2,29

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 14,54 8,45 14,69

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,54 1,56 2,12

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,50 1,83 2,76

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,62 1,36 2,51

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 8,67 4,75 7,39

Toplam: 120 102 12 99,00 83 53,67 43,73 58,60

TYT Türkçe EDCEBEAaABADBAABADCCEDBCEDDEabEBCDABBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEDEADBCBECABBdaEe     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCAcBDbDbbAEDB A DBCB  DABc BDCADEBAEB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDC DCDEACBAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET KALKAN 46   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,175 313,570 2 7 220 1370 40957

Katılımlar: 6 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 20,17 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,83 2,05 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,00 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,92 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,29 8,94 10,52

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 11,21 7,18 12,41

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,33 1,27 2,29

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 14,54 8,45 14,69

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,54 1,56 2,12

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,50 1,83 2,76

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,62 1,36 2,51

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,67 4,75 7,39

Toplam: 120 89 23 83,25 69 53,67 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEAB aBADBcAACCDDaCBcEEDbbeCEDABCdBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal eBaEabACDBCdBEBBdEdb     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBaCDDEADBdCDABEC DCABcDBD Cb  ABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDeDE  DCACDEBAab BE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABAH HANEFİ 3044   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 166,893 313,570 6 40 1611 7078 205612

Katılımlar: 6 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 20,17 21,59 25,99

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,54 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,83 2,05 2,04

Felsefe 5 3 1 2,75 55 4,00 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,92 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 10,29 8,94 10,52

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 11,21 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,33 1,27 2,29

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 14,54 8,45 14,69

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,54 1,56 2,12

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,50 1,83 2,76

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,62 1,36 2,51

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,67 4,75 7,39

Toplam: 120 21 51 8,25 7 53,67 43,73 58,60

TYT Türkçe cDdbBacbccdbabbadcCbdedCbcDddbEedDABcabd

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal   bEe AbadBEbA ecCE      

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik b  d c    d  b               d          

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen bea  d Db  A BAE  b 

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 2 6 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÖKÇE 6   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,993 313,570 3 8 272 1651 49245

Katılımlar: 6 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,17 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,83 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,00 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,92 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,29 8,94 10,52

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 11,21 7,18 12,41

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,33 1,27 2,29

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 14,54 8,45 14,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,54 1,56 2,12

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,50 1,83 2,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,62 1,36 2,51

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,67 4,75 7,39

Toplam: 120 86 25 79,75 66 53,67 43,73 58,60

TYT Türkçe EbCEBEAEABeDBAeBADCCdDBCEecdCCdeCDcBBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BbAda ADBCBECABBbCEb     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCAaBDEDCDAEDBC A  C E DABDb DaecEB EB

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABcEDCCDC EcCdbEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
43  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,753 313,570 3 4 125 851 25785

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 94 15 90,25 75 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEcBAEBADB AACCDDECBDEEDb BCaD BCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCEe ACDBCABEBBCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EeAdCE BBC DEADBACDABEC DdABcc cACDBEABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BaA EeCDCACDEd EDCBb

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBALA GÜÇLÜ 17  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,540 313,570 5 10 480 2708 80511

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 73 19 68,25 57 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe EDCaBEAEABeDBAcBADCCaDBeEDDEdCEBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal  Cbd bADdaBECABB CED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA C aBabcCeAED CA                      

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ABDEDCCDCDEAedAdBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR PÜSKÜLLÜ 12  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 221,523 313,570 11 27 1449 6420 188312

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 38 45 26,75 22 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe EDbEcE  dBeaB Ad  aCaDBCcDbcabbBCeAaBeeb

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal aabEbccDdbdcddBecdEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik de             BCA   C ECDA    DC    A  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen beDc b D  EAd bEBbcC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 1 6 13
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ABDULLAH 5  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,500 313,570 12 29 1488 6596 192862

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 32 34 23,50 20 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe aCEadaAa  a D  AA CcDaC DEdDddeCEDeeeEdD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal e CEc A DadcBaBdbEdb     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik Ee         a                            

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDb cC Dd d E Abb B 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA 9  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,755 313,570 8 18 1082 5178 153858

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,32 8,94 10,52

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 47 14 43,50 36 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe DbEBEEAB   bDB AACCcDdCBDEEDCCBCdDABCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdaaACDaCABEBBCE c     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Fen  D     D      dac B 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz ve Eşeyli Üreme Karşılaştırma 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFECA NÖLÇEK 20  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,713 313,570 9 22 1255 5730 168303

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 41 13 37,75 31 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe DbdBEEAB   A   eACCDDaeBDEEDCCBCdDABaEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEa   aBCABEBeCEAb     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik        B  a                             

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKASIM AŞKAROĞLU 21  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,563 313,570 1 2 118 800 23967

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 96 19 91,25 76 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe EDCEBEcEABADBAABADCCEDcCEDDECCaBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCcEaadDBCBECeBeceED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EADCABBDEDCDAEDBCAA cC ECDABcdeDCd  BdE 

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen bBDEDCCDCDEACdAEBEDC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER 2  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,265 313,570 6 13 810 4130 123270

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 13 12 10,00 33 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 14 15 10,25 26 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 63 37 53,75 45 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe EDbEBEAaAdADBceBADCCaDBCEcDEabdBCDeBBeCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BCAEabADBCBECcBBACdc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EbeCcdBaaeeDAEDdCA DBCBc   cc  ad   dA  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  dDE  aD  E    aBbDa

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERENAY ÇALIŞKAN 3  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,818 313,570 7 15 813 4143 123726

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 61 30 53,50 45 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe DbEBEEAB E eDBcAACbDDaeBeaEDCCBCdaABCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBCED     dcBEBBCEb      

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EeA CEDBdCDcEA dcC  B e     d           

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen dDceEbaDCAdDEdAEaCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE 13  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 179,670 313,570 15 35 1578 6975 202924

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 20 29 12,75 11 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe DbEBdbed   baB e CCbaaeBaE  C eCaDea b  

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal A    EbCDeCAd  eCEc      

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik b                     e     b           

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen        D        cd b

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 1 4 13
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 5 20
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER TAŞKIN 11  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,310 313,570 2 3 121 839 25393

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 95 18 90,50 75 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBAAACCcDaCBDEEDCCBCEDABaEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bcCEabeCDBCABaBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACEDBBCDDEADBACDAeEC DCA a BDA D  A E

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDeDEdaDCACDEBbEbCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZİME SABANCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,278 313,570 13 32 1523 6733 196715

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 25 19 20,25 17 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEcA    baB dcCCDDd BDEEDC ebb cBab b

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal  cCd  A DB  a  BdE c     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik         a                               

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 4 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAT SOFUOĞLU 4  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 191,953 313,570 14 34 1552 6868 199702

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 3 14 -0,50 -2 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 4 14 0,50 1 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 32 60 17,00 14 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe EbCdBb  ABdDaeAc DeCcDaCEcDcbbdeCbdBcabE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal ceedbEb d BEdeBBACEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik c    Bc  a DbE a cb db  b bebdB         

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen eBadDCebbcbcdebdBbc 

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Kesir Problemleri 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RULE KÖKOĞLAN 18  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,858 313,570 4 5 195 1247 38044

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 90 22 84,50 70 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEABAEB DddbcCCDDaCBDEEDCCBCEDABeEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bBCdDEACDdCcBEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAeaEDBaCDDEADBdC  BECd  ABccBD C  EABE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDADECCDCdeDEdAaDCBE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ KALKAN 8  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,830 313,570 10 26 1434 6372 187129

Katılımlar: 15 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 22,80 21,59 25,99

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,65 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,12 2,05 2,04

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,03 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,52 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,32 8,94 10,52

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 8,40 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,88 1,27 2,29

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 10,28 8,45 14,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,28 1,56 2,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,60 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,13 1,36 2,51

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,02 4,75 7,39

Toplam: 120 33 21 27,75 23 49,42 43,73 58,60

TYT Türkçe EDCcBd  ABeD Ae  cCCaDBeEcD abcBC AacDaE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal Babda ADB B CcBBcCEc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik E     B         C                       

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİDİYE DOĞRU 25 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 170,688 313,570 1 38 1603 7047 204923

Katılımlar: 1 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 11,25 21,59 25,99

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,05 2,04

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 1,00 8,94 10,52

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 -1,00 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,27 2,29

TYT Matematik 40 2 12 -1,00 -3 -1,00 8,45 14,69

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 1,56 2,12

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,36 2,51

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6 -1,25 4,75 7,39

Toplam: 120 24 56 10,00 8 10,00 43,73 58,60

TYT Türkçe EabEdEeEABeDeeecdbCbEDddEDDddbcBebABeeeE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal cdAdbbADae      c        

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik bbbbbddDdaaaAa                          

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen AaaaabbbbbccCcc     

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHMAN DİP 38 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,180 313,570 10 23 1265 5759 169442

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 42 20 37,00 31 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe EDbEaE  ABcD  ec cCCaDBCEcDEaCdBCDABcDaE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal aCcEaaADBb     BcaED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA C BB  DC Ac  CA                      

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KURTOĞLU 26 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,748 313,570 3 11 677 3500 104634

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 64 15 60,25 50 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBAAACCcDdCBDEEcCCBCEDABaEBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEDEACcBbccEBBCEAc     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAA  DB eaDE   A                      b

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen B  Dc  D A       d E

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE UĞURLU 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,818 313,570 12 25 1379 6142 180364

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 39 28 32,00 27 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe EabEBE  ABAa AAc DCCdDBaEcDaedbBCDABBDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal BbAda ADd BaCABBeeEb     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik d          e       c    C b             

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen  BDc   a      ecB c 

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİME BOSTANCI 3044 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 196,463 313,570 15 33 1537 6803 198309

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 27 34 18,50 15 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe DbdBbEeB caeDcbcdaC ebdBcEE beBCEeABaEBb

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal AB EeaA bd ABa BbEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik bcA    ac            aC                 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen   d                 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİ F ÇA KIR 1 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,283 313,570 13 28 1453 6433 188912

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,40 8,94 10,52

Toplam: 120 32 21 26,75 22 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEAB EBbaB AcCCcaadBcEEDCaBbbbcBaEeD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABad  A aBdA b BCEeD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR DÖNMEZ 28 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,873 313,570 2 9 442 2552 75622

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 6,28 8,45 14,69

Toplam: 120 71 2 70,50 59 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDcBCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal   CE     BCABEBBCE D     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EDAACdDBBCDDEADBA     C DCA             

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M FATİH İNANKAÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,933 313,570 14 30 1493 6613 193511

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 6,28 8,45 14,69

Toplam: 120 29 24 23,00 19 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe DbbBEEAB dccD dbA  DDdeBDEccb Baa ABa de

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal bBCEDceCDd ABEBBCEbb     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 8 2 5 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MCT 35 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 178,043 313,570 16 36 1587 6991 203311

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 21 35 12,25 10 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe dabEBE  eBeaeAbc DCCdedeEcD bbceeDABabad

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal   c   AbaCBcCbeBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik   ae       e                      a     

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 7 20
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MOLLAHASAN 36 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,685 313,570 11 24 1277 5804 170544

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 42 22 36,50 30 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe EDbcBE  ABbbeAec cCCaDBCEcDEaCdBCDABcDaE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal aCcEaaADBC     BcaED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik EA C B   DCbAE  CA                      

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen b                   

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 5 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA K 22 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,233 313,570 1 6 200 1265 38527

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 4 3 3,25 33 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 5 0 5,00 71 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 90 22 84,50 70 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEABcEBeDBAAACCDDECBDEEDdaBCEDABCEBe

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEaEAeadCABEBBCEAD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik EcAACEDBBCDDcADBACDABECdDC  cc cbCD  eBE

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDcbECCDCA DE b eCBb

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 8 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Kesir Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH TOKAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,360 313,570 4 12 807 4126 123172

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 5 0 5,00 71 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 60 25 53,75 45 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe aCEBEEAB EeeDa AACCDDaCBcEEDbCBCEDcBbEBa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal cBbEa AbDaCABEBBCEbb     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E AcCE B Ce E  B Cb   C                 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen eDb Ed DCA  EBbEb BE

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF TAYLAN 32 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,013 313,570 7 17 947 4681 138524

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 52 12 49,00 41 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEABcEBeDcAAACC DaCBDEED  BCdDABCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ceCdDEACDBCABEBBCEdb     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik        B   bEA  A                       

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen        D    c       

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 2 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞIBÜYÜK 29 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,403 313,570 8 19 1114 5283 156871

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 48 23 42,25 35 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe EDCEBEc ABeDeAcaADCCaaBCEcDEebEBCDABaDCE

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal cCdEb AD CBECABBcCED     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik c e deBD     c                         B

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen A      a  c     B aC

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 6 2 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇENTELİ 30 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,268 313,570 6 16 923 4600 136284

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 53 13 49,75 41 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEAB E eDBAAACCDDaCBDEEDaCBCaDABeEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCdba CDdCABEBeCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik c                C    C        D        

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDd    D          B 

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 5 3 63
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK İBİŞ 37 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,070 313,570 9 21 1199 5562 164138

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 45 23 39,25 33 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBbEAB EdAD cebCCDDadBDEEDCeaCdDcBbEaa

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal caCd  A   CAe BebEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik E A C  BBC Dce  AC                      

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen BDA    D      A     

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 4 4 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
USAME ABDULLAH 3027 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 138,000 313,570 17 41 1744 7320 210255

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 22 1,50 4 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 14 -1,50 -8 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 3 14 -0,50 -1 6,28 8,45 14,69

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,82 1,56 2,12

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,87 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,49 1,36 2,51

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 2,18 4,75 7,39

Toplam: 120 12 53 -1,25 -1 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe EDdbeb EAaced edbcbbdDBCacc  b  a   ae  

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal cbbdadADe ea   ecbbc     

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik bbc A d  ea  aDBac   b       cca   b    

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen ba                b 

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 8 0 5 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Kesir Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ŞAHİN GÜNEŞ 34 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,888 313,570 5 14 812 4142 123658

Katılımlar: 17 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 22,62 21,59 25,99

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,84 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,90 2,05 2,04

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,93 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,40 8,94 10,52

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 6,04 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,24 1,27 2,29

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 6,28 8,45 14,69

Toplam: 120 56 8 54,00 45 40,47 43,73 58,60

TYT Türkçe DCEBEEAB   eDBcAACCDDaCBDEEDCCBCED BCEBD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal ABCEa     CABEBBCEcD     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik Ee   dbBB    A B  D  EC DC              

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 7 1 88
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Kesir Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA 24 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 167,350 313,570 2 39 1610 7076 205522

Katılımlar: 2 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 13,25 21,59 25,99

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 -0,12 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,88 2,05 2,04

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,88 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 2,12 8,94 10,52

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,38 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,27 2,29

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,38 8,45 14,69

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,50 1,56 2,12

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,36 2,51

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,88 4,75 7,39

Toplam: 120 16 29 8,75 7 15,88 43,73 58,60

TYT Türkçe abdBEEeB   cec deCCbeaCecccDCbBadDAaCccD

Cevap Anahtarı A DCEBEEABAEBADBAAACCDDECBDEEDCCBCEDABCEBD

TYT Sosyal          B     eabbb     

Cevap Anahtarı A ABCEDEACDBCABEBBCEADDCEDA

TYT Matematik                       b                 

Cevap Anahtarı A EDAACEDBBCDDEADBACDABECBDCABEDBDACDBEABE

TYT Fen  D     a            

Cevap Anahtarı A BDADECCDCACDEBAEDCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 2 6 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME SON PROVA
MAYIS 2025

ADANA / SEYHAN / ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEYHAN KURS MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUNTAHA 23 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,160 313,570 1 31 1497 6626 193811

Katılımlar: 2 41 1833 7504 214024

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 13,25 21,59 25,99

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,12 1,59 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,88 2,05 2,04

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,50 2,93 3,60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 0,88 2,37 2,93

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 2,12 8,94 10,52

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,38 7,18 12,41

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,27 2,29

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,38 8,45 14,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,50 1,56 2,12

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 1,83 2,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,36 2,51

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,88 4,75 7,39

Toplam: 120 26 12 23,00 19 15,88 43,73 58,60

TYT Türkçe baCEBE EAB D eA  cCCabB EDD  CdBC    DCb

Cevap Anahtarı B EDCEBEAEABADBAABADCCEDBCEDDECCEBCDABBDCE

TYT Sosyal   b    aB     BBA E      

Cevap Anahtarı B BCAEDEADBCBECABBACEDDDACE

TYT Matematik            b         b                  

Cevap Anahtarı B EADCABBDEDCDAEDBCAADBCBECDABDEBDCADEBAEB

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı B ABDEDCCDCDEACBAEBEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 8 3 4 38
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 1 40
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Kesir Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Paralelkenar 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%
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