
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM) 43 43 43 1594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,64 7,5 6,4 5,92 11,1 3,7 10,15 3,4 3,6 2,47 43,6 25,8 37,18 252,370

Okul Ortalaması 21,8 14,3 18,24 8,4 7,4 6,54 10,4 4,5 9,29 3,7 4,9 2,42 44,3 31,1 36,49 252,010

KATILIMLAR

1 0 ASLIHAN BİLGİLİ MZ 34 5 32,75 13 6 11,50 38 0 38,00 14 5 12,75 99 16 95,00 425,276 1 1 1 1 16

2 0 MUSTAFA KEMAL ÖLÇEKMZ 33 7 31,25 14 5 12,75 39 1 38,75 13 7 11,25 99 20 94,00 422,056 2 2 2 2 19

3 0 RULE KÖKOĞLAN MZ 30 9 27,75 12 7 10,25 35 3 34,25 13 7 11,25 90 26 83,50 391,370 3 3 3 3 73

4 0 HAYAT ABLAK MZ 32 8 30,00 17 2 16,50 31 4 30,00 6 3 5,25 86 17 81,75 384,947 4 4 4 4 86

5 0 ZEYNEP GÖKÇE DAĞAÇANMZ 31 9 28,75 11 7 9,25 30 5 28,75 11 9 8,75 83 30 75,50 367,382 5 5 5 5 124

6 0 ZEHRA KALKAN MZ 30 9 27,75 10 9 7,75 32 3 31,25 8 4 7,00 80 25 73,75 361,872 6 6 6 6 139

7 0 MEHMET AKSOY MZ 24 14 20,50 9 7 7,25 33 5 31,75 6 9 3,75 72 35 63,25 330,549 7 7 7 7 239

8 453 FATMA NİSA TAŞKIRAN 12D 32 8 30,00 11 9 8,75 15 8 13,00 3 1 2,75 61 26 54,50 304,583 1 8 8 8 350

9 0 ABDULLAH BABACAN MZ 27 6 25,50 9 6 7,50 20 4 19,00 3 3 2,25 59 19 54,25 303,803 8 9 9 9 357

10 1316 AYŞE NUR GÜLMÜŞ 12B 29 11 26,25 12 6 10,50 18 4 17,00 59 21 53,75 301,861 1 10 10 10 366

11 897 BERAA KÖMÜRCÜ 12A 24 9 21,75 5 3 4,25 18 3 17,25 8 3 7,25 55 18 50,50 293,974 1 11 11 11 401

12 1500 NİSANUR UYSAL 12E 33 7 31,25 11 8 9,00 6 3 5,25 5 5 3,75 55 23 49,25 289,429 1 12 12 12 427

13 0 CANAN KARAKURT MZ 28 11 25,25 10 8 8,00 10 4 9,00 3 1 2,75 51 24 45,00 276,864 9 13 13 13 495

14 105 YAKUP KAHRAMAN 12A 11 8 9,00 30 3 29,25 7 3 6,25 48 14 44,50 276,367 2 14 14 14 498

15 1150 SUDE ÇENTELİ 12E 31 8 29,00 11 8 9,00 6 2 5,50 1 2 0,50 49 20 44,00 273,385 2 15 15 15 519

16 0 ELİF GÖĞEBAKAN MZ 29 10 26,50 10 8 8,00 7 3 6,25 46 21 40,75 263,797 10 16 16 16 586

17 595 SUDE BAŞIBÜYÜK 12E 28 11 25,25 10 7 8,25 4 3 3,25 3 2 2,50 45 23 39,25 259,990 3 17 17 17 617

18 341 12C 29 9 26,75 10 3 9,25 1 2 0,50 40 14 36,50 251,373 1 18 18 18 698

19 293 HASAN GENÇ 12C 23 14 19,50 11 5 9,75 5 6 3,50 4 4 3,00 43 29 35,75 249,977 2 19 19 19 713

20 974 AYSİMA KURTOĞLU 12C 25 15 21,25 9 9 6,75 3 5 1,75 4 2 3,50 41 31 33,25 242,711 3 20 20 20 779

21 0 NERMİN KİRİK 12 22 11 19,25 7 9 4,75 9 2 8,50 38 22 32,50 239,749 1 21 21 21 817

22 0 ELİF KARAKAYIŞ MZ 26 14 22,50 5 6 3,50 3 4 2,00 5 12 2,00 39 36 30,00 232,811 11 22 22 22 874

23 1070 BUSE UĞURLU 12G 23 13 19,75 11 5 9,75 2 6 0,50 36 24 30,00 232,483 1 23 23 23 877

24 433 FURKAN YASİN ALKAN 12B 19 20 14,00 8 9 5,75 3 3 2,25 5 3 4,25 35 35 26,25 222,512 2 24 24 24 980

25 0 ÜMMÜHAN KARAKAYIŞ MZ 23 17 18,75 9 9 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 27 26,25 221,440 12 25 25 25 988

26 0 AHMET ERKEÇ MZ 20 19 15,25 9 6 7,50 4 3 3,25 33 28 26,00 220,832 13 26 26 26 991

27 0 AYŞE İŞLEK MZ 24 15 20,25 9 8 7,00 0 5 -1,25 33 28 26,00 220,463 14 27 27 27 999

28 0 HÜSEYİN YEKTAŞ MZ 20 15 16,25 9 8 7,00 4 10 1,50 33 33 24,75 217,153 15 28 28 28 1038

29 0 YAĞMUR KAYA 12A 19 20 14,00 9 10 6,50 5 13 1,75 33 43 22,25 210,261 3 29 29 29 1123

30 263 AYŞEGÜL AKSOY 12C 16 22 10,50 11 5 9,75 1 1 0,75 28 28 21,00 206,311 4 30 30 30 1158

31 0 AZİZE USANMAZ MZ 13 15 9,25 7 5 5,75 3 8 1,00 4 6 2,50 27 34 18,50 199,530 16 31 31 31 1229

32 0 AYNUR PÜSKÜLLÜ MZ 16 22 10,50 9 9 6,75 1 5 -0,25 4 12 1,00 30 48 18,00 197,724 17 32 32 32 1255

33 0 BURHAN CAN EGE MZ 14 17 9,75 4 2 3,50 4 1 3,75 1 1 0,75 23 21 17,75 196,913 18 33 33 33 1262

34 94 ALİ ARDA TAŞKIRAN 12A 17 19 12,25 10 10 7,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 29 47 17,25 195,007 4 34 34 34 1287

35 1033 HÜSEYİN GENÇ 12A 16 22 10,50 4 6 2,50 8 24 2,00 4 14 0,50 32 66 15,50 190,251 5 35 35 35 1336

36 1266 FURKAN KARAKUŞ 12H 10 8 8,00 6 5 4,75 2 1 1,75 18 14 14,50 187,282 1 36 36 36 1356

37 0 NİHAT MZ 14 24 8,00 4 12 1,00 4 12 1,00 6 10 3,50 28 58 13,50 185,094 19 37 37 37 1378

38 0 SAMİ KALKAN MZ 12 20 7,00 3 8 1,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 22 34 13,50 184,220 20 38 38 38 1389

39 837 DAMLANUR *Ş 12 14 20 9,00 5 6 3,50 0 4 -1,00 19 30 11,50 178,252 2 39 39 39 1436

40 102 ŞEVKİBENLİ 12A 13 27 6,25 6 14 2,50 8 29 0,75 5 15 1,25 32 85 10,75 176,594 6 40 40 40 1445

41 1081 MUHSİN ACUZ 12 11 23 5,25 3 13 -0,25 2 1 1,75 16 37 6,75 164,600 3 41 41 41 1524

42 0 AHMET YARAR 12A 9 31 1,25 6 14 2,50 3 17 -1,25 18 62 2,50 151,988 7 42 42 42 1563

43 626 SEYFETTİNTOPALOĞULLA12A 4 12 1,00 2 17 -2,25 2 18 -2,50 8 47 -3,75 133,376 8 43 43 43 1577
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM) 43 43 43 1594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,64 7,5 6,4 5,92 11,1 3,7 10,15 3,4 3,6 2,47 43,6 25,8 37,18 252,370

Okul Ortalaması 21,8 14,3 18,24 8,4 7,4 6,54 10,4 4,5 9,29 3,7 4,9 2,42 44,3 31,1 36,49 252,010

KATILIMLAR
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM) 43 43 43 1594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,64 7,5 6,4 5,92 11,1 3,7 10,15 3,4 3,6 2,47 43,6 25,8 37,18 252,370

Okul Ortalaması 21,8 14,3 18,24 8,4 7,4 6,54 10,4 4,5 9,29 3,7 4,9 2,42 44,3 31,1 36,49 252,010

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 NERMİN KİRİK 12 22 11 19,25 7 9 4,75 9 2 8,50 38 22 32,50 239,749 1 21 21 21 817

2 837 DAMLANUR *Ş 12 14 20 9,00 5 6 3,50 0 4 -1,00 19 30 11,50 178,252 2 39 39 39 1436

3 1081 MUHSİN ACUZ 12 11 23 5,25 3 13 -0,25 2 1 1,75 16 37 6,75 164,600 3 41 41 41 1524
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM) 43 43 43 1594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,64 7,5 6,4 5,92 11,1 3,7 10,15 3,4 3,6 2,47 43,6 25,8 37,18 252,370

Okul Ortalaması 21,8 14,3 18,24 8,4 7,4 6,54 10,4 4,5 9,29 3,7 4,9 2,42 44,3 31,1 36,49 252,010

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 897 BERAA KÖMÜRCÜ 12A 24 9 21,75 5 3 4,25 18 3 17,25 8 3 7,25 55 18 50,50 293,974 1 11 11 11 401

2 105 YAKUP KAHRAMAN 12A 11 8 9,00 30 3 29,25 7 3 6,25 48 14 44,50 276,367 2 14 14 14 498

3 0 YAĞMUR KAYA 12A 19 20 14,00 9 10 6,50 5 13 1,75 33 43 22,25 210,261 3 29 29 29 1123

4 94 ALİ ARDA TAŞKIRAN 12A 17 19 12,25 10 10 7,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 29 47 17,25 195,007 4 34 34 34 1287

5 1033 HÜSEYİN GENÇ 12A 16 22 10,50 4 6 2,50 8 24 2,00 4 14 0,50 32 66 15,50 190,251 5 35 35 35 1336

6 102 ŞEVKİBENLİ 12A 13 27 6,25 6 14 2,50 8 29 0,75 5 15 1,25 32 85 10,75 176,594 6 40 40 40 1445

7 0 AHMET YARAR 12A 9 31 1,25 6 14 2,50 3 17 -1,25 18 62 2,50 151,988 7 42 42 42 1563

8 626 SEYFETTİNTOPALOĞULLA12A 4 12 1,00 2 17 -2,25 2 18 -2,50 8 47 -3,75 133,376 8 43 43 43 1577
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM) 43 43 43 1594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,64 7,5 6,4 5,92 11,1 3,7 10,15 3,4 3,6 2,47 43,6 25,8 37,18 252,370

Okul Ortalaması 21,8 14,3 18,24 8,4 7,4 6,54 10,4 4,5 9,29 3,7 4,9 2,42 44,3 31,1 36,49 252,010

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 1316 AYŞE NUR GÜLMÜŞ 12B 29 11 26,25 12 6 10,50 18 4 17,00 59 21 53,75 301,861 1 10 10 10 366

2 433 FURKAN YASİN ALKAN 12B 19 20 14,00 8 9 5,75 3 3 2,25 5 3 4,25 35 35 26,25 222,512 2 24 24 24 980

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM) 43 43 43 1594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,64 7,5 6,4 5,92 11,1 3,7 10,15 3,4 3,6 2,47 43,6 25,8 37,18 252,370

Okul Ortalaması 21,8 14,3 18,24 8,4 7,4 6,54 10,4 4,5 9,29 3,7 4,9 2,42 44,3 31,1 36,49 252,010

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 341 12C 29 9 26,75 10 3 9,25 1 2 0,50 40 14 36,50 251,373 1 18 18 18 698

2 293 HASAN GENÇ 12C 23 14 19,50 11 5 9,75 5 6 3,50 4 4 3,00 43 29 35,75 249,977 2 19 19 19 713

3 974 AYSİMA KURTOĞLU 12C 25 15 21,25 9 9 6,75 3 5 1,75 4 2 3,50 41 31 33,25 242,711 3 20 20 20 779

4 263 AYŞEGÜL AKSOY 12C 16 22 10,50 11 5 9,75 1 1 0,75 28 28 21,00 206,311 4 30 30 30 1158

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM) 43 43 43 1594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,64 7,5 6,4 5,92 11,1 3,7 10,15 3,4 3,6 2,47 43,6 25,8 37,18 252,370

Okul Ortalaması 21,8 14,3 18,24 8,4 7,4 6,54 10,4 4,5 9,29 3,7 4,9 2,42 44,3 31,1 36,49 252,010

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 453 FATMA NİSA TAŞKIRAN 12D 32 8 30,00 11 9 8,75 15 8 13,00 3 1 2,75 61 26 54,50 304,583 1 8 8 8 350

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM) 43 43 43 1594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,64 7,5 6,4 5,92 11,1 3,7 10,15 3,4 3,6 2,47 43,6 25,8 37,18 252,370

Okul Ortalaması 21,8 14,3 18,24 8,4 7,4 6,54 10,4 4,5 9,29 3,7 4,9 2,42 44,3 31,1 36,49 252,010

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 1500 NİSANUR UYSAL 12E 33 7 31,25 11 8 9,00 6 3 5,25 5 5 3,75 55 23 49,25 289,429 1 12 12 12 427

2 1150 SUDE ÇENTELİ 12E 31 8 29,00 11 8 9,00 6 2 5,50 1 2 0,50 49 20 44,00 273,385 2 15 15 15 519

3 595 SUDE BAŞIBÜYÜK 12E 28 11 25,25 10 7 8,25 4 3 3,25 3 2 2,50 45 23 39,25 259,990 3 17 17 17 617

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12G SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM) 43 43 43 1594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,64 7,5 6,4 5,92 11,1 3,7 10,15 3,4 3,6 2,47 43,6 25,8 37,18 252,370

Okul Ortalaması 21,8 14,3 18,24 8,4 7,4 6,54 10,4 4,5 9,29 3,7 4,9 2,42 44,3 31,1 36,49 252,010

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 1070 BUSE UĞURLU 12G 23 13 19,75 11 5 9,75 2 6 0,50 36 24 30,00 232,483 1 23 23 23 877

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12H SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM) 43 43 43 1594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,64 7,5 6,4 5,92 11,1 3,7 10,15 3,4 3,6 2,47 43,6 25,8 37,18 252,370

Okul Ortalaması 21,8 14,3 18,24 8,4 7,4 6,54 10,4 4,5 9,29 3,7 4,9 2,42 44,3 31,1 36,49 252,010

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 1266 FURKAN KARAKUŞ 12H 10 8 8,00 6 5 4,75 2 1 1,75 18 14 14,50 187,282 1 36 36 36 1356

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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MZ SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM) 43 43 43 1594

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,64 7,5 6,4 5,92 11,1 3,7 10,15 3,4 3,6 2,47 43,6 25,8 37,18 252,370

Okul Ortalaması 21,8 14,3 18,24 8,4 7,4 6,54 10,4 4,5 9,29 3,7 4,9 2,42 44,3 31,1 36,49 252,010

SINIF: MZ

KATILIMLAR

1 0 ASLIHAN BİLGİLİ MZ 34 5 32,75 13 6 11,50 38 0 38,00 14 5 12,75 99 16 95,00 425,276 1 1 1 1 16

2 0 MUSTAFA KEMAL ÖLÇEKMZ 33 7 31,25 14 5 12,75 39 1 38,75 13 7 11,25 99 20 94,00 422,056 2 2 2 2 19

3 0 RULE KÖKOĞLAN MZ 30 9 27,75 12 7 10,25 35 3 34,25 13 7 11,25 90 26 83,50 391,370 3 3 3 3 73

4 0 HAYAT ABLAK MZ 32 8 30,00 17 2 16,50 31 4 30,00 6 3 5,25 86 17 81,75 384,947 4 4 4 4 86

5 0 ZEYNEP GÖKÇE DAĞAÇANMZ 31 9 28,75 11 7 9,25 30 5 28,75 11 9 8,75 83 30 75,50 367,382 5 5 5 5 124

6 0 ZEHRA KALKAN MZ 30 9 27,75 10 9 7,75 32 3 31,25 8 4 7,00 80 25 73,75 361,872 6 6 6 6 139

7 0 MEHMET AKSOY MZ 24 14 20,50 9 7 7,25 33 5 31,75 6 9 3,75 72 35 63,25 330,549 7 7 7 7 239

8 0 ABDULLAH BABACAN MZ 27 6 25,50 9 6 7,50 20 4 19,00 3 3 2,25 59 19 54,25 303,803 8 9 9 9 357

9 0 CANAN KARAKURT MZ 28 11 25,25 10 8 8,00 10 4 9,00 3 1 2,75 51 24 45,00 276,864 9 13 13 13 495

10 0 ELİF GÖĞEBAKAN MZ 29 10 26,50 10 8 8,00 7 3 6,25 46 21 40,75 263,797 10 16 16 16 586

11 0 ELİF KARAKAYIŞ MZ 26 14 22,50 5 6 3,50 3 4 2,00 5 12 2,00 39 36 30,00 232,811 11 22 22 22 874

12 0 ÜMMÜHAN KARAKAYIŞ MZ 23 17 18,75 9 9 6,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 27 26,25 221,440 12 25 25 25 988

13 0 AHMET ERKEÇ MZ 20 19 15,25 9 6 7,50 4 3 3,25 33 28 26,00 220,832 13 26 26 26 991

14 0 AYŞE İŞLEK MZ 24 15 20,25 9 8 7,00 0 5 -1,25 33 28 26,00 220,463 14 27 27 27 999

15 0 HÜSEYİN YEKTAŞ MZ 20 15 16,25 9 8 7,00 4 10 1,50 33 33 24,75 217,153 15 28 28 28 1038

16 0 AZİZE USANMAZ MZ 13 15 9,25 7 5 5,75 3 8 1,00 4 6 2,50 27 34 18,50 199,530 16 31 31 31 1229

17 0 AYNUR PÜSKÜLLÜ MZ 16 22 10,50 9 9 6,75 1 5 -0,25 4 12 1,00 30 48 18,00 197,724 17 32 32 32 1255

18 0 BURHAN CAN EGE MZ 14 17 9,75 4 2 3,50 4 1 3,75 1 1 0,75 23 21 17,75 196,913 18 33 33 33 1262

19 0 NİHAT MZ 14 24 8,00 4 12 1,00 4 12 1,00 6 10 3,50 28 58 13,50 185,094 19 37 37 37 1378

20 0 SAMİ KALKAN MZ 12 20 7,00 3 8 1,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 22 34 13,50 184,220 20 38 38 38 1389
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SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLANUR *Ş 837 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 11,17 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,50 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,17 1,65 1,25

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,33 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,67 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 2,67 6,54 5,92

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,17 1,20 1,39

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,17 0,72 0,50

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,33 2,42 2,47

Toplam: 120 19 30 11,50 10 16,92 36,49 37,18

TYT Türkçe abdD EcCB C  eEcb  bbCdebaAcbCBEdECeBaba

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal E  cBCac a    Be e A     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Fen  cc           a  b  

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 9 12 43
TAMLAMALAR 3 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHSİN ACUZ 1081 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 23 5,25 13 11,17 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,50 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,17 1,65 1,25

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,33 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,67 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 13 -0,25 -1 2,67 6,54 5,92

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,42 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 1,24 1,39

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,42 9,29 10,15

Toplam: 120 16 37 6,75 6 16,92 36,49 37,18

TYT Türkçe deed debE cBDcCCaaec CeabBaCeeAaECdbb   

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal dbECededcb  a  Ceadd     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik A   D  a                                

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 6 11 29
TAMLAMALAR 3 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
PROBLEMLER 13 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERMİN KİRİK 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 11,17 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,17 1,65 1,25

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,33 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,67 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 2,67 6,54 5,92

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 2,42 8,05 8,76

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,00 1,24 1,39

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 3,42 9,29 10,15

Toplam: 120 38 22 32,50 27 16,92 36,49 37,18

TYT Türkçe CDBd Cde  cBD C EBb bCBDCBEaCA EECeCedaD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal  eECeCA ccdcB dCbaB      

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik     D     D caE           BCE  BEA      

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
TAMLAMALAR 3 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
PROBLEMLER 13 1 0 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YARAR 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 9,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,94 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,91 1,65 1,25

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,41 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,69 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 2,94 6,54 5,92

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,81 1,20 1,39

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,22 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,47 0,72 0,50

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 1,50 2,42 2,47

Toplam: 120 18 62 2,50 2 19,94 36,49 37,18

TYT Türkçe BcCbbcbCdbaCbaEdaBacaCBcbabdeacEdbabebbe

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal bdeaBCcBcadCBcBcadae     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Fen BEabebbadccebCecadbc

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 3 18 14
TAMLAMALAR 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 3 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARDA TAŞKIRAN 94 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 9,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,94 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,91 1,65 1,25

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,41 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,69 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 2,94 6,54 5,92

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 5,53 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 1,24 1,39

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 6,00 9,29 10,15

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,81 1,20 1,39

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,51 0,58

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,47 0,72 0,50

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 1,50 2,42 2,47

Toplam: 120 29 47 17,25 14 19,94 36,49 37,18

TYT Türkçe aeCD dECdcb cdcBeBDDeCeDAdeAdCBECdbeBa  

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal ECADeCcBecCedaBaBeeA     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik dbAcbeacbd                              

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen ddcd   c      Dcac c

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 9 10 43
TAMLAMALAR 3 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 0 2 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAA KÖMÜRCÜ 897 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 9,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,94 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,91 1,65 1,25

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,41 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,69 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 2,94 6,54 5,92

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 5,53 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,47 1,24 1,39

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 6,00 9,29 10,15

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,81 1,20 1,39

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,22 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,47 0,72 0,50

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 1,50 2,42 2,47

Toplam: 120 55 18 50,50 42 19,94 36,49 37,18

TYT Türkçe CDBdaCd       CeEBCDACBDCdEbCAAEECbaaBDD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal          e cB dC DBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik d  DDBEB C cBCECABB  E A  BCEe          

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen DCBEcE E CDa     a  

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
TAMLAMALAR 3 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
PROBLEMLER 13 9 0 69
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN GENÇ 1033 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 9,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,94 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,91 1,65 1,25

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,41 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,69 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 2,94 6,54 5,92

Matematik-1 30 8 19 3,25 11 5,53 8,05 8,76

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 0,47 1,24 1,39

TYT Matematik 40 8 24 2,00 5 6,00 9,29 10,15

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,81 1,20 1,39

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,22 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,47 0,72 0,50

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 1,50 2,42 2,47

Toplam: 120 32 66 15,50 13 19,94 36,49 37,18

TYT Türkçe BeCbAddddbCbbCEBbeDDbC aeEAA baEaEeeadaD

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal EaebeCEBec               

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik ebADbaDcb  adcaaeAbcEdeCdBcA ecbd d   a 

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen accCeEdE dcD bcecbab

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 21 8 11 38
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 3 1 75
PROBLEMLER 13 3 10 23
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKİBENLİ 102 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 9,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,94 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,91 1,65 1,25

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,41 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,69 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 2,94 6,54 5,92

Matematik-1 30 6 23 0,25 1 5,53 8,05 8,76

Geometri 10 2 6 0,50 5 0,47 1,24 1,39

TYT Matematik 40 8 29 0,75 2 6,00 9,29 10,15

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,81 1,20 1,39

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,22 0,51 0,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,47 0,72 0,50

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 1,50 2,42 2,47

Toplam: 120 32 85 10,75 9 19,94 36,49 37,18

TYT Türkçe aACebdECebCaeebcbcaDCaeabbAbCeBaebCAebeD

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal ceADBeEBdaCeaecbdaac     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik eaceacDaDAcebdaceAcebadbd AdEb eBdAeb da

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen eacbeaEddadbaCaeBcDE

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 8 13 38
TAMLAMALAR 3 0 3 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 1 3 25
PROBLEMLER 13 2 10 15
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 3 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFETTİNTOPALOĞULLA 626 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 12 1,00 3 9,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,94 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,91 1,65 1,25

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,41 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,69 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 17 -2,25 -11 2,94 6,54 5,92

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,81 1,20 1,39

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,22 0,51 0,58

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,47 0,72 0,50

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 1,50 2,42 2,47

Toplam: 120 8 47 -3,75 -3 19,94 36,49 37,18

TYT Türkçe aDceaC e  eBDbdecea                     

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal eedaeCbdBbaeeaddbce      

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Fen edeaBacdaecdbecaEbcb

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0
TAMLAMALAR 3 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 3 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KAYA 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 9,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,94 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,91 1,65 1,25

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,41 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,69 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 2,94 6,54 5,92

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,81 1,20 1,39

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,22 0,51 0,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,47 0,72 0,50

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 1,50 2,42 2,47

Toplam: 120 33 43 22,25 19 19,94 36,49 37,18

TYT Türkçe CeBeaCde dbeDACbEBecACBDbBEaCbAEEdbadBab

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal cDECeeAdebeaB dCDcBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Fen cCaaeccac DcbaD EDaa

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
TAMLAMALAR 3 0 3 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 2 33
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAHRAMAN 105 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 9,50 18,24 18,64

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 5,53 8,05 8,76

Geometri 10 5 2 4,50 45 0,47 1,24 1,39

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 6,00 9,29 10,15

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,81 1,20 1,39

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,22 0,51 0,58

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,47 0,72 0,50

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 1,50 2,42 2,47

Toplam: 120 48 14 44,50 37 19,94 36,49 37,18

TYT Türkçe CecbECdA  D D aCE bD C Dbd              

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Matematik ADBaD EBDCDABCE ABBACE  AABCEDCBbA  EdB 

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen cCBE      D   DE eaD

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 2 3 10
TAMLAMALAR 3 1 0 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
PROBLEMLER 13 11 0 85
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 0 33
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR GÜLMÜŞ 1316 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,12 18,24 18,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,12 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,65 1,25

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,12 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,62 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,12 6,54 5,92

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 9,12 8,05 8,76

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,50 1,24 1,39

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 9,62 9,29 10,15

Toplam: 120 59 21 53,75 45 40,00 36,49 37,18

TYT Türkçe BACDAEECdACCeeEBbeDDeCBDAEAbCCdECdaeBCDD

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal ECAecCcBAb edBBDBC A     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik  DADEBD D Db AddB ABE BC  AA e    A     

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
TAMLAMALAR 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
PROBLEMLER 13 7 3 54
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YASİN ALKAN 433 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 20,12 18,24 18,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,12 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,65 1,25

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,12 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,62 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 8,12 6,54 5,92

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 9,12 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,24 1,39

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 9,62 9,29 10,15

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,50 1,20 1,39

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,88 0,51 0,58

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,75 0,72 0,50

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,12 2,42 2,47

Toplam: 120 35 35 26,25 22 40,00 36,49 37,18

TYT Türkçe BeCD EcCdAabeCcBbBDDbbeDbaAAdddECEaeBCba

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal ECdDBdcBbba   BaBCcd     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik            d  aE  A E      d            

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen B      EC    baDaE  

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 8 13 38
TAMLAMALAR 3 0 2 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
PROBLEMLER 13 2 3 15
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
341 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 19,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,88 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,44 1,65 1,25

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,19 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,38 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,88 6,54 5,92

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,69 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 1,24 1,39

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 1,62 9,29 10,15

Toplam: 120 40 14 36,50 30 31,62 36,49 37,18

TYT Türkçe CDaAaCdAEbcBDAC EBCDAC DdBECCAdEECeCCBaD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal  DECBCAE   B  da aBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik               Ed             e          

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
PROBLEMLER 13 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL AKSOY 263 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 19,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,44 1,65 1,25

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,19 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,38 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,88 6,54 5,92

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,69 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 1,24 1,39

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,62 9,29 10,15

Toplam: 120 28 28 21,00 18 31,62 36,49 37,18

TYT Türkçe BbbeAdcCddC edEcbBDabCccbEAACCBEbdbeBdc 

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal ECAcBCE ebe B BaBC A     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik d          C                            

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 9 11 43
TAMLAMALAR 3 1 0 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KURTOĞLU 974 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,88 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,44 1,65 1,25

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,19 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,38 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,88 6,54 5,92

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,69 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 1,24 1,39

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 1,62 9,29 10,15

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,75 1,20 1,39

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,75 0,51 0,58

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,12 0,72 0,50

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,62 2,42 2,47

Toplam: 120 41 31 33,25 28 31,62 36,49 37,18

TYT Türkçe CDaAECBeEbcBDcCecBCDdCcDbBEaCAAEECeCdBaa

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal dDEbeCeEBbCde cC aBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik     D a ba    E      a   b  E           

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen c aE     CD       B 

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
TAMLAMALAR 3 0 3 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
PROBLEMLER 13 0 3 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 0 33
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN GENÇ 293 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 19,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,44 1,65 1,25

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,19 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,38 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,88 6,54 5,92

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 1,69 8,05 8,76

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 1,24 1,39

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 1,62 9,29 10,15

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,75 1,20 1,39

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,75 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,12 0,72 0,50

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,62 2,42 2,47

Toplam: 120 43 29 35,75 30 31,62 36,49 37,18

TYT Türkçe BeCD dECdAC  bcBbBeDCaBDAEAAadBECEedcCeD

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal EbADcC BAbC   BaBCbA     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik     aaD D   c  Ec    d  C   E        d  

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen Bd Ce E    D   e b  

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
TAMLAMALAR 3 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
PROBLEMLER 13 1 2 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 0 33
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NİSA TAŞKIRAN 453 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,00 18,24 18,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,65 1,25

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,75 6,54 5,92

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 13,00 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,24 1,39

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 13,00 9,29 10,15

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 1,20 1,39

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,51 0,58

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,00 0,72 0,50

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,75 2,42 2,47

Toplam: 120 61 26 54,50 45 54,50 36,49 37,18

TYT Türkçe BcCDAEECBACbeCEBCBDDeCBDAEeAaCBEeECeBCDD

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal ECcDeaccAeCaBBdDBCbA     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik  DAeEB  D D  A ccAeBECBbCBAdcb          

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen dE            DD    

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
PROBLEMLER 13 6 4 46
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR UYSAL 1500 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,08 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,83 1,65 1,25

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,75 6,54 5,92

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,67 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,24 1,39

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 4,67 9,29 10,15

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,42 1,20 1,39

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,51 0,58

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,08 0,72 0,50

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,25 2,42 2,47

Toplam: 120 55 23 49,25 41 44,17 36,49 37,18

TYT Türkçe BcCDAEECaACdbCEBCBDDCCBDAdAACCaECECeBCDD

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal ECAeeCccebC dBBDBCbA     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik       D a      E  A E BdC   d           

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen BEbCe E        ecEa 

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
PROBLEMLER 13 2 0 15
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BAŞIBÜYÜK 595 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 28,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,08 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,83 1,65 1,25

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,83 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,75 6,54 5,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 4,67 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,24 1,39

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 4,67 9,29 10,15

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,42 1,20 1,39

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,72 0,50

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,25 2,42 2,47

Toplam: 120 45 23 39,25 33 44,17 36,49 37,18

TYT Türkçe CDeAECBb dbBDeaCEBCacCBDCBECCAeEbCeCCBDD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal ADEeeCbccDC B dC DBd     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik     D     a  d  A    E   b C            

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen bCBE               a

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
TAMLAMALAR 3 0 3 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
PROBLEMLER 13 2 1 15
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇENTELİ 1150 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,50 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,08 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,83 1,65 1,25

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,75 6,54 5,92

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,67 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,24 1,39

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 4,67 9,29 10,15

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,42 1,20 1,39

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,72 0,50

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,25 2,42 2,47

Toplam: 120 49 20 44,00 37 44,17 36,49 37,18

TYT Türkçe CDaAECdAEdDBDACCEBCDAC DdBEbCAeEECeCCBaD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal ADcecCAccbCcB dCDDBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik     D       BCE    A E   d a            

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen  C        b       c 

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 3 0 75
PROBLEMLER 13 2 1 15
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE UĞURLU 1070 12G

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,75 18,24 18,64

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,65 1,25

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,75 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,75 6,54 5,92

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,50 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,24 1,39

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 0,50 9,29 10,15

Toplam: 120 36 24 30,00 25 30,00 36,49 37,18

TYT Türkçe dAaDc cCB C DCEdCeDD CBbAEAAbeBECbbeBCDa

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal ECeDBCEBAbC   eaBa A     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik e             dE  c b B a    e          

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
TAMLAMALAR 3 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KARAKUŞ 1266 12H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 8,00 18,24 18,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,65 1,25

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,75 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 4,75 6,54 5,92

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,75 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,24 1,39

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 1,75 9,29 10,15

Toplam: 120 18 14 14,50 12 14,50 36,49 37,18

TYT Türkçe CDBdECBea eB dCbE bD e                  

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal dDECe cEcD cB            

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik     D  a C                              

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 1 1 5
TAMLAMALAR 3 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
PROBLEMLER 13 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH BABACAN 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 59 19 54,25 45 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe BACD  ECB C  eEcC DbCCBD EAAaCBECEbdBCDD

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal E  Deaa AbC dBBaBC A     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik  DAD BD DAcC ACEBAdBbCBCC Ae D          

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen BbcC   E  b         

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76
TAMLAMALAR 3 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
PROBLEMLER 13 9 2 69
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 0 33
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ERKEÇ 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 14,31 9,29 10,15

Toplam: 120 33 28 26,00 22 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe CDacECdeEdeBDAaCEdCbbCB adEeeAAEEadaaBcD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal eDEecCAEBbd     DcBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik     D      AcaEdA                       

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 9 11 43
TAMLAMALAR 3 0 3 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 1 50
PROBLEMLER 13 1 0 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN BİLGİLİ 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 99 16 95,00 79 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe BACDAEECBACCDdEBCBDDCCBDAEAeCCeECEa BCDa

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal EeAceCEBADC dcBcBCDA     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECB ABEE B

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen BEDC EEEaddDcdDDBEDE

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76
TAMLAMALAR 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR PÜSKÜLLÜ 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 30 48 18,00 15 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe CDceECe d bBDbedEdeadaBabBEaCbAbEaeCbBeD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal AcEbebAEBbaaB dC cBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik     D   e b   a c    c                  

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen c BdddE de E dbdaDce

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 9 12 43
TAMLAMALAR 3 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
PROBLEMLER 13 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İŞLEK 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,42 6,54 5,92

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 33 28 26,00 22 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe CDaeaCB EdbBcACaEBCDdCcDbBEaCAAEECebaBeD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal  DECeeAdceC e BaeDBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Fen    decd          c  

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
TAMLAMALAR 3 0 2 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZE USANMAZ 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 27 34 18,50 15 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe BeCDed CdcC cbdB BDbbC cbdAdC c     BC  

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal  eceBC BAb     D CbA     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik c  b BDB b  ad  a  c d                  

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen BceC db      aD eE  

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 21 5 7 24
TAMLAMALAR 3 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
PROBLEMLER 13 2 3 15
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN CAN EGE 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 23 21 17,75 15 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe aDBAcC AEbcBaAb EaCabCaDbdd CbcdaC      

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal   Ee   E c  B  C         

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik     D        CE   a        C            

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen e  E                

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 4 9 19
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 3 0 75
PROBLEMLER 13 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN KARAKURT 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 51 24 45,00 38 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe BcCDAEECdeC eCEdbBDDdCdDAEAAeCBECECeBCbD

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal cC DeCEBAba ddBaBCeA     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik                EBeABEC CCcAbEe          

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen  E  c         D  E  

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
TAMLAMALAR 3 1 0 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 0 50
PROBLEMLER 13 5 3 38
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖĞEBAKAN 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 14,31 9,29 10,15

Toplam: 120 46 21 40,75 34 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe BeCDAEECdACdeecB BDDCCBDAEAdCCBECbCeBbDD

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal  eADeaEBAcd ddBDBbDA     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik    D  D   eC  bE A  Ed      E           

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 2 0 50
PROBLEMLER 13 3 1 23
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KARAKAYIŞ 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 39 36 30,00 25 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe BcCDAEcCdACdcCEcCeDabCBDAEAbeCBECECeBaDa

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal      dEaAad    cBaDA     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik c   EBD  b     ac                       

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen dceCeca eEc  dDcdEDb

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
PROBLEMLER 13 1 2 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT ABLAK 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 86 17 81,75 68 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe CDBAECdeECDBDACCEBbDAaeDCBECCAAbECeeCBDD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal ADECBCAEBbCcB BCDDBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik ADBDDBEB CDAdeECcBBACEEAAABCEeCBEA  EE  

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen  C E        b edEDBD

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
TAMLAMALAR 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
PROBLEMLER 13 12 1 92
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YEKTAŞ 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4 14,31 9,29 10,15

Toplam: 120 33 33 24,75 21 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe decAECB E bBa aCEBCcAaBDCBEaaeAEddeCdB  

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal ccE eC EBDbde BCeeBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik ba  DcbBDdb B  db a    d                

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 8 52
TAMLAMALAR 3 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
PROBLEMLER 13 1 5 8
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKSOY 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 4 4 3,00 30 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 72 35 63,25 53 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe CDBAcCdA beeDACecBCDACBcCBEaCAA ECebeBeb

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal eDEbeCA c CcB dC aBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCcDCccAecE  B

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen DCBEc cd aa a DEab a

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KEMAL ÖLÇEK 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 99 20 94,00 78 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe BACDAEECdACbeCcBCBDaCCBDAEAACCBECEdeBCDD

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal EbADeCEcADC ddBDBCDA     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik BDADEBbBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen BEeCdEEECdEDcCDadbDE

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
PROBLEMLER 13 13 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAT 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 4 12 1,00 3 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 28 58 13,50 11 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe CDBc dBdE ceccCaddeabeBcbBECdedbdCdCbBeD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal eecCB  daeecB deeaB      

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik A e   ddDeeAd  Cbda        b  b a       

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen cCadeEdEd aE  ccEDe 

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 9 12 43
TAMLAMALAR 3 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 5 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 1 33
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RULE KÖKOĞLAN 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 90 26 83,50 70 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe CDBAECdAEd BDACeEBCDACBDCeEaCAAEEbeCCBac

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal deEacCAEBbCaB BCDDcA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik ADBaDBEBcCDABCECABBA EEAAABCEDCBEAB EEcB

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen DCBEBEEdcaDEEeaEEaeD

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 2 33
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ KALKAN 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 22 34 13,50 11 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe CbacaCd     D aecBbaeddbbBEbaeAbECeCCB  

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal    ee ed eb B  a eBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik ADa D       BaEd  c  E     C            

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen b  b                

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 8 11 38
TAMLAMALAR 3 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
PROBLEMLER 13 1 1 8
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜHAN KARAKAYIŞ 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 33 27 26,25 22 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe eACDAbdCBAadDCaBbBcDaCBaebAAaCBEbECeBdDe

Cevap Anahtarı B BACDAEECBACCDCEBCBDDCCBDAEAACCBECECABCDD

TYT Sosyal cCcDeCadAcC dceDBC A     

Cevap Anahtarı B ECADBCEBADCCBBBDBCDABBABC

TYT Matematik    D                                    

Cevap Anahtarı B BDADEBDBDADCEACEBAABECBCCBAAEDECBEABEEBB

TYT Fen                 a   

Cevap Anahtarı B BEDCBEEECEEDECDDBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KALKAN 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 80 25 73,75 61 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe CbBAECBAEdDBDACCEBbDAdcDCaEaCA EECeCCBaD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal  DEbedAEcbCcBadCeDBA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik ADBDD EBDCDABbECABBACEbAAbBCE CBEA EEE  

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen  CBEcEdE CDd C     a

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
TAMLAMALAR 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
PROBLEMLER 13 11 1 85
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT DENEME-10 (1.OTURUM)

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÖKÇE DAĞAÇAN 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,68 18,24 18,64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,36 1,67 1,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 1,65 1,25

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,00 0,96 1,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,26 2,22

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,42 6,54 5,92

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 12,01 8,05 8,76

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,30 1,24 1,39

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 14,31 9,29 10,15

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,68 1,20 1,39

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,78 0,51 0,58

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,19 0,72 0,50

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 3,64 2,42 2,47

Toplam: 120 83 30 75,50 63 46,05 36,49 37,18

TYT Türkçe CDBecCdAECeBDACCEBbDACBbCBEaCAAEECebCBDD

Cevap Anahtarı A CDBAECBAECDBDACCEBCDACBDCBECCAAEECACCBDD

TYT Sosyal AeECeCAEcbCaB dC DdA     

Cevap Anahtarı A ADECBCAEBDCBBCBCDDBABBBCA

TYT Matematik bDBDD EBDCDABCECABBAbEEAAAeaEDCBEAB   c 

Cevap Anahtarı A ADBDDBEBDCDABCECABBACEEAAABCEDCBEABEEEBB

TYT Fen eCBEeEcEECDdcdabEbBD

Cevap Anahtarı A DCBEBEEEECDEECDEEDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
TAMLAMALAR 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
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