
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 11,5 19,35 10,1 4,7 8,90 11,1 5,0 9,87 4,0 4,3 2,97 47,5 25,4 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,7 13,6 18,32 10,0 5,7 8,54 6,7 4,3 5,59 3,1 5,4 1,79 41,5 28,9 34,24 241,620

KATILIMLAR

1 0 M KEMAL ÖLÇEK MZ 32 8 30,00 16 2 15,50 39 1 38,75 18 2 17,50 105 13 101,75 446,173 1 1 1 1 17

2 0 RULE KÖKOĞLAN MZ 37 3 36,25 15 3 14,25 36 4 35,00 13 6 11,50 101 16 97,00 430,820 2 2 2 2 32

3 453 F.NİSA TAŞKIRAN 12A 32 7 30,25 18 1 17,75 20 7 18,25 2 6 0,50 72 21 66,75 340,017 1 3 3 3 330

4 0 SUDE ÇENTELİ 12A 33 4 32,00 18 1 17,75 10 2 9,50 2 7 0,25 63 14 59,50 318,721 2 4 4 4 475

5 0 ENES BULMAZ 12A 25 15 21,25 14 6 12,50 22 5 20,75 3 4 2,00 64 30 56,50 310,459 3 5 5 5 547

6 0 YAKUP KAHRAMAN 12A 11 8 9,00 8 1 7,75 33 4 32,00 7 8 5,00 59 21 53,75 303,237 4 6 6 6 616

7 0 NİSANUR UYSAL 12A 31 9 28,75 15 5 13,75 5 5 3,75 7 5 5,75 58 24 52,00 298,015 5 7 7 7 664

8 0 MŞÜKRÜ TUNTAY MZ 29 7 27,25 14 6 12,50 11 3 10,25 2 4 1,00 56 20 51,00 294,044 3 8 8 8 685

9 0 Y. ŞAHİN GÜNEŞ 12A 29 7 27,25 7 7 5,25 18 3 17,25 54 17 49,75 290,082 6 9 9 9 723

10 162 SEDEF TAYLAN 12A 30 10 27,50 17 3 16,25 6 3 5,25 0 2 -0,50 53 18 48,50 286,434 7 10 10 10 767

11 0 SEVİM ERGÜT MZ 26 9 23,75 16 4 15,00 4 9 1,75 8 3 7,25 54 25 47,75 286,016 4 11 11 11 774

12 0 ERENAY ÇALIŞKAN   22 18 17,50 15 4 14,00 11 4 10,00 8 11 5,25 56 37 46,75 282,740 1 12 12 12 805

13 0 DURU KOÇAK 12A 31 5 29,75 10 4 9,00 7 1 6,75 1 3 0,25 49 13 45,75 278,436 8 13 13 13 857

14 1101 EZGİNUR KOLMAN 12A 25 13 21,75 12 5 10,75 11 7 9,25 5 10 2,50 53 35 44,25 274,705 9 14 14 14 898

15 974 AYSİMA KURTOĞLU 12A 31 7 29,25 13 6 11,50 4 7 2,25 3 8 1,00 51 28 44,00 273,520 10 15 15 15 919

16 0 ELİF GÖĞEBAKA MZ 30 9 27,75 17 2 16,50 2 7 0,25 0 3 -0,75 49 21 43,75 272,481 5 16 16 16 930

17 341 ZEYNER SÖKMEN 12A 26 12 23,00 13 4 12,00 4 1 3,75 2 2 1,50 45 19 40,25 262,773 11 17 17 17 1063

18 0 AYNUR PÜSKÜLLÜ MZ 22 14 18,50 12 3 11,25 6 5 4,75 7 8 5,00 47 30 39,50 261,427 6 18 18 18 1089

19 0 ESMA AKDOĞAN MZ 25 10 22,50 14 4 13,00 1 2 0,50 4 6 2,50 44 22 38,50 257,896 7 19 19 19 1128

20 0 SILA TİR YAKİ MZ 27 10 24,50 12 8 10,00 5 6 3,50 44 24 38,00 255,809 8 20 20 20 1165

21 131 ZEYNEP TEKKALAN 12A 26 10 23,50 11 3 10,25 3 4 2,00 2 4 1,00 42 21 36,75 252,394 12 21 21 21 1195

22 0 EFE KERKÜT 12A 27 7 25,25 9 3 8,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 39 14 35,50 248,351 13 22 22 22 1267

23 0 BUSE UĞURLU 12A 26 10 23,50 11 7 9,25 3 1 2,75 2 9 -0,25 42 27 35,25 247,716 14 23 23 23 1277

24 0 SAMİ KALKAN MZ 27 8 25,00 7 4 6,00 3 7 1,25 1 3 0,25 38 22 32,50 239,720 9 24 24 24 1376

25 88 ELİF ÇAKIR 12 23 14 19,50 9 5 7,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 32 24 26,00 220,596 1 25 25 25 1611

26 0 TUĞÇE ÇAKMAKÇI 12 21 12 18,00 5 4 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 30 20 25,00 218,377 2 26 26 26 1639

27 0 KARDELEN DEMİRTAŞ 12A 19 19 14,25 10 7 8,25 0 2 -0,50 4 10 1,50 33 38 23,50 213,878 15 27 27 27 1680

28 0 MEHMET KEÇELİ   21 13 17,75 7 9 4,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 30 30 22,50 210,742 2 28 28 28 1699

29 0 MEHMET BALLI MZ 21 14 17,50 9 11 6,25 0 4 -1,00 3 13 -0,25 33 42 22,50 210,485 10 29 29 29 1703

30 263 AYŞEGÜL AKSOY 12A 21 17 16,75 7 7 5,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 30 31 22,25 209,755 16 30 30 30 1708

31 72 DİME BOSTANCI 12A 20 16 16,00 7 6 5,50 1 8 -1,00 2 2 1,50 30 32 22,00 209,429 17 31 31 31 1713

32 0 AYSİMA KINA 12A 19 20 14,00 9 7 7,25 1 0 1,00 2 9 -0,25 31 36 22,00 209,093 18 32 32 32 1718

33 0 NİHAT SOFUOĞLU MZ 16 18 11,50 3 13 -0,25 8 8 6,00 4 14 0,50 31 53 17,75 196,785 11 33 33 33 1805

34 0 NUREDDİN SOFUOĞLU MZ 13 25 6,75 7 5 5,75 5 6 3,50 1 5 -0,25 26 41 15,75 190,916 12 34 34 34 1832

35 0 HÜSEYİN YEKTAŞ MZ 16 17 11,75 5 7 3,25 3 9 0,75 24 33 15,75 190,858 13 35 35 35 1834

36 0 BURHAN CAN EGE MZ 12 12 9,00 4 4 3,00 2 2 1,50 2 4 1,00 20 22 14,50 187,468 14 36 36 36 1850

37 0 NURİYE ALDIÇ 12A 13 19 8,25 6 7 4,25 0 1 -0,25 4 9 1,75 23 36 14,00 186,199 19 37 37 37 1856

38 110 ZEHRA DELER 12A 14 21 8,75 8 7 6,25 1 12 -2,00 3 10 0,50 26 50 13,50 184,472 20 38 38 38 1862

39 0 SABAH HANEFİ 12A 13 20 8,00 5 3 4,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 25 12,75 182,101 21 39 39 39 1876

40 0 MUHSİN ACUZ 12 15 24 9,00 6 13 2,75 1 1 0,75 22 38 12,50 181,391 3 40 40 40 1882

41 162 NARİN ALIÇ 12A 8 26 1,50 9 6 7,50 1 1 0,75 3 4 2,00 21 37 11,75 179,824 22 41 41 41 1889

42 0 HATİCE MZ 13 21 7,75 4 8 2,00 0 2 -0,50 2 6 0,50 19 37 9,75 173,470 15 42 42 42 1917

43 137 GÜLLÜ ÇAMKIRAN 12A 11 27 4,25 5 13 1,75 0 4 -1,00 4 13 0,75 20 57 5,75 161,881 23 43 43 43 1964

44 0 TUANA TUNÇ 12A 2 13 -1,25 2 6 0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 6 26 -0,50 143,342 24 44 44 44 2034

45 0 BATUHAN AKTAŞ 12 6 23 0,25 7 11 4,25 5 19 0,25 4 9 1,75 22 62 6,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 11,5 19,35 10,1 4,7 8,90 11,1 5,0 9,87 4,0 4,3 2,97 47,5 25,4 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,7 13,6 18,32 10,0 5,7 8,54 6,7 4,3 5,59 3,1 5,4 1,79 41,5 28,9 34,24 241,620

KATILIMLAR
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 11,5 19,35 10,1 4,7 8,90 11,1 5,0 9,87 4,0 4,3 2,97 47,5 25,4 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,7 13,6 18,32 10,0 5,7 8,54 6,7 4,3 5,59 3,1 5,4 1,79 41,5 28,9 34,24 241,620

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ERENAY ÇALIŞKAN   22 18 17,50 15 4 14,00 11 4 10,00 8 11 5,25 56 37 46,75 282,740 1 12 12 12 805

2 0 MEHMET KEÇELİ   21 13 17,75 7 9 4,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 30 30 22,50 210,742 2 28 28 28 1699
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 11,5 19,35 10,1 4,7 8,90 11,1 5,0 9,87 4,0 4,3 2,97 47,5 25,4 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,7 13,6 18,32 10,0 5,7 8,54 6,7 4,3 5,59 3,1 5,4 1,79 41,5 28,9 34,24 241,620

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 88 ELİF ÇAKIR 12 23 14 19,50 9 5 7,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 32 24 26,00 220,596 1 25 25 25 1611

2 0 TUĞÇE ÇAKMAKÇI 12 21 12 18,00 5 4 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 30 20 25,00 218,377 2 26 26 26 1639

3 0 MUHSİN ACUZ 12 15 24 9,00 6 13 2,75 1 1 0,75 22 38 12,50 181,391 3 40 40 40 1882

4 0 BATUHAN AKTAŞ 12 6 23 0,25 7 11 4,25 5 19 0,25 4 9 1,75 22 62 6,50

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 11,5 19,35 10,1 4,7 8,90 11,1 5,0 9,87 4,0 4,3 2,97 47,5 25,4 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,7 13,6 18,32 10,0 5,7 8,54 6,7 4,3 5,59 3,1 5,4 1,79 41,5 28,9 34,24 241,620

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 453 F.NİSA TAŞKIRAN 12A 32 7 30,25 18 1 17,75 20 7 18,25 2 6 0,50 72 21 66,75 340,017 1 3 3 3 330

2 0 SUDE ÇENTELİ 12A 33 4 32,00 18 1 17,75 10 2 9,50 2 7 0,25 63 14 59,50 318,721 2 4 4 4 475

3 0 ENES BULMAZ 12A 25 15 21,25 14 6 12,50 22 5 20,75 3 4 2,00 64 30 56,50 310,459 3 5 5 5 547

4 0 YAKUP KAHRAMAN 12A 11 8 9,00 8 1 7,75 33 4 32,00 7 8 5,00 59 21 53,75 303,237 4 6 6 6 616

5 0 NİSANUR UYSAL 12A 31 9 28,75 15 5 13,75 5 5 3,75 7 5 5,75 58 24 52,00 298,015 5 7 7 7 664

6 0 Y. ŞAHİN GÜNEŞ 12A 29 7 27,25 7 7 5,25 18 3 17,25 54 17 49,75 290,082 6 9 9 9 723

7 162 SEDEF TAYLAN 12A 30 10 27,50 17 3 16,25 6 3 5,25 0 2 -0,50 53 18 48,50 286,434 7 10 10 10 767

8 0 DURU KOÇAK 12A 31 5 29,75 10 4 9,00 7 1 6,75 1 3 0,25 49 13 45,75 278,436 8 13 13 13 857

9 1101 EZGİNUR KOLMAN 12A 25 13 21,75 12 5 10,75 11 7 9,25 5 10 2,50 53 35 44,25 274,705 9 14 14 14 898

10 974 AYSİMA KURTOĞLU 12A 31 7 29,25 13 6 11,50 4 7 2,25 3 8 1,00 51 28 44,00 273,520 10 15 15 15 919

11 341 ZEYNER SÖKMEN 12A 26 12 23,00 13 4 12,00 4 1 3,75 2 2 1,50 45 19 40,25 262,773 11 17 17 17 1063

12 131 ZEYNEP TEKKALAN 12A 26 10 23,50 11 3 10,25 3 4 2,00 2 4 1,00 42 21 36,75 252,394 12 21 21 21 1195

13 0 EFE KERKÜT 12A 27 7 25,25 9 3 8,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 39 14 35,50 248,351 13 22 22 22 1267

14 0 BUSE UĞURLU 12A 26 10 23,50 11 7 9,25 3 1 2,75 2 9 -0,25 42 27 35,25 247,716 14 23 23 23 1277

15 0 KARDELEN DEMİRTAŞ 12A 19 19 14,25 10 7 8,25 0 2 -0,50 4 10 1,50 33 38 23,50 213,878 15 27 27 27 1680

16 263 AYŞEGÜL AKSOY 12A 21 17 16,75 7 7 5,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 30 31 22,25 209,755 16 30 30 30 1708

17 72 DİME BOSTANCI 12A 20 16 16,00 7 6 5,50 1 8 -1,00 2 2 1,50 30 32 22,00 209,429 17 31 31 31 1713

18 0 AYSİMA KINA 12A 19 20 14,00 9 7 7,25 1 0 1,00 2 9 -0,25 31 36 22,00 209,093 18 32 32 32 1718

19 0 NURİYE ALDIÇ 12A 13 19 8,25 6 7 4,25 0 1 -0,25 4 9 1,75 23 36 14,00 186,199 19 37 37 37 1856

20 110 ZEHRA DELER 12A 14 21 8,75 8 7 6,25 1 12 -2,00 3 10 0,50 26 50 13,50 184,472 20 38 38 38 1862

21 0 SABAH HANEFİ 12A 13 20 8,00 5 3 4,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 25 12,75 182,101 21 39 39 39 1876

22 162 NARİN ALIÇ 12A 8 26 1,50 9 6 7,50 1 1 0,75 3 4 2,00 21 37 11,75 179,824 22 41 41 41 1889

23 137 GÜLLÜ ÇAMKIRAN 12A 11 27 4,25 5 13 1,75 0 4 -1,00 4 13 0,75 20 57 5,75 161,881 23 43 43 43 1964

24 0 TUANA TUNÇ 12A 2 13 -1,25 2 6 0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 6 26 -0,50 143,342 24 44 44 44 2034

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



MZ SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 11,5 19,35 10,1 4,7 8,90 11,1 5,0 9,87 4,0 4,3 2,97 47,5 25,4 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,7 13,6 18,32 10,0 5,7 8,54 6,7 4,3 5,59 3,1 5,4 1,79 41,5 28,9 34,24 241,620

SINIF: MZ

KATILIMLAR

1 0 M KEMAL ÖLÇEK MZ 32 8 30,00 16 2 15,50 39 1 38,75 18 2 17,50 105 13 101,75 446,173 1 1 1 1 17

2 0 RULE KÖKOĞLAN MZ 37 3 36,25 15 3 14,25 36 4 35,00 13 6 11,50 101 16 97,00 430,820 2 2 2 2 32

3 0 MŞÜKRÜ TUNTAY MZ 29 7 27,25 14 6 12,50 11 3 10,25 2 4 1,00 56 20 51,00 294,044 3 8 8 8 685

4 0 SEVİM ERGÜT MZ 26 9 23,75 16 4 15,00 4 9 1,75 8 3 7,25 54 25 47,75 286,016 4 11 11 11 774

5 0 ELİF GÖĞEBAKA MZ 30 9 27,75 17 2 16,50 2 7 0,25 0 3 -0,75 49 21 43,75 272,481 5 16 16 16 930

6 0 AYNUR PÜSKÜLLÜ MZ 22 14 18,50 12 3 11,25 6 5 4,75 7 8 5,00 47 30 39,50 261,427 6 18 18 18 1089

7 0 ESMA AKDOĞAN MZ 25 10 22,50 14 4 13,00 1 2 0,50 4 6 2,50 44 22 38,50 257,896 7 19 19 19 1128

8 0 SILA TİR YAKİ MZ 27 10 24,50 12 8 10,00 5 6 3,50 44 24 38,00 255,809 8 20 20 20 1165

9 0 SAMİ KALKAN MZ 27 8 25,00 7 4 6,00 3 7 1,25 1 3 0,25 38 22 32,50 239,720 9 24 24 24 1376

10 0 MEHMET BALLI MZ 21 14 17,50 9 11 6,25 0 4 -1,00 3 13 -0,25 33 42 22,50 210,485 10 29 29 29 1703

11 0 NİHAT SOFUOĞLU MZ 16 18 11,50 3 13 -0,25 8 8 6,00 4 14 0,50 31 53 17,75 196,785 11 33 33 33 1805

12 0 NUREDDİN SOFUOĞLU MZ 13 25 6,75 7 5 5,75 5 6 3,50 1 5 -0,25 26 41 15,75 190,916 12 34 34 34 1832

13 0 HÜSEYİN YEKTAŞ MZ 16 17 11,75 5 7 3,25 3 9 0,75 24 33 15,75 190,858 13 35 35 35 1834

14 0 BURHAN CAN EGE MZ 12 12 9,00 4 4 3,00 2 2 1,50 2 4 1,00 20 22 14,50 187,468 14 36 36 36 1850

15 0 HATİCE MZ 13 21 7,75 4 8 2,00 0 2 -0,50 2 6 0,50 19 37 9,75 173,470 15 42 42 42 1917
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(45)
18,32 1,27 1,21 2,55 3,52 4,97 0,62 0,57 0,80 0,42 34,25 241,620

İlçe
(45)

18,32 (1) 1,27 (1) 1,21 (1) 2,55 (1) 3,52 (1) 4,97 (1) 0,62 (1) 0,57 (1) 0,80 (1) 0,42 (1) 34,25 (1) 241,620
İl

(45)
18,32 (1) 1,27 (1) 1,21 (1) 2,55 (1) 3,52 (1) 4,97 (1) 0,62 (1) 0,57 (1) 0,80 (1) 0,42 (1) 34,25 (1) 241,620

Genel
(2155)

19,35 (26) 1,57 (26) 1,46 (24) 2,48 (21) 3,39 (20) 8,35 (28) 1,52 (25) 1,23 (28) 1,04 (25) 0,70 (26) 41,09 (26) 259,960
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  
(2)

17,62 3,12 0,12 1,75 4,38 4,50 1,75 1,00 0,38 34,62 246,740
12
(4)

11,69 0,06 -0,12 2,06 2,69 0,31 -0,06 0,38 0,62 -0,12 17,51 155,090
12A
(24)

18,44 0,98 1,42 2,90 3,57 5,34 0,29 0,43 0,57 0,04 33,98 244,370
MZ
(15)

19,98 1,80 1,37 2,23 3,53 5,67 1,42 0,70 1,18 1,17 39,05 259,620

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 45 4

YAYLADAĞ ilçesinde 45 4 1
HATAY ilinde 45 4 1 1

Genelde 2155 203 40 24 15

DERECELER

Genelde sınava 40 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 27. oldu

HATAY ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

YAYLADAĞ ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 2,40 1,47 60

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1,69 1,20 56

[-] FİİLİMSİLER 1 0,24 0,22 24

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0,53 0,62 27

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,31 0,36 31

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,16 0,22 16

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,82 0,89 41

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0,80 1,13 40

[-] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,38 0,53 38

[-] PARAGRAFIN YAPISI 4 1,96 1,87 49

[+] PARAGRAF YORUMU 19 12,42 5,07 65

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] TARİH VE ZAMAN 1 0,36 0,44 36

[-] İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0,33 0,44 33

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

1 0,27 0,27 27

[-] 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI
DEVLETİ VE DÜNYA

2 0,78 0,71 39

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0,31 0,51 31

[+] BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1,00 0,60 50

[-] DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0,11 0,47 11

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,31 0,53 31

Felsefe
[+] 20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,87 0,02 87

[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 1,60 0,71 53

[-] FELSEFEYİ TANIMA 1 0,36 0,36 36

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,89 0,02 89

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0,76 0,18 76

[+] DİN VE İSLAM 1 0,80 0,09 80

[+] DİN VE HAYAT 1 0,96 0 96

[-] İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ,
SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

1 0,27 0,31 27

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] RASYONEL SAYILAR 2 0,76 0,29 38

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0,31 0,44 16

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,04 0,07 4

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

2 0,56 0,31 28

[-] SAYILAR 3 0,49 0,47 16

[-] PROBLEMLER 12 2,69 1,33 22

[-] KÜMELER 1 0,22 0,31 22

[-] VERİ 1 0,22 0,18 22

[-] MANTIK 1 0,13 0,18 13

[-] FONKSİYONLAR 1 0,07 0,07 7

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0,20 0,07 10

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,13 0,09 13

[-] OLASILIK 1 0,11 0,07 11

Geometri
[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,18 0,07 9

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

1 0,07 0 7

[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,07 0,13 7

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0,27 0,18 7

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 2 0,16 0,07 8

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,29 0,33 29

[-] ENERJİ 1 0,09 0,47 9

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0,27 0,67 13

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,09 0,73 9

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,20 0,11 20

[-] OPTİK 1 0,27 0,20 27

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 1 0,38 0,29 38

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,04 0,11 4

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,09 0,16 9

[-] KARIŞIMLAR 1 0,36 0,13 36

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,02 0,09 2

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,11 0 11

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,02 0,11 2

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,04 0,22 4

[-] HÜCRE 1 0,13 0,22 13

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,04 0,76 4

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,38 0,13 38

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,18 0,20 18

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,13 0,44 13
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,22 11,48 19,35 1,96 1,55 1,57 1,85 1,54 1,46 2,72 0,93 2,48 3,54 0,62 3,39 9,45 4,43 8,35 1,67 0,61 1,52 1,65 1,68 1,23 1,29 1,02 1,04 1,09 1,55 0,70 47,44 25,41 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,71 13,58 18,32 1,73 1,87 1,27 1,73 2,11 1,21 2,82 1,09 2,55 3,67 0,60 3,52 5,93 3,87 4,97 0,73 0,44 0,62 1,20 2,51 0,57 1,02 0,89 0,80 0,91 1,98 0,42 41,45 28,94 34,25 241,620

KATILIMLAR

1 0 M KEMAL ÖLÇEK MZ 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 105 13 101,75 446,173 17

2 0 RULE KÖKOĞLAN MZ 37 3 36,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 26 4 25,00 10 0 10,00 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 101 16 97,00 430,820 32

3 453 F.NİSA TAŞKIRAN 12A 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 19 7 17,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 72 21 66,75 340,017 330

4 0 SUDE ÇENTELİ 12A 33 4 32,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 2 9,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 63 14 59,50 318,721 475

5 0 ENES BULMAZ 12A 25 15 21,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 64 30 56,50 310,459 547

6 0 YAKUP KAHRAMAN 12A 11 8 9,00 3 1 2,75 5 0 5,00 25 3 24,25 8 1 7,75 3 3 2,25 3 0 3,00 1 5 -0,25 59 21 53,75 303,237 616

7 0 NİSANUR UYSAL 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 4 2 3,50 2 0 2,00 1 3 0,25 58 24 52,00 298,015 664

8 0 MŞÜKRÜ TUNTAY MZ 29 7 27,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 56 20 51,00 294,044 685

9 0 Y. ŞAHİN GÜNEŞ 12A 29 7 27,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 18 3 17,25 54 17 49,75 290,082 723

10 162 SEDEF TAYLAN 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 53 18 48,50 286,434 767

11 0 SEVİM ERGÜT MZ 26 9 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 5 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 54 25 47,75 286,016 774

12 0 ERENAY ÇALIŞKAN   22 18 17,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 11 4 10,00 4 3 3,25 2 4 1,00 2 4 1,00 56 37 46,75 282,740 805

13 0 DURU KOÇAK 12A 31 5 29,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 13 45,75 278,436 857

14 1101 EZGİNUR KOLMAN 12A 25 13 21,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 0 3,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 53 35 44,25 274,705 898

15 974 AYSİMA KURTOĞLU 12A 31 7 29,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 7 2,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 51 28 44,00 273,520 919

16 0 ELİF GÖĞEBAKA MZ 30 9 27,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 49 21 43,75 272,481 930

17 341 ZEYNER SÖKMEN 12A 26 12 23,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 19 40,25 262,773 1063

18 0 AYNUR PÜSKÜLLÜ MZ 22 14 18,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 3 3,25 2 2 1,50 3 4 2,00 2 1 1,75 2 3 1,25 47 30 39,50 261,427 1089

19 0 ESMA AKDOĞAN MZ 25 10 22,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 44 22 38,50 257,896 1128

20 0 SILA TİR YAKİ MZ 27 10 24,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 6 3,50 44 24 38,00 255,809 1165

21 131 ZEYNEP TEKKALAN 12A 26 10 23,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 42 21 36,75 252,394 1195

22 0 EFE KERKÜT 12A 27 7 25,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 39 14 35,50 248,351 1267

23 0 BUSE UĞURLU 12A 26 10 23,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 42 27 35,25 247,716 1277

24 0 SAMİ KALKAN MZ 27 8 25,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 7 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 38 22 32,50 239,720 1376

25 88 ELİF ÇAKIR 12 23 14 19,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 24 26,00 220,596 1611

26 0 TUĞÇE ÇAKMAKÇI 12 21 12 18,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 30 20 25,00 218,377 1639

27 0 KARDELEN DEMİRTAŞ 12A 19 19 14,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 33 38 23,50 213,878 1680

28 0 MEHMET KEÇELİ   21 13 17,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 30 22,50 210,742 1699

29 0 MEHMET BALLI MZ 21 14 17,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 33 42 22,50 210,485 1703
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,22 11,48 19,35 1,96 1,55 1,57 1,85 1,54 1,46 2,72 0,93 2,48 3,54 0,62 3,39 9,45 4,43 8,35 1,67 0,61 1,52 1,65 1,68 1,23 1,29 1,02 1,04 1,09 1,55 0,70 47,44 25,41 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,71 13,58 18,32 1,73 1,87 1,27 1,73 2,11 1,21 2,82 1,09 2,55 3,67 0,60 3,52 5,93 3,87 4,97 0,73 0,44 0,62 1,20 2,51 0,57 1,02 0,89 0,80 0,91 1,98 0,42 41,45 28,94 34,25 241,620

KATILIMLAR

30 263 AYŞEGÜL AKSOY 12A 21 17 16,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 30 31 22,25 209,755 1708

31 72 DİME BOSTANCI 12A 20 16 16,00 2 1 1,75 1 4 0,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 8 -1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 30 32 22,00 209,429 1713

32 0 AYSİMA KINA 12A 19 20 14,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 0 2,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 6 -1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 31 36 22,00 209,093 1718

33 0 NİHAT SOFUOĞLU MZ 16 18 11,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 8 8 6,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 31 53 17,75 196,785 1805

34 0 NUREDDİN SOFUOĞLU MZ 13 25 6,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 6 3,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 26 41 15,75 190,916 1832

35 0 HÜSEYİN YEKTAŞ MZ 16 17 11,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 9 0,75 24 33 15,75 190,858 1834

36 0 BURHAN CAN EGE MZ 12 12 9,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 20 22 14,50 187,468 1850

37 0 NURİYE ALDIÇ 12A 13 19 8,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 23 36 14,00 186,199 1856

38 110 ZEHRA DELER 12A 14 21 8,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 8 -1,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 26 50 13,50 184,472 1862

39 0 SABAH HANEFİ 12A 13 20 8,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 25 12,75 182,101 1876

40 0 MUHSİN ACUZ 12 15 24 9,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 22 38 12,50 181,391 1882

41 162 NARİN ALIÇ 12A 8 26 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 37 11,75 179,824 1889

42 0 HATİCE MZ 13 21 7,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 19 37 9,75 173,470 1917

43 137 GÜLLÜ ÇAMKIRAN 12A 11 27 4,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 20 57 5,75 161,881 1964

44 0 TUANA TUNÇ 12A 2 13 -1,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 0 2,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 6 26 -0,50 143,342 2034

45 0 BATUHAN AKTAŞ 12 6 23 0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 14 0,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 22 62 6,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,22 11,48 19,35 1,96 1,55 1,57 1,85 1,54 1,46 2,72 0,93 2,48 3,54 0,62 3,39 9,45 4,43 8,35 1,67 0,61 1,52 1,65 1,68 1,23 1,29 1,02 1,04 1,09 1,55 0,70 47,44 25,41 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,71 13,58 18,32 1,73 1,87 1,27 1,73 2,11 1,21 2,82 1,09 2,55 3,67 0,60 3,52 5,93 3,87 4,97 0,73 0,44 0,62 1,20 2,51 0,57 1,02 0,89 0,80 0,91 1,98 0,42 41,45 28,94 34,25 241,620

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,22 11,48 19,35 1,96 1,55 1,57 1,85 1,54 1,46 2,72 0,93 2,48 3,54 0,62 3,39 9,45 4,43 8,35 1,67 0,61 1,52 1,65 1,68 1,23 1,29 1,02 1,04 1,09 1,55 0,70 47,44 25,41 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,71 13,58 18,32 1,73 1,87 1,27 1,73 2,11 1,21 2,82 1,09 2,55 3,67 0,60 3,52 5,93 3,87 4,97 0,73 0,44 0,62 1,20 2,51 0,57 1,02 0,89 0,80 0,91 1,98 0,42 41,45 28,94 34,25 241,620

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ERENAY ÇALIŞKAN   22 18 17,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 11 4 10,00 4 3 3,25 2 4 1,00 2 4 1,00 56 37 46,75 282,740 805

2 0 MEHMET KEÇELİ   21 13 17,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 30 22,50 210,742 1699
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,22 11,48 19,35 1,96 1,55 1,57 1,85 1,54 1,46 2,72 0,93 2,48 3,54 0,62 3,39 9,45 4,43 8,35 1,67 0,61 1,52 1,65 1,68 1,23 1,29 1,02 1,04 1,09 1,55 0,70 47,44 25,41 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,71 13,58 18,32 1,73 1,87 1,27 1,73 2,11 1,21 2,82 1,09 2,55 3,67 0,60 3,52 5,93 3,87 4,97 0,73 0,44 0,62 1,20 2,51 0,57 1,02 0,89 0,80 0,91 1,98 0,42 41,45 28,94 34,25 241,620

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 88 ELİF ÇAKIR 12 23 14 19,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 24 26,00 220,596 1611

2 0 TUĞÇE ÇAKMAKÇI 12 21 12 18,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 30 20 25,00 218,377 1639

3 0 MUHSİN ACUZ 12 15 24 9,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 22 38 12,50 181,391 1882

4 0 BATUHAN AKTAŞ 12 6 23 0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 14 0,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 22 62 6,50
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,22 11,48 19,35 1,96 1,55 1,57 1,85 1,54 1,46 2,72 0,93 2,48 3,54 0,62 3,39 9,45 4,43 8,35 1,67 0,61 1,52 1,65 1,68 1,23 1,29 1,02 1,04 1,09 1,55 0,70 47,44 25,41 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,71 13,58 18,32 1,73 1,87 1,27 1,73 2,11 1,21 2,82 1,09 2,55 3,67 0,60 3,52 5,93 3,87 4,97 0,73 0,44 0,62 1,20 2,51 0,57 1,02 0,89 0,80 0,91 1,98 0,42 41,45 28,94 34,25 241,620

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 453 F.NİSA TAŞKIRAN 12A 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 19 7 17,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 72 21 66,75 340,017 330

2 0 SUDE ÇENTELİ 12A 33 4 32,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 2 9,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 63 14 59,50 318,721 475

3 0 ENES BULMAZ 12A 25 15 21,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 5 20,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 64 30 56,50 310,459 547

4 0 YAKUP KAHRAMAN 12A 11 8 9,00 3 1 2,75 5 0 5,00 25 3 24,25 8 1 7,75 3 3 2,25 3 0 3,00 1 5 -0,25 59 21 53,75 303,237 616

5 0 NİSANUR UYSAL 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 4 2 3,50 2 0 2,00 1 3 0,25 58 24 52,00 298,015 664

6 0 Y. ŞAHİN GÜNEŞ 12A 29 7 27,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 18 3 17,25 54 17 49,75 290,082 723

7 162 SEDEF TAYLAN 12A 30 10 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 53 18 48,50 286,434 767

8 0 DURU KOÇAK 12A 31 5 29,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 49 13 45,75 278,436 857

9 1101 EZGİNUR KOLMAN 12A 25 13 21,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 0 3,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 1 4 0,00 53 35 44,25 274,705 898

10 974 AYSİMA KURTOĞLU 12A 31 7 29,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 7 2,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 51 28 44,00 273,520 919

11 341 ZEYNER SÖKMEN 12A 26 12 23,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 19 40,25 262,773 1063

12 131 ZEYNEP TEKKALAN 12A 26 10 23,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 42 21 36,75 252,394 1195

13 0 EFE KERKÜT 12A 27 7 25,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 39 14 35,50 248,351 1267

14 0 BUSE UĞURLU 12A 26 10 23,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 42 27 35,25 247,716 1277

15 0 KARDELEN DEMİRTAŞ 12A 19 19 14,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 33 38 23,50 213,878 1680

16 263 AYŞEGÜL AKSOY 12A 21 17 16,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 30 31 22,25 209,755 1708

17 72 DİME BOSTANCI 12A 20 16 16,00 2 1 1,75 1 4 0,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 8 -1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 30 32 22,00 209,429 1713

18 0 AYSİMA KINA 12A 19 20 14,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 0 2,00 5 0 5,00 1 0 1,00 0 6 -1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 31 36 22,00 209,093 1718

19 0 NURİYE ALDIÇ 12A 13 19 8,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 23 36 14,00 186,199 1856

20 110 ZEHRA DELER 12A 14 21 8,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 8 -1,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 26 50 13,50 184,472 1862

21 0 SABAH HANEFİ 12A 13 20 8,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 25 12,75 182,101 1876

22 162 NARİN ALIÇ 12A 8 26 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 37 11,75 179,824 1889

23 137 GÜLLÜ ÇAMKIRAN 12A 11 27 4,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 20 57 5,75 161,881 1964

24 0 TUANA TUNÇ 12A 2 13 -1,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 0 2,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 6 26 -0,50 143,342 2034



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,22 11,48 19,35 1,96 1,55 1,57 1,85 1,54 1,46 2,72 0,93 2,48 3,54 0,62 3,39 9,45 4,43 8,35 1,67 0,61 1,52 1,65 1,68 1,23 1,29 1,02 1,04 1,09 1,55 0,70 47,44 25,41 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,71 13,58 18,32 1,73 1,87 1,27 1,73 2,11 1,21 2,82 1,09 2,55 3,67 0,60 3,52 5,93 3,87 4,97 0,73 0,44 0,62 1,20 2,51 0,57 1,02 0,89 0,80 0,91 1,98 0,42 41,45 28,94 34,25 241,620

SINIF: 12A

KATILIMLAR
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MZ SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY YAYLADAĞ YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme 45 45 45 2155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,22 11,48 19,35 1,96 1,55 1,57 1,85 1,54 1,46 2,72 0,93 2,48 3,54 0,62 3,39 9,45 4,43 8,35 1,67 0,61 1,52 1,65 1,68 1,23 1,29 1,02 1,04 1,09 1,55 0,70 47,44 25,41 41,09 259,960

Okul Ortalaması 21,71 13,58 18,32 1,73 1,87 1,27 1,73 2,11 1,21 2,82 1,09 2,55 3,67 0,60 3,52 5,93 3,87 4,97 0,73 0,44 0,62 1,20 2,51 0,57 1,02 0,89 0,80 0,91 1,98 0,42 41,45 28,94 34,25 241,620

SINIF: MZ

KATILIMLAR

1 0 M KEMAL ÖLÇEK MZ 32 8 30,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 105 13 101,75 446,173 17

2 0 RULE KÖKOĞLAN MZ 37 3 36,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 26 4 25,00 10 0 10,00 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 101 16 97,00 430,820 32

3 0 MŞÜKRÜ TUNTAY MZ 29 7 27,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 56 20 51,00 294,044 685

4 0 SEVİM ERGÜT MZ 26 9 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 5 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 54 25 47,75 286,016 774

5 0 ELİF GÖĞEBAKA MZ 30 9 27,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 49 21 43,75 272,481 930

6 0 AYNUR PÜSKÜLLÜ MZ 22 14 18,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 3 3,25 2 2 1,50 3 4 2,00 2 1 1,75 2 3 1,25 47 30 39,50 261,427 1089

7 0 ESMA AKDOĞAN MZ 25 10 22,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 44 22 38,50 257,896 1128

8 0 SILA TİR YAKİ MZ 27 10 24,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 6 3,50 44 24 38,00 255,809 1165

9 0 SAMİ KALKAN MZ 27 8 25,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 7 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 38 22 32,50 239,720 1376

10 0 MEHMET BALLI MZ 21 14 17,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 33 42 22,50 210,485 1703

11 0 NİHAT SOFUOĞLU MZ 16 18 11,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 8 8 6,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 31 53 17,75 196,785 1805

12 0 NUREDDİN SOFUOĞLU MZ 13 25 6,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 6 3,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 26 41 15,75 190,916 1832

13 0 HÜSEYİN YEKTAŞ MZ 16 17 11,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 9 0,75 24 33 15,75 190,858 1834

14 0 BURHAN CAN EGE MZ 12 12 9,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 20 22 14,50 187,468 1850

15 0 HATİCE MZ 13 21 7,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 19 37 9,75 173,470 1917
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SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERENAY ÇALIŞKAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 17,62 18,32 19,35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,12 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,12 1,21 1,46

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,75 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,38 8,54 8,90

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 4,50 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,62 1,52

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 4,50 5,59 9,87

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,75 0,57 1,23

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,00 0,80 1,04

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,38 0,42 0,70

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 3,12 1,79 2,97

Toplam: 120 56 37 46,75 39 34,62 34,23 41,10

TYT Türkçe eAEBcAdCAbaEaaEBcbCAdecaBdbCCcDDdaAECDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal EACCB EdbBCEBaeCEADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik  CEDBCd  d DD CEd  BbE                  

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen ddcDBECe BeeeDCcbdBe

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 3 2 0 67
PROBLEMLER 12 4 2 33
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KEÇELİ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 17,62 18,32 19,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,12 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,12 1,21 1,46

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,75 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,38 8,54 8,90

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 4,50 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,62 1,52

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 4,50 5,59 9,87

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,75 0,57 1,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,38 0,42 0,70

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,12 1,79 2,97

Toplam: 120 30 30 22,50 19 34,62 34,23 41,10

TYT Türkçe eeEB  ECAaB  bdBabecdebDBdDCC DDADAECD E

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal EAedcebebcC    CcADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik   b      d ce                           

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen a eeB  A           e

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 19 14 3 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN AKTAŞ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 23 0,25 1 11,69 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,06 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,12 1,21 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,06 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,69 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 4,69 8,54 8,90

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 0,31 4,97 8,35

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 -0,06 0,62 1,52

TYT Matematik 40 5 19 0,25 1 0,25 5,59 9,87

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,38 0,57 1,23

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,62 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,12 0,42 0,70

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 0,88 1,79 2,97

Toplam: 120 22 62 6,50 5 17,50 34,23 41,10

TYT Türkçe cdccebb Ba cBbdbEBd ed da a a b Aa dDa  

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal bdbcadde DECAbB cDAa

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik bc  c e a c c  bB d A EcebdAb eCa c e a 

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen DB adb A  Be   deaea

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 19 2 9 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 3 7 25
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇAKIR 88 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 11,69 18,32 19,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,06 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 -0,12 1,21 1,46

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,06 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,69 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 4,69 8,54 8,90

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,31 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,62 1,52

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,25 5,59 9,87

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,57 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,62 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,12 0,42 0,70

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,88 1,79 2,97

Toplam: 120 32 24 26,00 22 17,50 34,23 41,10

TYT Türkçe BEeecCbAeeaEB CDEeEcDbAeeDCCDADeAcEADC  

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal dCbc C    EadDBCDDA 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik       b      e                          

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen e  a   d            

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 12 5 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHSİN ACUZ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 24 9,00 23 11,69 18,32 19,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,06 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,12 1,21 1,46

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,06 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,69 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 4,69 8,54 8,90

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,31 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,62 1,52

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,25 5,59 9,87

Toplam: 120 22 38 12,50 10 17,50 34,23 41,10

TYT Türkçe BcdcaeECcdB EabdceCAbecDeAcCCAeDcDddCcab

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal c bCadaeecabaDACdADc

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik Ca                                      

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 19 9 10 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE ÇAKMAKÇI 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 11,69 18,32 19,35

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,06 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,12 1,21 1,46

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,06 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,69 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 4,69 8,54 8,90

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,31 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,62 1,52

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,25 5,59 9,87

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,38 0,57 1,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,62 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,12 0,42 0,70

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,88 1,79 2,97

Toplam: 120 30 20 25,00 21 17,50 34,23 41,10

TYT Türkçe BceBceE  c ac CbEBEAe AAeDCCDcDDcDEADC  

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal    E  c  bEe   CcDA 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik       C    d          a                 

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen    a E A        e A 

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 13 3 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL AKSOY 263 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 30 31 22,25 19 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe BceecCaAdaE aCC cBabeddAeDCCDeeDADEADCEB

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal d dc Ca BbEe D CaDA 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik                          C            ec

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen cB d  a         e  a

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KINA 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 31 36 22,00 18 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe eAEBadECAaddabEBcaeAbDceBdDeCbDDA AECaec

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal E bddbdebBCE   CEADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik       A                                 

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen ae eead eB      d Be

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 10 8 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KURTOĞLU 974 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 51 28 44,00 37 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe BAEBB ECACa EDEBEDaeCDcDccDCCADDcDAECDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal EbaCecdCDBCEBDbC ADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik  b D bA Bd   cb      a    C c           

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen Ed Da ae      bea Be

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE UĞURLU 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 42 27 35,25 29 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe BEdeACE   E aaCDEBEAededcDCCDADDADaADCEB

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal d AdcCEcBbEaeDBCDDA 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik D    A                 d C              

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen ed Ed  e c    caeB d

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİME BOSTANCI 72 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 30 32 22,00 18 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe Bebea adebB aeEB bdACacD ADCCADDAcAaCDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal   eCBdcdbBC    CaA D

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik C de  c  c   b da    a                  

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen dc    C  B          

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 16 2 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU KOÇAK 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 49 13 45,75 38 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe BAEB  ECACB aDEBEDCAbDdDBcbCC DDADAECDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal b  d c   BCEBDcCEADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik    DB   B  D       B a   CC             

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen    e   e B      e   

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 15 3 79

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 4 1 33
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KERKÜT 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 39 14 35,50 30 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe  AEB AEbe B  DEB bCACadDBcDCCcDDADAECDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal c aC    e CEBD C ADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik  dED       D        c                   

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen                 d  e

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BULMAZ 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 64 30 56,50 47 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe eAEBcdEeAdBEbDEccDCAdecDedDCCADDdcAECDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal EbeCeAbdDBCEBDeCEADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik CCEDBbA Bd DDDCEbE aEEBAbCCAAD          

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen a dD  CA e         e

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 10 2 83
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİNUR KOLMAN 1101 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 53 35 44,25 37 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe BEABeCcdBcEcaCCbEBEcDbdce CCDADDADEeDCE 

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal d AEcdEeeDECADBCD A 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik DE   Ab D  e C Dc EdA a  C ADd  a       

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen ec adEBA cd D ddeB d

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 12 5 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 5 3 42
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F.NİSA TAŞKIRAN 453 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 72 21 66,75 56 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe eAEBdAEbACB EaEBEDCACecDeADCCADDADAECDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal dACCBAECDBCEBDAC ADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik beEDBbA BE DDceEbE BEEBAA CAAe D        

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen d  a   e B      beBe

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 3 1 1 33
PROBLEMLER 12 10 1 83
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ ÇAMKIRAN 137 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 27 4,25 11 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 20 57 5,75 5 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe BAEBB dbead becebeaceaccebaaeADbeDbECcdE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal E deeddbb bEabAbbADc

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik          d c   d     a                  

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen bddeBE e deee CddAde

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 19 6 13 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN DEMİRTAŞ 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 33 38 23,50 20 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe aEAedCEccba a ebbBbcedAceDCCDbDDADEADCEd

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal dde eC  BbEadDBCDDAE

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik   b  d                                  

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen eddadcBA bBe    eB d

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN ALIÇ 162 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 26 1,50 4 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 21 37 11,75 10 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe eeEd   beacdE EeceecdcdDedcaCAccbDbbeD  

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal   b ccE bBaEaDAC ADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik                      a       D          

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen Ecee  Ce           D

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 19 5 12 26

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR UYSAL 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 58 24 52,00 43 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe eAEdBAEdACBEEDEBcDeACDeDedDCCADDcDAECDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal EeCdBAdCDBCEaDACdADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik d d   A    De  E   Bba    C             

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen EdcDBE A B    a eA e

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 3 25
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURİYE ALDIÇ 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 23 36 14,00 12 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe BEe dba     BaeaEBcdDdcdB C DccDccEeaCEa

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal  d   bacB ECADa  cAd

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik                       a                 

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen DacdC ab  B    aeBcb

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 7 10 37

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABAH HANEFİ 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 19 25 12,75 11 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe eaA cbb     dCda BdceCAcdDCbDccDADadDCcd

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal  d E  E        CDcAa

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik           Ea                            

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen  a                  

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 19 10 9 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF TAYLAN 162 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 53 18 48,50 40 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe eAEBebEdAbBdEDEBEDaACDdDecDCCADDADAECDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal EdCCccECDBCEBDACEADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik  dED bA eE D       B                    

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen       d            e

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇENTELİ 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 63 14 59,50 50 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe BEABACEA D  BCCDEBEceCAccDCCDADDADEADCEB

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal CCAEBdE BDECADBCDDAE

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik DE   Ad D E E   B E A a  C              

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen a cae  e  B     eB e

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 5 1 42
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA TUNÇ 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 13 -1,25 -3 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 6 26 -0,50 0 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe cEA bd baea dbaabe                      

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal     abcdcaEC        

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik DbC  eda                                

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen    aea              

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 2 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y. ŞAHİN GÜNEŞ 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 5,64 5,59 9,87

Toplam: 120 54 17 49,75 41 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe BbABbCE  D  aCdDcBEcDCAdBDCCDADDADEADCEB

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal dCdcB     Eace CDDAd

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik DEC  AaBDCdBc  DB  CABEEACC             

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 11 0 92
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAHRAMAN 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 8 1 7,75 78 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 59 21 53,75 45 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe  EAeeCEA      e  cEd CcdBDdCD           

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal           E cDBCDDAE

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik DECC cCBDCdBEC DBeECABEEACCADAD EdBDCCBE

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen DcAae BAC B   ceccAb

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 19 5 3 26

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DELER 110 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 1 12 -2,00 -5 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 26 50 13,50 11 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe cebBa aec db  EBbeaceeADecDCb aDADeECDBc

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal  Ab BeEdbBCE a CaA e

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik ae  abA  d c         a       a c cbc    

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen d Bed dAed    Ceac e

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 10 8 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 2 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TEKKALAN 131 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 42 21 36,75 31 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe BceedCE B E B CbEcEceCAcBDCCDcDDADEADCEB

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal C  E d  eDECADaCDDA 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik   b  eC a EBa                           

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen    dC  A        eae 

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNER SÖKMEN 341 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 18,44 18,32 19,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,98 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,42 1,21 1,46

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,90 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,86 8,54 8,90

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 5,34 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,29 0,62 1,52

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,64 5,59 9,87

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,43 0,57 1,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,57 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,42 0,70

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,04 1,79 2,97

Toplam: 120 45 19 40,25 34 33,98 34,23 41,10

TYT Türkçe  AEBBeECAbB EaEBabeeCccDeADCCbDDAcAECDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal E dbc ECDB EBaACEADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik     B      c   E     E    C             

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen d    E A           e

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 2 1 17
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR PÜSKÜLLÜ 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 47 30 39,50 33 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe BdEd  ECeCc a aBcbdAbDADacDCCADDADAaCDeE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal E Cd  ECDBbE  dCEADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik          c DD b    cEE         D   ba C 

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen adcDBEdA aD   Cdd Be

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN CAN EGE 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 12 9,00 23 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 20 22 14,50 12 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe eEcBcC dcDaaBbeDbB   aAAcDCC            

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal d    ed  b     CDDA 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik       e         B        aC             

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen De da           eB  

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 19 5 2 26

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖĞEBAKA 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 49 21 43,75 36 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe BEAeACE aDEEaCCbEBEcDCAdeDCCbADDADEADCcB

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal CCAEBdEABaECADBCDDA 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik      dC a d  b  c d   a  C              

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen    d   e        e   

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 1 4 8
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA AKDOĞAN 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 44 22 38,50 32 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe BEAeAdE     aaebEBEcDCAccDCCbADDADEADCEB

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal CC EBdEeBeEaADBCDDA 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik D       a             a                 

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen  d a  aA Dc    beB C

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 21 7,75 19 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 19 37 9,75 8 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe aAEd   CebB   bcaadbCDbDeAbdCceccDdaCeBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal      cbebcaE   CdADc

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik                     ca                  

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen a  ea  e        CAae

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 19 8 11 42

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YEKTAŞ 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 7,08 5,59 9,87

Toplam: 120 24 33 15,75 13 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe BEeecdE     B  DEcbcDbcdBDCCDcbDecaAcCcB

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal ee EBdb e ECeDa     

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik DcdecAdd aE c         a                 

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 19 9 10 47

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 3 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M KEMAL ÖLÇEK 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 6 1 5,75 82 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 105 13 101,75 85 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe BEeBACEAaDEEBCCDccEADCAbcDCCbADDADEADCEc

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal dCdEBCE BDECADBCDDA 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik DECCEAbBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen DBAaCEBACDBADCACeBAC

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 3 2 1 67
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BALLI 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 33 42 22,50 19 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe BEeedCE     dCeebBEcedAAcDCCDADDADdAeCEa

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal edAccbEAabEdcaBCDDAd

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik abda                                    

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen eebc  aedaB  eeeeBbC

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 14 5 74

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MŞÜKRÜ TUNTAY 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 56 20 51,00 43 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe BEeBACEe D  B CbEBEbDCAceDCCDAeDADEADCEB

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal CCAEedEcBeECdaBCDDAE

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik DE   Ad D EeE   B E  B   C A    a       

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen  a d  B         eB d

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 5 0 42
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAT SOFUOĞLU 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 3 13 -0,25 -1 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 31 53 17,75 15 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe aEAedC      daabccEAebbABDbeDAbDADEdDecB

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal daccda  cbEa  aCceAa

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik bEe  cC D E cb  B  dA c  bCA            

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen Decdacc ebB DdbeDebe

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 11 8 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 4 3 33
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUREDDİN SOFUOĞLU 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 25 6,75 17 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 26 41 15,75 13 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe eAcaB abc abbaEBaaCddecDBeeadAaDADAdCeec

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal c ae dECbB     C ADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik  Cd  C  c  a     b BEbaA                

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen d c   aA         b e

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 8 11 42

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 3 4 25
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RULE KÖKOĞLAN 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 101 16 97,00 81 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe BEABACEABDEEcbCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEa

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal CdAEeCE BDECcDBCDDA 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik DECCbACBDCEBcCDDBBECABEEACCbbADCEABDCCBE

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen DcdaCEBAaDB DeACeBAC

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 18 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 3 3 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ KALKAN 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 38 22 32,50 27 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe BEABACd     BCCecBEbeCAABDCCacDDADdADCEB

Cevap Anahtarı A BEABACEABDEEBCCDEBEADCAABDCCDADDADEADCEB

TYT Sosyal  C E  E  bE e aCDeA 

Cevap Anahtarı A CCAEBCEABDECADBCDDAE

TYT Matematik DEad   da d           d  C   b          

Cevap Anahtarı A DECCEACBDCEBECDDBBECABEEACCADADCEABDCCBE

TYT Fen   Aaa           e   

Cevap Anahtarı A DBAECEBACDBADCACDBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 2 8
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM ERGÜT 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 1 4 0,00 0 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 7,08 5,59 9,87

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,70 0,57 1,23

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,18 0,80 1,04

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,17 0,42 0,70

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 3,05 1,79 2,97

Toplam: 120 54 25 47,75 40 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe edEB AECA    DcecDCAdecDBAbCCADDADAECDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal EACCecECDBCEdDeCEADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik b  e   E  C a e      a    C    a dbaE   

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC

TYT Fen a cDB CA B      CABe

Cevap Anahtarı B EABDBECAABDCCDCACABD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 19 17 2 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
PROBLEMLER 12 1 2 8
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 1 0 50
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328026 - TYT 40 SEANS 6.Deneme

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TİR YAKİ 0 MZ

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 19,98 18,32 19,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,80 1,27 1,57

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,37 1,21 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,23 2,55 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 3,39

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,93 8,54 8,90

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 5,67 4,97 8,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,62 1,52

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 7,08 5,59 9,87

Toplam: 120 44 24 38,00 32 39,05 34,23 41,10

TYT Türkçe BAEBd ECACBdE EBcbCAdDcDcde CbDDADAECDBE

Cevap Anahtarı B BAEBBAECACBEEDEBEDCACDADBADCCADDADAECDBE

TYT Sosyal EdCCccbdbcCEBDACaADD

Cevap Anahtarı B EACCBAECDBCEBDACEADD

TYT Matematik  a D aA  d a  eE   B   b     D          

Cevap Anahtarı B CCEDBCAEBECDDDCECEBBEEBAACCAADCDDBAEEBCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 19 13 5 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 1 0
PROBLEMLER 12 1 2 8
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

