
SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL YALIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 154,633 201,160 6 47 47 170 8770

SAY 174,658 247,570 5 30 30 160 8131

EA 152,405 217,290 5 44 44 172 8945

Katılımlar: 8 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 5 -1,25 -21 0,06 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 11 -0,75 -4 -0,81 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,50 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,66 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 25 1,75 4 1,41 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,06 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 0 8 -2,00 -18 -0,31 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 11 -0,75 -2 -0,25 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 6,72 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 0,63 3,06

Matematik 40 1 4 0,00 0 9,47 2,81 13,04

Fizik 14 3 3 2,25 16 5,16 1,39 4,08

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 3,47 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,72 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 3 5 1,75 4 11,34 2,62 10,36

Toplam: 280 54 64 38,00 14 72,31 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 eabe bda   dbe  ccaaadEDbDcBadDCeecAb aB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 Bdb  d    D bcbeccea                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik  a     E    b  dd                       

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri  c  C   aeB  De a                       

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 4 0
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR SEHER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 118,565 201,160 8 73 73 213 9504

SAY 126,250 247,570 8 77 77 217 9593

EA 119,963 217,290 8 67 67 207 9504

Katılımlar: 8 78 78 220 9766

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,06 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 13 -0,25 -1 -0,81 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,50 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,66 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 27 4,25 11 1,41 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 9 -1,25 -11 0,06 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 8 -1,00 -9 -0,31 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 17 -2,25 -6 -0,25 1,92 2,70

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 5,16 1,39 4,08

Kimya 13 1 4 0,00 0 3,47 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,72 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 11,34 2,62 10,36

Toplam: 280 28 101 2,75 1 72,31 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 CDbcaAae d beeEeCcbdEaeecbCBedEedCEabceb

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 ddbddA aadb bcaacaEdc                         

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Fen Bilimleri c a      e    caad D                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 7 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 3 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN İŞLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 155,998 201,160 5 45 45 167 8693

SAY 168,783 247,570 6 40 40 172 8559

EA 146,348 217,290 6 49 49 184 9134

Katılımlar: 8 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,06 0,60 1,54

Edebiyat 18 1 8 -1,00 -6 -0,81 1,25 3,05

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,50 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,66 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 20 2,00 5 1,41 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 0,06 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 -0,31 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 11 1,25 3 -0,25 1,92 2,70

Matematik-2 30 4 18 -0,50 -2 6,72 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 0,63 3,06

Matematik 40 4 18 -0,50 -1 9,47 2,81 13,04

Fizik 14 4 7 2,25 16 5,16 1,39 4,08

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,47 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,72 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 11,34 2,62 10,36

Toplam: 280 59 93 35,75 13 72,31 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 eeDed        e  cbbdadEebbcBadD   cAbcEB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 ddbbdEebA e    CabeD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik eaddbB c  bE acAed  becab cE c          

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri dcadCcADddB        c                    

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 1 0
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 4 0 3 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
H Y 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 136,400 201,160 7 60 60 199 9338

SAY 152,745 247,570 7 57 57 196 9190

EA 132,048 217,290 7 58 58 198 9400

Katılımlar: 8 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,06 0,60 1,54

Edebiyat 18 0 12 -3,00 -17 -0,81 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,50 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,66 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 27 0,25 1 1,41 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,06 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 0 4 -1,00 -9 -0,31 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 9 -0,25 -1 -0,25 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 6,72 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,75 0,63 3,06

Matematik 40 1 4 0,00 0 9,47 2,81 13,04

Fizik 14 0 0 0,00 0 5,16 1,39 4,08

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,47 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,72 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 11,34 2,62 10,36

Toplam: 280 38 64 22,00 8 72,31 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 bbbEaAc d   c  ddacbdeabccCdDaEcdCbcEbad

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2    dCbeDd bce c  e                            

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik c  Eba         d                        

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri                   b                     

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 5 0
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M KEMAL ÖLÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,125 201,160 1 11 11 40 2651

SAY 402,355 247,570 1 1 1 5 623

EA 282,195 217,290 1 5 5 18 1241

Katılımlar: 8 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 6,72 2,18 9,98

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,75 0,63 3,06

Matematik 40 33 4 32,00 80 9,47 2,81 13,04

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,16 1,39 4,08

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,47 0,78 3,57

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 2,72 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 11,34 2,62 10,36

Toplam: 280 167 28 160,00 57 72,31 47,82 87,11

Matematik DDEACa  DDAEEBBABBCACD CACbbAcBCDCCBBBAD

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri EDECaEADBABACcDcEDCABCDACBEAaCdEBCBeEBDc

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 3 0 75
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 4 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET KALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,360 201,160 2 16 16 50 3691

SAY 232,563 247,570 4 9 9 74 4433

EA 210,978 217,290 4 16 16 84 5278

Katılımlar: 8 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 0,06 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 14 -1,50 -8 -0,81 1,25 3,05

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,50 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,66 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 28 3,00 8 1,41 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,06 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 -0,31 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 16 0,00 0 -0,25 1,92 2,70

Matematik-2 30 7 22 1,50 5 6,72 2,18 9,98

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 2,75 0,63 3,06

Matematik 40 8 27 1,25 3 9,47 2,81 13,04

Fizik 14 5 8 3,00 21 5,16 1,39 4,08

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 3,47 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,72 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 11,34 2,62 10,36

Toplam: 280 112 112 84,00 30 72,31 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 edbedbdadcecEe  cbdaadEeCbcBaeDCeAEAbcaB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 ddbceaeEeeDdbcdeEceD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik eadddBaEDDdabacddcaebaECcacEb eCbda    a

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri dDcaCceDaeBe DcdEcac                    

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 6 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 1 3 25
İNTEGRAL 4 1 3 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 2 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET KALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,960 201,160 3 21 21 61 4461

SAY 347,638 247,570 2 4 4 27 1717

EA 247,120 217,290 2 8 8 43 2916

Katılımlar: 8 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 20 8 18,00 60 6,72 2,18 9,98

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,75 0,63 3,06

Matematik 40 27 8 25,00 63 9,47 2,81 13,04

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,16 1,39 4,08

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,47 0,78 3,57

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 2,72 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 11,34 2,62 10,36

Toplam: 280 141 46 129,50 46 72,31 47,82 87,11

Matematik DDAECC D baBEEcBBdBCebDACbaAEBADCCCBB   

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri EeEDAbCEBABADCADeAEbDeBCBEaAAcaCBeBCaEBD

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 2 2 50
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 2 0 50
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 2 0 67

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 3 1 75
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RULE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,500 201,160 4 28 28 88 5968

SAY 313,948 247,570 3 6 6 41 2428

EA 214,465 217,290 3 14 14 82 5008

Katılımlar: 8 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 15 9 12,75 43 6,72 2,18 9,98

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,75 0,63 3,06

Matematik 40 21 12 18,00 45 9,47 2,81 13,04

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,16 1,39 4,08

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,47 0,78 3,57

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,72 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 11,34 2,62 10,36

Toplam: 280 120 54 106,50 38 72,31 47,82 87,11

Matematik DD E dBD Ab  Ee eCBaeEeACEbAEacDCCC dBaA

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri ECEDADCdBABAbCeDCAEDDdBCBEeAdc CBeBdBEBe

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 1 3 25
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 2 2 50
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 1 33

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 4 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH BABACAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 132,388 201,160 19 62 62 201 9393

SAY 154,575 247,570 18 56 56 195 9138

EA 131,965 217,290 18 59 59 199 9404

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 7 -0,75 -7 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 15 -1,75 -4 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 4 17 -0,25 -1 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 4 17 -0,25 -1 2,26 2,81 13,04

Toplam: 280 32 44 21,00 8 55,84 47,82 87,11

Sosyal-2 bcad A ebdbeddbE ede                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik aeddede   acd  dd c AbD C aebB          

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN BİLGİLİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,208 201,160 6 15 15 48 3311

SAY 390,288 247,570 1 2 2 6 844

EA 286,173 217,290 1 3 3 15 1086

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 8 1 7,75 78 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 35 2 34,50 86 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 10 3 9,25 66 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 11 2 10,50 81 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 159 30 151,50 54 55,84 47,82 87,11

Matematik DDAECCBD ADBEEbBBCBCA DACECAEBA CCCBBBDb

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri dC DeDCEaABADCcDCAEDDABCBbCAAECCeBdCB cD

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 3 1 75
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 2 1 50
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN BİLGİLİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,310 201,160 3 9 9 32 2217

SAY 221,988 247,570 5 11 11 82 4828

EA 220,115 217,290 5 11 11 76 4636

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 5 13 1,75 10 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 26 6,50 16 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 7 -0,75 -7 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 16 -1,00 -3 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 2 26 -4,50 -15 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 9 -2,25 -23 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 2 35 -6,75 -17 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 4 9 1,75 13 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 117 111 89,25 32 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 bee dAEbeCCccbEeCdcbdeabcaCaDBcAdCbcEAdc

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 beadaADcdebcd baAede                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik aecdbde ddaccEbddecadba Ccaebd edbacadeb

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri bdccAe EBdaeDbceCbca                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 4 6 40
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 4 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 3 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 3 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 4 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR PÜSKÜLLÜ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 140,225 201,160 18 57 57 195 9278

SAY 155,838 247,570 16 54 54 193 9105

EA 132,350 217,290 17 57 57 197 9395

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 4 12 1,00 6 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 30 0,50 1 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 7 -0,75 -7 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 15 0,25 1 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 2 11 -0,75 -3 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 3 11 0,25 1 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 2 7 0,25 2 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 3 12 0,00 0 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 54 118 24,50 9 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 eaDeaddaeDcdEc  ccCdddaDbbcebdDeeAcbaacB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 ddbeeaBbAcD bBeecbce                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik  ad deb D d  ac      eE d  c   C        

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri dDEd ac aca   cAaeae                    

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 5 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 113,758 201,160 23 76 76 216 9574

SAY 138,730 247,570 22 69 69 209 9460

EA 101,713 217,290 23 77 77 217 9605

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 1 11 -1,75 -10 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 0 9 -2,25 -23 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 31 -5,75 -14 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 5 -0,25 -2 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 10 1,50 4 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 5 -1,25 -3 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 28 80 8,00 3 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 edbbcaab  d  ee Ddaaed abbcabde dbcbacdB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 a beCaB eD  b  bccbD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik                  e        b             

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri     d    ea   c   a                     

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 3 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 158,003 201,160 14 42 42 162 8501

SAY 170,110 247,570 14 39 39 171 8474

EA 151,343 217,290 16 45 45 175 8990

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 1 14 -2,50 -14 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 27 3,25 8 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 7 -0,75 -7 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 14 0,50 1 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 3 3 2,25 6 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 54 70 36,50 13 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 deeEdAdaBde   ceddccdeabEeCdDBEedCbcbAab

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 beadCAD cebed bccedC                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik                   e                     

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri        Ea     caCA                      

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 7 10
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFECAN ÖLÇEK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,818 201,160 12 35 35 135 7252

SAY 173,843 247,570 12 32 32 162 8204

EA 165,058 217,290 12 34 34 149 8278

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 11 -0,75 -4 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 23 5,25 13 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 7 -0,75 -7 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 15 0,25 1 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 1 4 0,00 0 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 58 60 43,00 15 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 bee dAbce     EbCeccabaaceCaDBEAdCbcEAdb

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 bAddeADebabdd baAedb                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik a           b  d      a C               

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri        E                                

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 5 10
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFECANÖÖLÇEK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,099 201,160 8 19 19 57 4137

SAY 166,159 247,570 15 43 43 176 8699

EA 201,422 217,290 8 19 19 98 5906

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 10 18,50 46 4,71 5,08 7,37

Toplam: 280 61 40 50,91 18 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ACDAdEBCCceA A  e C B  cCbE ce CeAEAEBEe

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 3 3 30
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 1 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 167,300 201,160 13 36 36 138 7598

SAY 175,983 247,570 11 28 28 157 8003

EA 161,760 217,290 13 36 36 153 8493

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 14 -1,50 -8 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 26 4,50 11 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 14 0,50 1 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 1 4 0,00 0 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 2 0 2,00 5 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 59 65 42,75 15 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 bee cAdaeC de EbadcbdeaaceCBDBEcdCbcEAad

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 bbadaAD debcd ecACde                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik a        e c    a          A            

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri        E         A                      

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 6 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 284,163 201,160 1 2 2 7 668

SAY 170,648 247,570 13 38 38 170 8446

EA 217,855 217,290 6 12 12 77 4789

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 10 6 8,50 47 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 24 10 21,50 54 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 1 3 0,25 1 2,26 2,81 13,04

Toplam: 280 91 45 79,75 28 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 CDbccAbca CADA bCBeEECBc DCdD EAcCEBEABE

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 CAbB AaDcBEBAaDdACECBDca BD cAE   BCDAcd      

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik cD   b e                                

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 4 4 40
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 3 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 2 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKASIM ASKAROĞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,115 201,160 5 14 14 47 3247

SAY 230,160 247,570 4 10 10 78 4532

EA 216,648 217,290 7 13 13 79 4858

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 4 14 0,50 3 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 29 3,75 9 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 8 -1,00 -9 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 17 -1,25 -3 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 5 20 0,00 0 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 6 29 -1,25 -3 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 5 8 3,00 21 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 5 13 1,75 4 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 114 112 86,00 31 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 eCbedbdabbecEecBcbdaaEEeCbcBcdDCeAbAbcdc

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 ddbceaebeDDabcdbcaeD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik eadcd aED bEaacddc ebbE Aaba cdCbdaedcbe

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri dDcaCceDaeBe Dcdba c                    

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 7 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 1 3 25
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 3 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 3 0
TRİGONOMETRİ 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKASIM AŞKAROĞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,005 201,160 7 18 18 54 3879

SAY 381,995 247,570 2 3 3 10 996

EA 266,915 217,290 3 6 6 25 1917

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 8 1 7,75 78 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 31 3 30,25 76 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 12 2 11,50 82 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 12 0 12,00 92 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 151 35 142,25 51 55,84 47,82 87,11

Matematik DDAE CBD AD EEABBdBCAE eCE AEBADeCCBBBD 

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri ECEDcDCdBABADCADCAEDD BCBECAddaeBBaCBbBD

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 3 0 75
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 3 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 4 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 1 1 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,493 201,160 11 26 26 84 5674

SAY 207,508 247,570 7 15 15 100 5526

EA 176,615 217,290 11 29 29 123 7503

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 1 17 -3,25 -18 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 30 2,50 6 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 8 -1,00 -9 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 17 -1,25 -3 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 3 24 -3,00 -10 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 4 25 -2,25 -6 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 4 2 3,50 25 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 2 3 1,25 10 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 6 5 4,75 12 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 91 109 63,75 23 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 beedaAbaeCedcbcedacbaeaacDCaDBEAdebcEAdc

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 bbadeAacEebcdbbcAedb                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik ac deddbbd cca ddCeaeEacCbacbdA     a   

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri ba DA  EB     AbC aa                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 9 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 1 3 25
İNTEGRAL 4 1 3 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 1 0 25
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 1 2 25
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 264,570 201,160 2 4 4 17 1092

SAY 221,093 247,570 6 12 12 86 4869

EA 284,853 217,290 2 4 4 16 1140

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 27,75 69 4,71 5,08 7,37

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 9 6 7,50 19 2,26 2,81 13,04

Toplam: 280 107 47 95,25 34 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 CDAEBAbcdCCA AbAeBeEECBDbDCBDBceACEBEABE

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Matematik cDAab  D AaBEdAcB B                     

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 4 5 40
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERENAY ÇALIŞKAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,930 201,160 17 48 48 171 8816

SAY 181,568 247,570 10 23 23 142 7563

EA 153,673 217,290 15 42 42 167 8887

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 4 13 0,75 4 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 31 0,25 1 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 0 9 -2,25 -20 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 15 -1,75 -4 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 4 18 -0,50 -2 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 4 18 -0,50 -1 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 4 7 2,25 16 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 5 12 2,00 5 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 71 119 41,25 15 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 eabedbdaebBcEbc cbCdadEebacBbaDedAcAbeac

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 adbbbaeb  c bBbbcceD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik  adddeCEbDd b cddc cbbde   Eb           

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri Ec eCE aaeBe ecdbeCb                    

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 6 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 4 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M KEMAL ÖLÇEK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,260 201,160 4 10 10 33 2219

SAY 248,415 247,570 3 8 8 69 3949

EA 231,050 217,290 4 9 9 62 3908

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 15 -0,75 -4 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 28 5,00 13 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 10 -1,50 -14 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 8 -1,00 -9 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 18 -2,50 -6 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 4 25 -2,25 -8 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 9 -2,25 -23 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 4 34 -4,50 -11 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 5 9 2,75 20 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 3 3 2,25 17 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 127 109 99,75 36 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 beecdAdceCCdabEedacddeabceCaDBEAdCbcEAdc

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 beadeAecaebeddbcAede                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik aedd deabdaccEbddecaAbacCcaebBcbdbeca eb

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri ddccAeeEBdaeDCcDCbEe                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 3 7 30
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 1 3 25
İNTEGRAL 4 1 3 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 4 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 4 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZİME SABANCI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 121,055 201,160 22 70 70 210 9492

SAY 132,410 247,570 23 71 71 211 9531

EA 115,613 217,290 21 70 70 210 9530

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 4 -1,00 -17 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 10 -0,50 -3 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 23 1,25 3 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 13 -0,25 -1 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 25 73 6,75 2 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 c ceb aa   A c  ccadBdbb acBdcDCdc AbeEc

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 dabe  abeDccD  eaacD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik      e                                  

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri          ea                             

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 2 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAT SOFUOĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 131,288 201,160 20 63 63 202 9409

SAY 142,775 247,570 20 66 66 206 9402

EA 125,353 217,290 20 62 62 202 9469

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 2 9 -0,25 -1 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 3 9 0,75 2 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 1 11 -1,75 -13 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 13 -3,25 -25 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 3 35 -5,75 -14 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 40 108 13,00 5 55,84 47,82 87,11

Matematik bDba    cb a b e d    D          C      

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri dbcDeDadce ceddcebacDecdec cdbddcededcac

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 1 0 25
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 1 3 25
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAT SOFUOĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 155,468 201,160 16 46 46 168 8723

SAY 146,340 247,570 19 63 63 203 9354

EA 130,038 217,290 19 60 60 200 9419

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 15 -1,75 -10 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 30 1,50 4 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 11 6,25 16 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 3 14 -0,50 -2 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 3 16 -1,00 -3 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 1 13 -2,25 -16 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 3 3 2,25 17 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 4 16 0,00 0 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 59 137 24,75 9 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 bcedadEccebdD ceddccaeabcaCBDBEbdCbecbcE

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 bedBCcDeEBcBeEccAddC                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik bab ddce   B  cd C b   bCabc  b  b      

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri dbccdeddcedeDdAcCeEc                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 7 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 3 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 2 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 4 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR KURT 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 122,398 201,160 21 68 68 208 9485

SAY 138,883 247,570 21 68 68 208 9457

EA 111,980 217,290 22 72 72 212 9555

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 12 -1,00 -6 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 30 -1,50 -4 4,71 5,08 7,37

Matematik-2 30 2 15 -1,75 -6 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 2 15 -1,75 -4 2,26 2,81 13,04

Toplam: 280 30 76 11,00 4 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 dcecadaDcaC    bbdcbdeebccbdDBEbddacbAdb

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Matematik ac bbdc bccdE  d bed  D b               

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 5 20
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RULE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,438 201,160 9 22 22 69 4943

SAY 202,898 247,570 8 16 16 103 5768

EA 185,400 217,290 9 24 24 110 6926

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 12 0,00 0 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 27 3,25 8 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 15 0,25 1 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 3 18 -1,50 -5 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 7 -1,75 -18 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 3 25 -3,25 -8 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 4 8 2,00 14 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 2 4 1,00 8 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 93 111 65,25 23 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 beAddAbc CC c EcdacbdeabceCaDaEAdebccAdc

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 beddaAea BbBddbcAede                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik aeddCdeadd ac   d     acCcaebBccdb c  eb

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri ddE cedEBAaec cDCeba                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 3 5 30
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 3 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 4 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 1 2 25
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ KAL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 156,075 201,160 15 44 44 166 8688

SAY 155,603 247,570 17 55 55 194 9111

EA 154,020 217,290 14 41 41 166 8874

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 5 -1,25 -21 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 6 9 3,75 21 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 23 6,25 16 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 7 -0,75 -7 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 15 -0,75 -2 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 1 4 0,00 0 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 48 72 30,00 11 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 eabed abdc AEA  cbbCBEbeCccaddDCeb AbcEB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 ddee adEdDe aceeaceD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik  ad    E  c      c                      

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri          e    c                         

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 4 20
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KALKAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,673 201,160 10 23 23 74 5226

SAY 190,490 247,570 9 19 19 125 6649

EA 181,795 217,290 10 25 25 112 7185

Katılımlar: 23 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 12 0,00 0 0,78 1,25 3,05

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,60 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,08 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 23 3,25 8 4,71 5,08 7,37

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 0,52 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 8 -1,00 -9 0,20 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,15 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 13 2,75 7 1,01 1,92 2,70

Matematik-2 30 6 18 1,50 5 1,84 2,18 9,98

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,42 0,63 3,06

Matematik 40 6 20 1,00 3 2,26 2,81 13,04

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 1,47 1,39 4,08

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 1,17 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,46 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 3,10 2,62 10,36

Toplam: 280 81 91 58,25 21 55,84 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 beec Ad cCaA  EebacbdecbceCdDB  d b EAac

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 eeCdCAe EBbcddbaAddb                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik ae d de bd cdEbddec AEaACcae B     ca   

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri cdcc D ded        b                     

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 5 20
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 2 2 50
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 4 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİME BOSTANCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 127,740 201,160 1 66 66 206 9443

SAY 131,330 247,570 1 72 72 212 9551

EA 122,820 217,290 1 65 65 205 9488

Katılımlar: 3 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 -0,67 0,60 1,54

Edebiyat 18 4 10 1,50 8 -1,00 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,00 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 -0,67 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 23 4,25 11 -0,33 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 0,17 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 0 3 -0,75 -7 -0,75 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 -0,25 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 9 -1,25 -3 -0,83 1,92 2,70

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 -1,67 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,63 3,06

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 -1,67 2,81 13,04

Toplam: 280 26 70 8,50 3 4,58 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 becdBdb Ba c bEdbdcca BDcbCBeBa A b cAdc

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 ec  aeDc a     a  ce                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik c edbe                                  

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 5 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 1 33
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİDİYE DOĞRU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 112,138 201,160 2 77 77 217 9594

SAY 129,258 247,570 3 74 74 214 9573

EA 100,113 217,290 3 78 78 218 9606

Katılımlar: 3 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 -0,67 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 16 -2,00 -11 -1,00 1,25 3,05

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,00 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 -0,67 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 35 -3,75 -9 -0,33 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 0,17 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 10 -1,50 -14 -0,75 0,71 1,04

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 -0,25 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 21 -1,25 -3 -0,83 1,92 2,70

Matematik-2 30 3 27 -3,75 -13 -1,67 2,18 9,98

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,00 0,63 3,06

Matematik 40 5 35 -3,75 -9 -1,67 2,81 13,04

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 1,39 4,08

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 -0,50 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 6 -1,50 -4 -0,50 2,62 10,36

Toplam: 280 47 170 4,50 2 4,58 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 beeacedcBdCbebccaccbdeabcbbBaBEddedccbac

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 eeCcbADedecccccdddddBbbbb                     

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik aaAaaeeeEecccccdddddbbbbbcdcEebcadCceebA

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri               bbbbbe                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 8 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 4 0
İNTEGRAL 4 0 4 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 1 3 25
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 3 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABAH HANEFİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 108,820 201,160 3 78 78 218 9604

SAY 129,438 247,570 2 73 73 213 9572

EA 102,790 217,290 2 76 76 216 9603

Katılımlar: 3 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 -0,67 0,60 1,54

Edebiyat 18 1 14 -2,50 -14 -1,00 1,25 3,05

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,00 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 -0,67 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 26 -1,50 -4 -0,33 5,08 7,37

Toplam: 280 13 49 0,75 0 4,58 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 dbcEdbacabb e  dbabbaadDcb BDBabb bc    

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 8 0
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHMAN DİP 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,173 201,160 5 7 7 28 1909

SAY 184,743 247,570 8 21 21 135 7282

EA 202,458 217,290 7 18 18 96 5850

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 4 4 3,00 17 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 10 14,50 36 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 12 15,00 38 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 4 1 3,75 9 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 2 1 1,75 13 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 3 1 2,75 7 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 83 49 70,75 25 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ACDAcEcC D  d c  A  eE  eDE EBeCc aA BbB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 Be  d aEA a DBcCEEcbCd a   cEADa cDBCACE      

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik DD A  C c                               

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri   aC   D                        B       

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 2 20
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 3 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHMAN DİP 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 150,920 201,160 27 51 51 179 8979

SAY 171,863 247,570 18 35 35 166 8340

EA 143,013 217,290 27 50 50 185 9210

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 5 -1,25 -21 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 13 -1,25 -7 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 30 -1,50 -4 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 14 1,50 4 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 2 6 0,50 2 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 2 6 0,50 1 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 55 77 35,75 13 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 edbbd Bab dcce  cbddaaEebacaaeDCeAcAbcac

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 adbcaaBEeeD eBbbcaeD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik cad eBdE  b                             

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri          eB   a                         

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 6 0
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 1 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KURTOĞLU 974 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 260,845 201,160 3 5 5 19 1199

SAY 219,115 247,570 3 13 13 88 4958

EA 298,185 217,290 2 2 2 12 659

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 -1,25 -21 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 7 2,25 6 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 17 3 16,25 41 2,34 2,81 13,04

Toplam: 280 101 45 89,75 32 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 CDAcaAEDBCCADAcACBDEECBDEDCBDdEAdCEBEABb

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2            BcbD  CE               ceadc       

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik DDAECCBDcADBbEABBdBC                    

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 9 1 90
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KURTOĞLU 974 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,120 201,160 15 30 30 99 6658

SAY 172,535 247,570 16 33 33 164 8295

EA 161,320 217,290 20 37 37 154 8518

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 15 -0,75 -4 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 29 3,75 9 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 13 2,75 7 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 2 10 -0,50 -2 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 2 10 -0,50 -1 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 66 84 45,00 16 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 beecaeEbedCbabEbdacbdeabceCaDBEAdCbcEAdc

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 dAddeAceEBbcd eaAedC                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik ae bC  c d c   d C db      c            

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri E      a       ae                       

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 3 7 30
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 1 0 25
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE UĞURLU 1070 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 151,883 201,160 25 49 49 175 8941

SAY 172,093 247,570 17 34 34 165 8324

EA 148,835 217,290 26 48 48 180 9069

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 5 -1,25 -21 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 4 10 1,50 8 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 25 3,75 9 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 12 0,00 0 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 2 6 0,50 2 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 2 6 0,50 1 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 5 4 4,00 29 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 56 86 34,50 12 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 e bcdbda  BdEd  ccCaadEcbDcBaaDeeAEAbcac

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 ddeeaae d D e  eEceD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik       e c       ceC  c    cE            

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri EaEadd D AB   e E ac                    

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 3 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DANAZOR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,590 201,160 16 31 31 100 6775

SAY 327,198 247,570 1 5 5 35 2156

EA 226,095 217,290 4 10 10 71 4251

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 7 0 7,00 70 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 28 3 27,25 68 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 11 3 10,25 73 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 10 2 9,50 73 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 116 43 105,25 38 44,27 47,82 87,11

Matematik DDAE CBD AD bE  eCBCA DACEaAEBADCCCB  D 

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri dCEDADCEBdBAaCAaCAdDDABCBE AAE aBeB aa  

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 3 0 75
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 3 1 75
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 2 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 1 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 2 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DANAZOR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,833 201,160 11 24 24 81 5563

SAY 201,533 247,570 6 18 18 108 5841

EA 178,158 217,290 12 26 26 119 7408

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 13 -0,25 -1 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 29 1,75 4 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 11 2,25 6 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 4 12 1,00 3 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 4 16 0,00 0 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 5 8 3,00 21 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 86 100 61,00 22 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ebbedEdaCbecEe  cbddcaEcCbcBadDdeccAceaB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 ddbb aB eDD e AecdeD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik eadcdBCED e bacddc            e bda     

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri dbEdCceDaeBe DcbcbCc                    

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 5 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU KOÇAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,258 201,160 14 29 29 98 6586

SAY 176,183 247,570 13 27 27 156 7981

EA 170,588 217,290 17 32 32 134 7890

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 12 0,00 0 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 26 4,50 11 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 13 0,75 2 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 2 6 0,50 2 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 2 6 0,50 1 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 4 -1,00 -3 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 64 68 47,00 17 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 eebedbda bBc bc cbCaadEcCbcBadDCeAEAbcaB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 d bedaa cDD ecAecaeD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik  ad     b c    Ad    a     E            

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri          ec   c   a                     

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 5 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU KOÇAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 159,030 201,160 23 41 41 161 8437

SAY 174,913 247,570 14 29 29 159 8118

EA 153,370 217,290 23 43 43 170 8904

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 9 -2,25 -6 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 47 30 39,50 14 44,27 47,82 87,11

Matematik  c      c                               

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri         a   e              be e add   c 

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DÖNMEZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,839 201,160 7 12 12 44 3060

SAY 202,114 247,570 5 17 17 107 5813

EA 250,092 217,290 3 7 7 39 2770

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 14 0 14,00 78 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 1 22,75 57 6,52 5,08 7,37

Matematik-2 30 13 1 12,75 43 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 13 1 12,75 32 2,34 2,81 13,04

Toplam: 280 76 32 67,91 24 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 CDAcBAEDBC AD E C DEECBD         C  EAB 

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Matematik DDAE  BD   BEE   bB    A   AE           

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 7 0 70
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F NISA TAŞKIRAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,359 201,160 8 13 13 45 3088

SAY 179,554 247,570 10 24 24 148 7728

EA 198,640 217,290 8 20 20 99 6095

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 18 13,50 34 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 11 9,25 23 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 5 1 4,75 12 2,34 2,81 13,04

Toplam: 280 75 60 59,91 21 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ACDAEEBCCDd beaBeeCaBEc  bdaaBcbb EAbebB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 Beeb c b  DEaBcbEd DCe     B      DBCA c      

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik D E     D   E  c B                      

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 4 4 40
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 1 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 0 50
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,425 201,160 12 25 25 82 5597

SAY 160,890 247,570 27 49 49 188 8919

EA 174,683 217,290 15 30 30 124 7604

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 9 0,75 4 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 17 11,75 29 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 7 3,25 8 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,34 2,81 13,04

Toplam: 280 55 53 41,75 15 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ACDAEEcbec ccA   eC  dEeCDbdaeceb EAEBEe

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 BadACb b acdD   E                             

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik  D                                      

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 5 0
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 141,615 201,160 31 55 55 193 9255

SAY 158,765 247,570 29 51 51 190 8996

EA 124,223 217,290 35 63 63 203 9479

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 15 -1,75 -10 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 34 -3,50 -9 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 8 4,00 10 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 1 4 0,00 0 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 46 78 26,50 9 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ebDedbceebadEcc cbdacdEabccBbdeeedcAbcae

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 ddbe daE DD bB eE  D                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik  ad e  E                    d           

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri a   C    e    c                         

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 7 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FENERBAHÇE 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 138,435 201,160 34 59 59 198 9317

SAY 150,380 247,570 33 59 59 198 9264

EA 137,565 217,290 29 52 52 192 9309

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 4 4 3,00 17 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 10 4,50 11 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 5 -0,25 -2 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 5 -1,25 -21 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 14 -0,50 -1 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 2 1 1,75 4 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 36 63 20,25 7 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ACecdcc  D   A   eC e Ee D         b   a

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2        b     ac  E ade    cecdea ceB A        

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik aD                              D       

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri             C     e         e           

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 0 10
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FENERBAHÇE 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 143,700 201,160 28 52 52 190 9203

SAY 141,940 247,570 39 67 67 207 9410

EA 134,873 217,290 32 55 55 195 9358

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 4 12 1,00 6 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 25 3,75 9 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 12 2,00 5 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 1 1 0,75 2 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 5 -1,25 -3 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 39 79 19,25 7 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 eeDcd aedb AaAe cbbaBdEeCccBbdbde  AEcEa

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 eCbdede c eED ceEaeD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik  a                         E            

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri     e    e    a d b                     

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 6 10
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN SARI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,350 201,160 21 38 38 142 7911

SAY 171,403 247,570 19 36 36 167 8366

EA 162,355 217,290 19 35 35 152 8448

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 15 -0,75 -4 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 29 3,75 9 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 16 0,00 0 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 2 8 0,00 0 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 64 90 41,50 15 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 bceEcAdeeeCAcbEcdacbcecbccCaDBEAdebccAdc

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 bcadeAeDbebcdbaEAedb                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik aed       b d A  C   c  e    e          

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri  a D   ae      a  de                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 8 20
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 1 1 25
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KALBEN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,861 201,160 9 17 17 53 3810

SAY 166,159 247,570 23 43 43 176 8699

EA 187,520 217,290 11 23 23 108 6803

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 14,00 35 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 3 8 1,00 9 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 25 5,75 14 3,21 1,92 2,70

Toplam: 280 70 71 52,16 19 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ACDdEcBCdDa cebaeA CBEE aDbeEB dbA Aae B

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 Bb AeadEbcDceBcabEcaCe aa DcEAeaaeecdACc      

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 6 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 3 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 1 50
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER AKDOĞAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 122,195 201,160 39 69 69 209 9487

SAY 126,808 247,570 41 76 76 216 9592

EA 105,380 217,290 41 75 75 215 9598

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 4 14 0,50 3 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 31 0,25 1 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 17 3,75 9 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 1 4 0,00 0 2,34 2,81 13,04

Toplam: 280 30 103 4,25 2 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 dcddcbdcebdADbbedaacdaBDaaaeDcE debdcAcE

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 eeCaCdcaEBcBbdedcCEeBcaab                     

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik   b   d  A  c      b                    

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 9 10
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M ENES SAHYUN 1032 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 117,680 201,160 41 74 74 214 9516

SAY 144,583 247,570 38 65 65 205 9383

EA 109,180 217,290 40 74 74 214 9578

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 5 4 4,00 10 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 3 11 0,25 2 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 5 21 -0,25 -1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 28 73 9,75 3 44,27 47,82 87,11

Matematik c  ce         e               ADCCC     

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri decbebaEcAdecC             beba ddcdBEce

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 2 0 50
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 4 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M ENES SAHYUN 1032 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 120,640 201,160 40 71 71 211 9494

SAY 152,508 247,570 32 58 58 197 9198

EA 125,445 217,290 34 61 61 201 9468

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 11 0,25 1 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 28 1,00 3 6,52 5,08 7,37

Matematik-2 30 6 9 3,75 13 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 6 10 3,50 9 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 3 6 1,50 11 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 37 95 13,25 5 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 Aacbcdceee  ab B dbadEEeCbbBcaaabcdcEeEe

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Matematik  addC dEaDd    AdB   ec A     e         

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri cDaeCaeD e    eAE ed                    

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 4 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 1 3 25
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 1 0 50
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,478 201,160 13 27 27 85 5676

SAY 157,868 247,570 30 52 52 191 9027

EA 178,055 217,290 13 27 27 120 7421

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 7 -0,75 -7 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 9 -1,25 -11 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 24 0,00 0 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 0 6 -1,50 -5 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 2 6 0,50 1 2,34 2,81 13,04

Toplam: 280 60 77 40,75 15 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 CDbcBAdD CabDAcAeBbEcCBabDde     CEBbAdE

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 a  cbceD aadcded ecCebcb a  D ac aB DdEa      

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik ce bda        e                D  C     

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 5 4 50
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,913 201,160 22 39 39 145 8151

SAY 167,408 247,570 22 42 42 175 8632

EA 165,528 217,290 18 33 33 148 8248

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 13 -0,25 -1 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 23 8,25 21 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 6 -0,50 -5 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 14 -0,50 -1 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 3 6 1,50 4 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 2 0 2,00 5 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 55 75 36,25 13 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 abe BAceBda b EbCdcbdeabEDCeDBEAdCaccAac

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 b ddaAeDbeac  bcAeda                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik a     BD   ed      C     abe            

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri        E        C                       

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 7 20
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MOLLAHASAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 124,255 201,160 38 67 67 207 9474

SAY 145,348 247,570 37 64 64 204 9371

EA 116,598 217,290 39 69 69 209 9526

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 10 -0,50 -3 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 16 -2,00 -5 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 11 0,25 1 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,34 2,81 13,04

Toplam: 280 25 43 14,25 5 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 beeaabdbedC a cedacE                    

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 beddeAeDae     Ebe d                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik a     e                                 

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 8 10
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAMMED TOPAL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,733 201,160 18 33 33 126 6884

SAY 181,940 247,570 9 22 22 141 7532

EA 160,088 217,290 22 40 40 158 8588

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 16 -2,00 -11 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 30 1,50 4 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 11 1,25 3 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 3 19 -1,75 -6 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 4 21 -1,25 -3 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 3 4 2,00 14 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 75 105 48,75 17 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 bee dAdbBdCcabdcaacbdeabceCaDBEcdCbccAeb

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 aeedCAeeEe     ccedC                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik a  dede ceceEE d d  Ab eebeebd c b     A

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri E ccea EB     c e ce                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 8 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 4 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 1 1 25
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 1 2 25
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA K 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 381,900 201,160 1 1 1 1 27

SAY 272,190 247,570 2 7 7 57 3361

EA 339,275 217,290 1 1 1 2 124

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 31,50 79 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 32 7 30,25 76 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 4 3 3,25 33 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 23 7 21,25 53 2,34 2,81 13,04

Toplam: 280 167 53 153,75 55 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ACDAEEBCaDdA ADBDcCCBEEDCDEBEBDCecEAcBEB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 BaaAeEBEADDEDBACEEADCBDCEaDBEADa dDcCACE      

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik DDEACB EDDAEEB   Baca  CAbEE ABCD C cd a

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 6 2 60
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 3 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 2 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 2 2 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 1 1 25
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA K 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,083 201,160 10 20 20 59 4380

SAY 209,275 247,570 4 14 14 96 5417

EA 190,115 217,290 10 22 22 105 6632

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 15 -0,75 -4 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 28 5,00 13 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 10 -1,50 -14 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 8 -1,00 -9 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 18 -2,50 -6 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 27 -5,75 -19 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 1 4 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 2 31 -5,75 -14 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 4 9 1,75 13 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 3 3 2,25 17 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 7 12 4,00 10 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 102 122 71,50 26 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 aceEcAdbeeCAcbEcdaccceabccCaDBEAdCbccAdc

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 bcadeAecbebcdbbcAede                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik aeddadeaadbccEbddec bba acaeddccda  B   

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri bbcDdaaEBdaeD ADCdaa                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 8 20
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 4 0 3 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 2 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 2 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 1 0 33

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 1 3 25
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 143,330 201,160 29 53 53 191 9210

SAY 160,003 247,570 28 50 50 189 8961

EA 139,395 217,290 28 51 51 191 9279

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 5 -1,25 -21 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 11 0,25 1 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 26 0,50 1 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 9 -1,25 -11 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 13 -0,25 -1 3,21 1,92 2,70

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 44 64 28,00 10 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 edbed db b dEe  cbCaadEeCacBadDCe b bcac

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 ddbeaa Edcc e  CcbeD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Fen Bilimleri     e    Aa   c    b                    

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 4 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,470 201,160 20 37 37 140 7883

SAY 174,050 247,570 15 31 31 161 8183

EA 160,325 217,290 21 39 39 157 8573

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 5 11 2,25 13 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 28 3,00 8 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 10 -1,50 -14 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 13 2,75 7 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 5 11 2,25 8 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 5 11 2,25 6 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 3 6 1,50 11 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 68 106 41,50 15 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 eabedbdae Bdccc abCCadEDbecBadDCeAbAacac

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 ddbceaebAec DeACEbeD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik ead ee E  A E  ddca bbEC                

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri  aaC E D bce ccbb ac                    

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 6 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF TAYLAN 162 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,060 201,160 19 34 34 130 6962

SAY 177,220 247,570 12 26 26 153 7901

EA 176,780 217,290 14 28 28 122 7495

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 15 -1,75 -10 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 25 6,75 17 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 10 -1,50 -14 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 8 -1,00 -9 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 18 -2,50 -6 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 1 3 0,25 1 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 62 64 46,00 16 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 bee dAbaedec bEbCacbdeabcDCaDBEAdCbcEAaE

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 beadeAecdebedabadedC                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik a           c  d        C               

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri        d                                

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 8 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF TAYLAN 162 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 270,763 201,160 2 3 3 15 939

SAY 177,250 247,570 11 25 25 152 7898

EA 207,010 217,290 6 17 17 89 5547

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 9 9 6,75 38 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 17 16,75 42 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 10 20,50 51 3,21 1,92 2,70

Toplam: 280 90 44 79,00 28 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ACDAEcBbbDcAEADBecadBEccdDcaEBDbe dAEB e

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 BCCA  B AaeaDBACE dDC Daa DcdA BCBDBCAda      

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 5 4 50
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 1 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 1 50
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SIRAÇ AŞKAR 306 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 133,465 201,160 35 61 61 200 9377

SAY 149,608 247,570 34 60 60 199 9283

EA 121,233 217,290 37 66 66 206 9499

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 0 12 -3,00 -17 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 28 -2,00 -5 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 11 2,25 6 3,21 1,92 2,70

Toplam: 280 35 63 19,25 7 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 bee eAace      cbdcbababcebBcBEcdCbcbbab

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 beddCde EBdcb bEAe                            

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 5 0
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE B 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 156,110 201,160 24 43 43 165 8687

SAY 164,035 247,570 25 47 47 185 8800

EA 150,583 217,290 24 46 46 176 9017

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 13 -1,25 -7 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 27 3,25 8 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 14 -0,50 -1 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 8 -1,00 -3 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 1 8 -1,00 -3 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 2 1 1,75 13 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 56 86 34,50 12 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 edDebbca bcdEc  cbdaadEeCccBadDCeAEAbcdc

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 Beecad b ce eBeecaeD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik  a   dbE          ab     e bc           

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri cD       A    c dbac                    

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 5 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK İBİŞ 842 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 140,928 201,160 32 56 56 194 9267

SAY 156,625 247,570 31 53 53 192 9073

EA 124,090 217,290 36 64 64 204 9480

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 1 14 -2,50 -14 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 31 -1,75 -4 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 7 -0,75 -7 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 9 2,75 7 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 46 84 25,00 9 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 dbeaaAdbcee   EeaaebdeacccbcaaEAeCbccAdc

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 eebdaAe  e B  eEA dC                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik   c  aec   c                            

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri       eEc a   A Cede                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 7 10
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK İBİŞ 842 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,055 201,160 6 8 8 30 2091

SAY 170,875 247,570 20 37 37 169 8422

EA 197,208 217,290 9 21 21 101 6190

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 8 2 7,50 42 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 4 18,00 45 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 9 13,75 34 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 3 3 2,25 6 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 3 0 3,00 21 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 5 3 4,25 11 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 75 52 62,00 22 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 CDAEBAED CCA   e    cCBD DeB B c  E  A  

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 CACBe D  BEBc DE   d b a B  eA c eB aAEC      

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik Dc  C     D                      a    a 

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri  C        B  C                a e Bb  B 

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 4 0 40
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 0 50
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 2 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 1 0 25
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y İNCİ 1144 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 143,313 201,160 30 54 54 192 9212

SAY 147,443 247,570 36 62 62 202 9337

EA 135,540 217,290 31 54 54 194 9350

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 4 11 1,25 7 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 23 3,25 8 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 10 0,50 1 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,34 2,81 13,04

Toplam: 280 36 58 21,50 8 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 bbeacA beda D beCccbECabEeCcDBdce ac    

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 beddeAc aB      Aedb                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik ac                                      

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 7 10
TİYATRO 1 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAHRAMAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 131,210 201,160 36 64 64 203 9410

SAY 167,785 247,570 21 41 41 173 8609

EA 136,375 217,290 30 53 53 193 9335

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 6 2 5,50 14 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 4 10 1,50 11 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 6 20 1,00 3 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 30 24 24,00 9 44,27 47,82 87,11

Matematik DD   B  De                     C  C    a

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri cbdeaEebBecACc             ba ebcdddEBec

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 1 1 25
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 4 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 2 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAHRAMAN 105 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 131,210 201,160 36 64 64 203 9410

SAY 138,140 247,570 40 70 70 210 9468

EA 117,610 217,290 38 68 68 208 9523

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 1 16 -3,00 -10 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 1 19 -3,75 -9 2,34 2,81 13,04

Toplam: 280 19 21 13,75 5 44,27 47,82 87,11

Matematik a cd de  c ccE d ecab    c e dc db      

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 2 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ŞAHİN GÜNEŞ 1145 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,988 201,160 17 32 32 125 6845

SAY 186,680 247,570 7 20 20 133 7065

EA 171,385 217,290 16 31 31 131 7831

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 13 -1,25 -7 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 28 2,00 5 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 13 -0,25 -1 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 4 14 0,50 2 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 4 15 0,25 1 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 70 76 51,00 18 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 eeDeabcaC ecae  ccdaadEeCbcBadDCecEAacac

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 ddbeda    DEbcbbabeD                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik ead bB E cc b  ddca bbc A  E    b       

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri          e                              

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 5 10
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 3 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEL 8 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 139,458 201,160 33 58 58 197 9291

SAY 149,403 247,570 35 61 61 200 9290

EA 133,650 217,290 33 56 56 196 9382

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 0 5 -1,25 -13 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 21 1,75 4 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 5 0,75 2 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 1 2 0,50 1 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 33 47 21,25 8 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 eabedEd C cAEe  c  dBaE bcc   cd  cAbcdc

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2      a  ee     eEb D                          

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik ea     E                                

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Fen Bilimleri       e a                               

Cevap Anahtarı B EDECCEADBABACDDAEDCABCDACBEACCAEBCBBEBDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 3 2 30
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 341 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,455 201,160 4 6 6 23 1437

SAY 164,205 247,570 24 46 46 184 8795

EA 211,445 217,290 5 15 15 83 5247

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 7 22,25 56 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 13 12,75 32 3,21 1,92 2,70

Toplam: 280 77 44 66,00 24 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ACDAacBCCDdbEAD DeC   ccCDE E  C  EAEBEB

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2   C    E DaEDBcdEbcadB C  DcaADe eDBCAdc      

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 6 2 60
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 1 50
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 341 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 151,043 201,160 26 50 50 178 8975

SAY 162,785 247,570 26 48 48 186 8851

EA 149,023 217,290 25 47 47 179 9063

Katılımlar: 41 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 1,05 0,60 1,54

Edebiyat 18 3 14 -0,50 -3 2,05 1,25 3,05

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,29 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,13 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 28 3,00 8 6,52 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 0,70 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 0 7 -1,75 -16 1,37 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,71 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 14 -1,50 -4 3,21 1,92 2,70

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 1,90 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,43 0,63 3,06

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 2,34 2,81 13,04

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,86 1,39 4,08

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,19 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,08 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 1,13 2,62 10,36

Toplam: 280 50 72 32,00 11 44,27 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 deeddAdaedCc cEAbaccdeaccbbaD EAdCbcEAac

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 bb d AceEabcd ba ede                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik a                   b    c              

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri  a   a E           c                    

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 7 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN BURAKÇIN 418 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 119,808 201,160 1 72 72 212 9497

SAY 119,348 247,570 2 78 78 218 9603

EA 110,235 217,290 2 73 73 213 9570

Katılımlar: 2 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 6 -1,50 -25 -0,88 0,60 1,54

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 3,62 1,25 3,05

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 14 2,50 6 2,75 5,08 7,37

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 0,38 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 0,00 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 -0,12 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 11 1,25 3 0,25 1,92 2,70

Matematik-2 30 4 16 0,00 0 0,50 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,63 3,06

Matematik 40 4 16 0,00 0 0,50 2,81 13,04

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 -0,88 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 1 11 -1,75 -4 -0,88 2,62 10,36

Toplam: 280 27 107 0,25 0 0,88 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 bedacdEcBaebDAceCaDb                    

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 CebdacebEBdacaD                               

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Matematik aDbceCaedbecadbaBedC                    

Cevap Anahtarı A DDAECCBDEADBEEABBCBCAEDACECAEBADCCCBBBDA

Fen Bilimleri cdabecebdAcb                            

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 4 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 5 5 50
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 4 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-25 / KR AKADEMİ AYT TURKUAZ DENEME - 3

HATAY / YAYLADAĞ / YAYLADAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN BURAKÇIN 418 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 115,073 201,160 2 75 75 215 9561

SAY 127,313 247,570 1 75 75 215 9585

EA 114,585 217,290 1 71 71 211 9537

Katılımlar: 2 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 -0,88 0,60 1,54

Edebiyat 18 6 11 3,25 18 3,62 1,25 3,05

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 16 3,00 8 2,75 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,38 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 2 9 -0,25 -2 0,00 0,71 1,04

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 19 -0,75 -2 0,25 1,92 2,70

Matematik-2 30 6 20 1,00 3 0,50 2,18 9,98

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,63 3,06

Matematik 40 6 20 1,00 3 0,50 2,81 13,04

Toplam: 280 29 110 1,50 1 0,88 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1 ebDcacebdacbcADBedaCBdE                 

Cevap Anahtarı B ACDAEEBCCDBAEADBDACCBEEDCDEBEBDCAAEAEBEB

Sosyal-2 aedAaEdabcebDacebdAedac                       

Cevap Anahtarı B BCCACEBEADDEDBACEEADCBDCEEDBEADBCBDBCACEBBEECA

Matematik eadbCeCaDbAEcdabdcaebabCed              

Cevap Anahtarı B DDEACBCEDDAEEBBABBCACDECACEEAABCDCCBBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 7 20
TİYATRO 1 1 0 100
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 1 50
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
TÜREV 4 0 4 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 0 0 0

Geometri S D Y B%

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 4 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
RESUL YILMAZ 1128 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,493 201,160 1 40 40 157 8292

SAY 165,455 247,570 1 45 45 183 8734

EA 160,420 217,290 1 38 38 156 8569

Katılımlar: 1 78 78 220 9766

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,25 0,60 1,54

Edebiyat 18 2 16 -2,00 -11 -2,00 1,25 3,05

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,00 2,26 1,27

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,00 0,97 1,52

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 27 5,25 13 5,25 5,08 7,37

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 -0,25 0,54 0,74

Coğrafya-2 11 1 7 -0,75 -7 -0,75 0,71 1,04

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,26

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,15 0,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,45

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 16 -1,00 -3 -1,00 1,92 2,70

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,25 1,39 4,08

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,78 3,57

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 0,46 2,70

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 2,62 10,36

Toplam: 280 53 65 36,75 13 36,75 47,82 87,11

Edebiyat-Sosyal-1  eeEdAEaeddcccEcbacbdeaaceCBDBEbdCbcEAdb

Cevap Anahtarı A CDAEBAEDBCCADAEACBDEECBDEDCBDBEAACEBEABE

Sosyal-2 bcddCAacdcaBe bcdede                          

Cevap Anahtarı A CACBCADDEBEBAEDEACECBDECDBDEDAEBCBBCDAECBBACEE

Fen Bilimleri  a                                      

Cevap Anahtarı A ECEDADCEBABADCADCAEDDABCBECAAECCBBBCBEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 2 8 20
TİYATRO 1 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 0 3 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 4 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 2 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
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