
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA ÇUKUROVA ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA 202556 6302 10158 289591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,7 9,4 22,37 11,5 4,6 10,32 14,1 3,7 13,16 6,7 3,8 5,78 57,0 21,6 51,63 292,450

Okul Ortalaması 20,8 13,1 17,54 9,2 6,9 7,51 5,7 4,2 4,69 3,3 3,8 2,40 39,1 28,0 32,14 236,860

KATILIMLAR

1 1101 EZGİNUR KOLMAN 12A 36 3 35,25 19 1 18,75 22 3 21,25 14 2 13,50 91 9 88,75 405,983 1 1 748 973 25442

2 0 EMİRKASIM AŞKAROĞLU M 34 6 32,50 17 2 16,50 25 5 23,75 14 6 12,50 90 19 85,25 395,730 1 2 961 1250 32845

3 0 MUHAMMET KALKAN  M 31 8 29,00 12 8 10,00 31 5 29,75 14 3 13,25 88 24 82,00 386,400 2 3 1170 1526 40485

4 0 KEVSER TAŞKI N  M 33 7 31,25 13 7 11,25 25 3 24,25 12 7 10,25 83 24 77,00 370,888 3 4 1513 2012 54189

5 0 ZEYNEP GÖKÇE   33 6 31,50 15 5 13,75 26 10 23,50 8 9 5,75 82 30 74,50 363,125 1 5 1694 2276 61599

6 0 EMİNE NUR DÖNMEZ 12A 33 5 31,75 11 1 10,75 12 2 11,50 4 2 3,50 60 10 57,50 311,663 2 6 2860 4102 119892

7 0 ENVER  M 30 8 28,00 15 5 13,75 15 9 12,75 2 3 1,25 62 25 55,75 306,775 4 7 2961 4276 126006

8 0 KK   28 5 26,75 10 2 9,50 12 0 12,00 5 1 4,75 55 8 53,00 298,773 2 8 3154 4614 136698

9 0 SUDE ÇEN ELİ 12A 32 6 30,50 17 2 16,50 2 2 1,50 2 1 1,75 53 11 50,25 289,860 3 9 3379 4995 148588

10 0 BUĞRA   35 3 34,25 11 3 10,25 5 1 4,75 51 7 49,25 286,283 3 10 3461 5147 153498

11 1316 AYŞE NUR GÜLMÜŞ 12 28 12 25,00 12 6 10,50 12 5 10,75 3 4 2,00 55 27 48,25 284,545 1 11 3512 5221 155910

12 0 AYBALA GÜÇLÜ  M 23 15 19,25 10 6 8,50 11 4 10,00 11 4 10,00 55 29 47,75 284,103 5 12 3519 5238 156502

13 0 HAYRÜNNİSA  VUĞUN  M 25 9 22,75 9 9 6,75 15 2 14,50 6 9 3,75 55 29 47,75 283,398 6 13 3536 5275 157474

14 0 EYL   26 3 25,25 17 3 16,25 7 3 6,25 50 9 47,75 282,923 4 14 3544 5288 158101

15 401 NİSA YÜRÜK 12A 30 10 27,50 15 2 14,50 0 4 -1,00 5 4 4,00 50 20 45,00 274,485 4 15 3734 5655 169739

16 0 ENES BULMAZ 12G 28 12 25,00 13 6 11,50 6 2 5,50 1 6 -0,50 48 26 41,50 264,060 1 16 4006 6144 184135

17 0 MİNE  M 31 6 29,50 8 9 5,75 6 9 3,75 3 2 2,50 48 26 41,50 263,595 7 17 4021 6167 184795

18 974 AYSİMA KURTOĞLU 12A 28 11 25,25 16 3 15,25 2 7 0,25 2 6 0,50 48 27 41,25 263,313 5 18 4032 6189 185204

19 0 SALİH  TOKMAK 12A 24 15 20,25 12 6 10,50 6 6 4,50 7 7 5,25 49 34 40,50 261,888 6 19 4073 6259 187128

20 788 ZEHRA DÖNMEZ 12D 28 10 25,50 13 5 11,75 4 5 2,75 45 20 40,00 259,485 1 20 4125 6356 190366

21 162 SEDEF TAYLAN 12A 30 8 28,00 10 9 7,75 2 1 1,75 2 1 1,75 44 19 39,25 256,965 7 21 4199 6485 193654

22 0 ELİF GÖĞEBAKAN  M 28 11 25,25 14 3 13,25 1 4 0,00 1 2 0,50 44 20 39,00 256,518 8 22 4209 6504 194248

23 808 RABİA SARAÇ 12D 25 12 22,00 14 4 13,00 1 1 0,75 4 4 3,00 44 21 38,75 256,285 2 23 4217 6524 194576

24 0 SEVİM ERÜ T  M 25 8 23,00 14 4 13,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 42 17 37,75 253,005 9 24 4300 6685 199037

25 0 AY*EĞLR YALIN  M 21 6 19,50 10 3 9,25 2 1 1,75 5 1 4,75 38 11 35,25 246,110 10 25 4443 6961 208049

26 0 EFECAN ÖLÇEK  M 22 9 19,75 15 2 14,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 38 14 34,50 243,613 11 26 4485 7051 211191

27 0 M FATİH İNANKAÇ 12 21 12 18,00 12 6 10,50 1 1 0,75 2 0 2,00 36 19 31,25 234,115 2 27 4679 7429 222689

28 341 ZEYNEP SÖKMEN 12C 21 16 17,00 11 5 9,75 2 3 1,25 3 1 2,75 37 25 30,75 232,765 1 28 4712 7495 224259

29 0 GÜRBDAK  M 21 10 18,50 9 6 7,50 2 1 1,75 1 3 0,25 33 20 28,00 224,165 12 29 4857 7794 234010

30 0 ERENAY ÇALIŞKAN  M 20 18 15,50 9 11 6,25 7 7 5,25 4 13 0,75 40 49 27,75 223,820 13 30 4863 7813 234407

31 842 UFUK İBİŞ 12A 21 15 17,25 8 5 6,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 33 28 26,00 218,258 8 31 4950 8001 240022

32 0 SAMİ KALKAN  M 21 14 17,50 8 10 5,50 1 1 0,75 2 1 1,75 32 26 25,50 216,805 14 32 4973 8051 241478

33 0 YAKUP KAHRAMAN 12A 5 7 3,25 19 2 18,50 4 6 2,50 28 15 24,25 215,335 9 33 4999 8102 242900

34 0 GÖNÜL KAÇMAZ  M 23 14 19,50 7 12 4,00 2 2 1,50 32 28 25,00 215,025 15 34 5010 8118 243202

35 0 EA  M 19 17 14,75 11 7 9,25 2 5 0,75 32 29 24,75 214,858 16 35 5014 8124 243353

36 0 AYNUR PÜSKÜLLÜ  M 20 17 15,75 9 9 6,75 2 7 0,25 4 10 1,50 35 43 24,25 213,248 17 36 5036 8171 244850

37 0 YİĞİT Ş GÜNEŞ 12A 21 9 18,75 1 4 0,00 4 1 3,75 26 14 22,50 207,513 10 37 5110 8339 250046

38 0 AZİZE USANMAZ  M 14 15 10,25 9 4 8,00 3 10 0,50 2 4 1,00 28 33 19,75 200,353 18 38 5192 8523 256041

39 88 ELIFÇAKIR 12 19 18 14,50 5 7 3,25 24 25 17,75 193,720 3 39 5263 8681 260777

40 0 HÜSEYİN YEKTAŞ  M 11 15 7,25 10 10 7,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 23 26 16,50 190,878 19 40 5289 8736 262701

41 263 AYŞEGÜL AKS Y 12C 14 16 10,00 7 6 5,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 23 29 15,75 188,325 2 41 5322 8795 264330

42 0 MEHMET BALLI  M 14 24 8,00 5 15 1,25 1 0 1,00 4 2 3,50 24 41 13,75 182,625 20 42 5377 8904 267687

43 142 TUĞÇE ÇAKMAKÇI 12A 13 14 9,50 4 8 2,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 19 27 12,25 177,810 11 43 5416 8996 270154

44 0 NİHAT SOFUOĞLU  M 12 25 5,75 6 13 2,75 4 16 0,00 6 10 3,50 28 64 12,00 177,633 21 44 5418 8999 270224

45 0 EREN TECİMEN 12D 13 20 8,00 3 4 2,00 3 8 1,00 2 4 1,00 21 36 12,00 177,240 3 45 5422 9011 270438

46 854 ŞEZA ELŞEYHALİ 12F 15 20 10,00 2 10 -0,50 0 8 -2,00 3 1 2,75 20 39 10,25 171,765 1 46 5467 9106 272929

47 1061 RIDVAN BOZÇA 12B 9 12 6,00 6 8 4,00 0 2 -0,50 15 22 9,50 169,890 1 47 5485 9138 273738

48 0 DİME BOSTANCI 12D 9 20 4,00 8 5 6,75 0 6 -1,50 17 31 9,25 169,415 4 48 5490 9146 273920
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADANA ÇUKUROVA ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA 202556 6302 10158 289591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,7 9,4 22,37 11,5 4,6 10,32 14,1 3,7 13,16 6,7 3,8 5,78 57,0 21,6 51,63 292,450

Okul Ortalaması 20,8 13,1 17,54 9,2 6,9 7,51 5,7 4,2 4,69 3,3 3,8 2,40 39,1 28,0 32,14 236,860

KATILIMLAR

49 0 BURHAN CAN EGE  M 7 11 4,25 2 6 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 12 22 6,50 161,088 22 49 5542 9275 276921

50 0 CANAN KAÇMAZ  M 11 23 5,25 2 13 -1,25 13 36 4,00 153,398 23 50 5603 9379 279492

51 833 FERYAL SİNO 12F 9 28 2,00 6 14 2,50 5 23 -0,75 4 16 0,00 24 81 3,75 153,065 2 51 5605 9382 279597

52 0 SABAH HANEFİ 12D 5 21 -0,25 2 6 0,50 3 5 1,75 10 32 2,00 148,073 5 52 5675 9467 281101

53 0 HATİCE  M 8 22 2,50 1 12 -2,00 1 5 -0,25 3 5 1,75 13 44 2,00 147,785 24 53 5679 9473 281207

54 0 MEHMET VEZİR  M 9 29 1,75 2 16 -2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 13 46 1,50 146,383 25 54 5699 9497 281617

55 0 SIRAÇ AŞKAR 12D 13 27 6,25 2 18 -2,50 2 8 0,00 2 18 -2,50 19 71 1,25 144,863 6 55 5735 9537 282083

56 0 MEHMET ALİ YILDIRIM  M 6 19 1,25 3 13 -0,25 0 10 -2,50 4 7 2,25 13 49 0,75 144,193 26 56 5744 9547 282221
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SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,283 292,450 3 10 3461 5147 153498

Katılımlar: 4 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 29,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,38 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,44 1,68 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,94 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,69 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,44 7,51 10,32

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 10,31 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 0,71 2,60

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 11,62 4,69 13,16

Toplam: 120 51 7 49,25 41 56,12 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBEDBBADAAEEAEeCBCDCDCBCBAA CDEEAEDdB c

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCAbCDEBA c  e        

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C  ECAb  D                              

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 0 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,923 292,450 4 14 3544 5288 158101

Katılımlar: 4 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 3 25,25 63 29,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,38 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,44 1,68 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,94 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,69 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,44 7,51 10,32

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 10,31 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 0,71 2,60

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 11,62 4,69 13,16

Toplam: 120 50 9 47,75 40 56,12 32,13 51,63

TYT Türkçe BEDBbDDABbEAEBCA DBCDCCBBCAdCC          

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAcDCADEECADBBBDEeeB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik    CA Ba ED C bB a                      

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 1 40
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,773 292,450 2 8 3154 4614 136698

Katılımlar: 4 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 29,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,38 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,44 1,68 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,94 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,69 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,44 7,51 10,32

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 10,31 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 0,71 2,60

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 11,62 4,69 13,16

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,00 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,81 0,95 2,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,81 1,04 2,31

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 2,62 2,40 5,78

Toplam: 120 55 8 53,00 44 56,12 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCB    a   adEcCBAc

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCAbCDE     e  E      

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDEC                            

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBED   B           b

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 3 30
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÖKÇE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,125 292,450 1 5 1694 2276 61599

Katılımlar: 4 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,38 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,44 1,68 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,94 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,69 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,44 7,51 10,32

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 10,31 3,97 10,56

Geometri 10 6 3 5,25 53 1,31 0,71 2,60

TYT Matematik 40 26 10 23,50 59 11,62 4,69 13,16

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,00 0,42 0,93

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,81 0,95 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,81 1,04 2,31

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 2,62 2,40 5,78

Toplam: 120 82 30 74,50 62 56,12 32,13 51,63

TYT Türkçe aEDBEDDeBAEAEBCAEDBCDdCBBCAA CdcAECBdDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDaADacdADBBBDEAaB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEAbAEBcDEaDCBdBECb cCC DCaDC EdAAC cbBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen ba c DaaBBdE cCaEBcA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AY*EĞLR YALIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,110 292,450 10 25 4443 6961 208049

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 38 11 35,25 29 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe EDaEDBBb  bE   BCaCDCedBCBAACCDE        

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BE D   d EBA adDC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik      A B                      c         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        BCe      BCA 

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 5 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBALA GÜÇLÜ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,103 292,450 5 12 3519 5238 156502

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 55 29 47,75 40 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe EaBEbdBAbeAbcd BCBCDdedBeaAACeDEEAbD BAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal  b  a aCDcBAbBBDCcEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CE  CADa aE DC E  a  D  C  b            

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen   cDaA BCeB DE bBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR PÜSKÜLLÜ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,248 292,450 17 36 5036 8171 244850

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 35 43 24,25 20 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe BEDaaeDAB  ebBa dbBCeCCeBbAeCCEDcbbaEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal Eeaa eDEcCAeBBeDEea      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik aEddA                  e  d    c d      

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cb eDbae B    bDEecb

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 5 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZE USANMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 200,353 292,450 18 38 5192 8523 256041

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 3 10 0,50 1 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 28 33 19,75 16 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe bDBcceB b eEd  BC d CDCBdBeAa     dDCebe

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal e c   cC EBAD  DCdEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik  db   a     a  E  C  be    D ddb   c    

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B    c acB  e

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 2 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN CAN EGE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 161,088 292,450 22 49 5542 9275 276921

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 11 4,25 11 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 12 22 6,50 5 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe BEbcEeDd  bcEc  dD bcC c                

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal a        CAe  dca*       

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik Cd             B           c            

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen a  b     B       d  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 1 1 10
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 2 10
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN KAÇMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 153,398 292,450 23 50 5603 9379 279492

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 23 5,25 13 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 6,78 7,51 10,32

Toplam: 120 13 36 4,00 3 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe EbBaede cb dd beCcaDCDCBeeAebbDEc  ad de

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cb   c d EdAcacbedcb     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 2 5 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EA 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,858 292,450 16 35 5014 8124 243353

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,78 7,51 10,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 32 29 24,75 21 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe EDaEDeB aAbb   cCBCDCDCBeceAebeEEAbDdeee

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal dEAD  EebEBAbBdDCdcA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Fen    b   B    b   cCbe

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFECAN ÖLÇEK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,613 292,450 11 26 4485 7051 211191

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 38 14 34,50 29 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe aEDdED eB    BC  eBbDCCcBCA CeEDAEC bDDb

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDC eE CA BBBeEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik                 Eab                     

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          d          

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 4 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖĞEBAKAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,518 292,450 8 22 4209 6504 194248

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 44 20 39,00 33 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe EDaacBBbDeAEEAEcbBCDCDCBCa ACCDEEbEDeBdD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cEADC dCDEBA BdDC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik   b   a  eE a                           

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B         b b

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKASIM AŞKAROĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,730 292,450 1 2 961 1250 32845

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 90 19 85,25 71 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBEDBBeDdAdEeEcCBCDCDCBCdAACCDEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal dEADa ECDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEb CADcBaECDCBEB C  DBd      EAEAABdDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen aBccaADBCDBaDEDEeCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,775 292,450 4 7 2961 4276 126006

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 62 25 55,75 46 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe BEDBEDDeBA AEcC baaCDCCBBCAdCCEaeECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAaDCdDEECAbBBBDEeeB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CaACb BBDEeD BCB ab  CC eCa b E      e  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          Bd      aDd

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERENAY ÇALIŞKAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,820 292,450 13 30 4863 7813 234407

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 40 49 27,75 23 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe adDBdDDba  cEBbbbDBbDCCBBCdACebedcCcdDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EdeDedDEdCAbdecDEAbd     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEbCAc B  ca  CB ab        c            

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  ceb b eeBdcaeCcEeDb

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 6 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL KAÇMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,025 292,450 15 34 5010 8118 243202

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 6,78 7,51 10,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 32 28 25,00 21 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe BaeBEacdB  eEaC cDcCDCCcBeAACCEDAdCdEDbA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDb aEbbAbBedeEdee     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Fen          B      dBe 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRBDAK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 224,165 292,450 12 29 4857 7794 234010

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 33 20 28,00 23 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe BEbdED  BAEbEcC cD CDdCcBCA CeEbAd B D  

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAe   eEECAbBad EA a     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik     A  c                      E         

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          Be      eb 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 1 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 4 30
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 147,785 292,450 24 53 5679 9473 281207

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 22 2,50 6 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 12 -2,00 -10 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 13 44 2,00 2 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe BEDeaDcAc   E    acdDba adddabce  eacDad

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal deee dbcbd     adAa      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik        d           daa e C              

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EE   a   a   cC   cc

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 0 8 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 7 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 3 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRÜNNİSA  VUĞUN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,398 292,450 6 13 3536 5275 157474

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 55 29 47,75 40 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBEDeB cdebEAaBCBCbCDCBCcAACCD Ee D B  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal ed ba cdDEBAbBBaCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   CADBBeE DC E  C   c       EA A   D  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen  BEae  BCaB bccdBd c

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YEKTAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 190,878 292,450 19 40 5289 8736 262701

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 15 7,25 18 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 23 26 16,50 14 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe BaD ED            aaDa aBaAeeedDdcCdEDae

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAebaADcbCADdadDEAae     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik         D D                             

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen                    b

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 3 6 30
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 6 40
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER TAŞKI N 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,888 292,450 3 4 1513 2012 54189

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 83 24 77,00 64 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe aEDBEDDABAEeEcCeEDBCDCCaBCAAeCEDAECBEDbA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EeeDCcDEdCAeBBdDEAbB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ACAEBaDEDDCdC ECE    dDCC C E AA   DBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cEBcaebDcBCE DCDEBaA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ YILDIRIM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 144,193 292,450 26 56 5744 9547 282221

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 19 1,25 3 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 13 -0,25 -1 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 0 10 -2,50 -8 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 0 10 -2,50 -6 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 13 49 0,75 1 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe cDddDd    AE  ce  da  deacAe    de bdaAb

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aE    baecaAaaccacEc     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik dac   aca d  a             ca           

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a ED c a e C a Ec  a

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 1 7 10
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 5 10
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BALLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 182,625 292,450 20 42 5377 8904 267687

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 24 41 13,75 11 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBaDedeceeEc  eCBbaCDbBdadAaebEEdacaBde

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEdbCcEabadbeBdabcEd     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E      B      a a AD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 6 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET VEZİR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 146,383 292,450 25 54 5699 9497 281617

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 29 1,75 4 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 16 -2,00 -10 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 13 46 1,50 1 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe aDBcadc cAcdddcBbdbeCeCa aeAbbbEddbDbebe

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cccaa adccBAba eeebe     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik                          d              

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E E                 

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 1 9 10
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,595 292,450 7 17 4021 6167 184795

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 48 26 41,50 35 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBEDBBdD AE d BCBCDCDeBedAACCDEbAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEdDd cC cBAeBdDe cA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   dAcaebEbD    EC b       ba          

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        Bd      EB  b

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET KALKAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,400 292,450 2 3 1170 1526 40485

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 88 24 82,00 68 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe aEDBEbDABbaeEBCd DBCDCCBBCAACCcDAdCBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAaeCdcEcCAbBBcDEAbB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAcaBDEaDCBCBECEA CCaD CDC E AACaADBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EaB  DdDBBCaCDCDEBD 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAT SOFUOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 177,633 292,450 21 44 5418 8999 270224

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 4 16 0,00 0 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 4 16 0,00 0 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 28 64 12,00 10 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe aDadbdc DccEb dBCcbDeedcCeeAC cEdAbDddce

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal edADadadDEdAc deeaEc     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik aEd aeDBc bC eea bb  aa d ec            

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen dBca bDBCee eca BC b

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 3 6 30
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 7 30
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 3 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ KALKAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,805 292,450 14 32 4973 8051 241478

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 32 26 25,50 21 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBaaecAD cd   BCBCbCDCBbddACCeb ebDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADa abDEdA BaeaeaA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik      A a                                

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B        B  b

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 3 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM ERÜ T 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,005 292,450 9 24 4300 6685 199037

Katılımlar: 26 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 16,44 17,54 22,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,48 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,68 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,96 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 6,78 7,51 10,32

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,09 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 0,71 2,60

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 5,12 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,52 0,42 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,32 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,19 1,04 2,31

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 3,03 2,40 5,78

Toplam: 120 42 17 37,75 31 31,37 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBEDdB    E   BCabbCDCBCcAACCDEEAbDaBbD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADC  CDdBAeeBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik   A  A                                  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        a      abe bD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR GÜLMÜŞ 1316 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,545 292,450 1 11 3512 5221 155910

Katılımlar: 3 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,17 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,92 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,08 1,68 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,08 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,08 7,51 10,32

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 3,17 3,97 10,56

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,67 0,71 2,60

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 3,83 4,69 13,16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,67 0,95 2,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,75 1,04 2,31

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,33 2,40 5,78

Toplam: 120 55 27 48,25 40 32,42 32,13 51,63

TYT Türkçe aEDBEDDABbEeEeCebDBbDdCBBCAdCCEDAdCedDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EeBD  DdbCAeBBBDEAae     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C A A   b D   d  Cb   CdDC DCaE A       

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen    c     B    C beDd

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELIFÇAKIR 88 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 193,720 292,450 3 39 5263 8681 260777

Katılımlar: 3 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 19,17 17,54 22,37

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,92 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,08 1,68 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,08 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 8,08 7,51 10,32

Toplam: 120 24 25 17,75 15 32,42 32,13 51,63

TYT Türkçe caBaDeBcDeeE eEBCBbbCDCeCeAcdeDEabdDCB  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal ecA   cecc     DCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 1 8 10
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M FATİH İNANKAÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,115 292,450 2 27 4679 7429 222689

Katılımlar: 3 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 19,17 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,92 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,08 1,68 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,08 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,08 7,51 10,32

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 3,17 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 0,71 2,60

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 3,83 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,67 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,75 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,33 2,40 5,78

Toplam: 120 36 19 31,25 26 32,42 32,13 51,63

TYT Türkçe dDBaD BA AbEd c CdCDCDCB aAAdeDbcAED Bd 

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEdDC dCDEBAbBceC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik   b C                                   

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B        B   

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KURTOĞLU 974 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,313 292,450 5 18 4032 6189 185204

Katılımlar: 11 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 22,18 17,54 22,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,84 1,68 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,27 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,64 7,51 10,32

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 5,27 3,97 10,56

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,55 0,71 2,60

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 5,82 4,69 13,16

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,68 0,42 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,86 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,50 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 3,05 2,40 5,78

Toplam: 120 48 27 41,25 34 40,68 32,13 51,63

TYT Türkçe EDaaDBBADccEE dcCBbDCDCBCcAACCDEcAEDCaAc

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADCAECDEBA BdDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik b   bAcd   C e    b                c    

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E  b   c      bbBa e

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR DÖNMEZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,663 292,450 2 6 2860 4102 119892

Katılımlar: 11 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 22,18 17,54 22,37

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,45 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,84 1,68 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,27 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,07 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 9,64 7,51 10,32

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 5,27 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,55 0,71 2,60

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 5,82 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,42 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,86 0,95 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,50 1,04 2,31

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 3,05 2,40 5,78

Toplam: 120 60 10 57,50 48 40,68 32,13 51,63

TYT Türkçe BE BEDDABbEAEBCeEDBCDCCaBCAeCCEDAd BEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal E      E CAeBB DEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA  aDEaD BCBE                       

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B   a D eDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİNUR KOLMAN 1101 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,983 292,450 1 1 748 973 25442

Katılımlar: 11 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 22,18 17,54 22,37

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,45 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,84 1,68 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,27 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 9,64 7,51 10,32

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 5,27 3,97 10,56

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,55 0,71 2,60

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 5,82 4,69 13,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 0,68 0,42 0,93

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,86 0,95 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,50 1,04 2,31

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 3,05 2,40 5,78

Toplam: 120 91 9 88,75 74 40,68 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBEDBBADAAEEA BCBCDCDCBCBAACCDaEAEDCBda

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCAECDEBADBBDbBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDECDCB   b   eaCCCDCEE         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEDCAbB b   EDEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YÜRÜK 401 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,485 292,450 4 15 3734 5655 169739

Katılımlar: 11 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,18 17,54 22,37

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,45 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,84 1,68 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,27 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,64 7,51 10,32

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 5,27 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,55 0,71 2,60

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 5,82 4,69 13,16

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,68 0,42 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,86 0,95 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,50 1,04 2,31

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,05 2,40 5,78

Toplam: 120 50 20 45,00 38 40,68 32,13 51,63

TYT Türkçe BEbeEDDABbEAbBCAcDBCDCCecCAACeEDeECBbDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABD  DEECAbBB DEACd     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik d e               c    d                

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  d   D   B   bCaE Db

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH  TOKMAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,888 292,450 6 19 4073 6259 187128

Katılımlar: 11 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 22,18 17,54 22,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,84 1,68 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,27 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,64 7,51 10,32

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 5,27 3,97 10,56

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,55 0,71 2,60

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 5,82 4,69 13,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,68 0,42 0,93

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,86 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,50 1,04 2,31

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 3,05 2,40 5,78

Toplam: 120 49 34 40,50 34 40,68 32,13 51,63

TYT Türkçe aaDdaDDbacbdEeb bDBCDaCeBeAACCEDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAaDC acbCA BBcDEACe     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACc  a       adab      C             D

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ea e D eBBdE Da Ece 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF TAYLAN 162 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,965 292,450 7 21 4199 6485 193654

Katılımlar: 11 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 22,18 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,45 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,68 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,27 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,07 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,64 7,51 10,32

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 5,27 3,97 10,56

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,55 0,71 2,60

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,82 4,69 13,16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,68 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,86 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,50 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,05 2,40 5,78

Toplam: 120 44 19 39,25 33 40,68 32,13 51,63

TYT Türkçe BEDBEDDABAdeEBCeE BeDbCBBCAA CEDAceBbDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EceDC DEdCAeBadecACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik     A          B               b        

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  d       B       B  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇEN ELİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,860 292,450 3 9 3379 4995 148588

Katılımlar: 11 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 22,18 17,54 22,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,45 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,84 1,68 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,27 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,07 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,64 7,51 10,32

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,27 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,55 0,71 2,60

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 5,82 4,69 13,16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,68 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,86 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,50 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,05 2,40 5,78

Toplam: 120 53 11 50,25 42 40,68 32,13 51,63

TYT Türkçe aEDBEaDcBA cEBC bDBCDCCdBCAACCEDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDC DEdCADBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik         D  a         C    e             

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen    c     B       B  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE ÇAKMAKÇI 142 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 177,810 292,450 11 43 5416 8996 270154

Katılımlar: 11 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 22,18 17,54 22,37

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,45 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,84 1,68 2,30

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,27 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,07 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 9,64 7,51 10,32

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 5,27 3,97 10,56

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,55 0,71 2,60

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 5,82 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,42 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,86 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,50 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,05 2,40 5,78

Toplam: 120 19 27 12,25 10 40,68 32,13 51,63

TYT Türkçe cDBdbeBb  bcEAbBaBC CDa C Acb     dD c  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cEA  e b    D dDbaab     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik                               d d       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        Be       B ba

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 1 3 10
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 2 30
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK İBİŞ 842 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,258 292,450 8 31 4950 8001 240022

Katılımlar: 11 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 22,18 17,54 22,37

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,45 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,84 1,68 2,30

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,27 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,07 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,64 7,51 10,32

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 5,27 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,55 0,71 2,60

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 5,82 4,69 13,16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,68 0,42 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,86 0,95 2,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,50 1,04 2,31

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 3,05 2,40 5,78

Toplam: 120 33 28 26,00 22 40,68 32,13 51,63

TYT Türkçe aaDeEcD B deEBC bDBCDCCBBbe bCEDAdCadbbA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal E eDa  c b eB  DEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik d  CeE c  D    d b         cC           

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen d        a          

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 5 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAHRAMAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,335 292,450 9 33 4999 8102 242900

Katılımlar: 11 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,45 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,84 1,68 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,27 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 9,64 7,51 10,32

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 5,27 3,97 10,56

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,55 0,71 2,60

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 5,82 4,69 13,16

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,68 0,42 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,86 0,95 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,50 1,04 2,31

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,05 2,40 5,78

Toplam: 120 28 15 24,25 20 40,68 32,13 51,63

TYT Sosyal       c a AeBaeDEAbe     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ACA eBDEDaCBCB C   C        EEAA  A   

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen d  b   c Bd    DbBbA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Kare 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Mitoz 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT Ş GÜNEŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,513 292,450 10 37 5110 8339 250046

Katılımlar: 11 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 22,18 17,54 22,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,45 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,84 1,68 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,27 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,07 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 9,64 7,51 10,32

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 5,27 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,55 0,71 2,60

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,82 4,69 13,16

Toplam: 120 26 14 22,50 19 40,68 32,13 51,63

TYT Türkçe aEeBEDDeBA eEBC  DBdDdCBBCAACecDe       

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal deaDd                    

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C   A          BE b                     

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN BOZÇA 1061 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 169,890 292,450 1 47 5485 9138 273738

Katılımlar: 1 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 6,00 17,54 22,37

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 1,68 2,30

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,50 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 4,00 7,51 10,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,95 2,55

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 1,04 2,31

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,50 2,40 5,78

Toplam: 120 15 22 9,50 8 9,50 32,13 51,63

TYT Türkçe EaaaeeB   dEd EBC a aDaaC Ad            

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEA a  a E Aea DbedA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Fen                 a  b

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 1 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Mitoz 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL AKS Y 263 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,325 292,450 2 41 5322 8795 264330

Katılımlar: 2 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 13,50 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,38 1,68 2,30

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,25 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,88 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,62 7,51 10,32

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 0,00 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 2,60

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 0,00 4,69 13,16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,25 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,12 2,40 5,78

Toplam: 120 23 29 15,75 13 23,25 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBEbac bedb   BCeCDCDCebcccC D  edD   e

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal dEA Cc  DE c   eCeaA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik  bc  c      a     b                     

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d      B        B  b

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 2 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SÖKMEN 341 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,765 292,450 1 28 4712 7495 224259

Katılımlar: 2 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 13,50 17,54 22,37

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,12 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,38 1,68 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,25 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,88 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,62 7,51 10,32

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,00 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 2,60

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 0,00 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 0,95 2,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,25 1,04 2,31

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,12 2,40 5,78

Toplam: 120 37 25 30,75 26 23,25 32,13 51,63

TYT Türkçe BEaBEDD BcEcEBacbDBdb aaBCcdCCEDeb BbDDd

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal b eDC DE CAbBB DEAea     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik        B   b   B a          b           

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B      EBb 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 6 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİME BOSTANCI 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 169,415 292,450 4 48 5490 9146 273920

Katılımlar: 6 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 20 4,00 10 10,92 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,71 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,68 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,12 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,62 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 5,25 7,51 10,32

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 0,79 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 2,60

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 0,79 4,69 13,16

Toplam: 120 17 31 9,25 8 17,21 32,13 51,63

TYT Türkçe aaeedcedB  dEBa  DBdDdCc bbd a     BdDcd

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABbabDE d      EAeB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik    ac    a    b        d    d           

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 2 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 5 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN TECİMEN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 177,240 292,450 3 45 5422 9011 270438

Katılımlar: 6 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 10,92 17,54 22,37

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,71 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 1,68 2,30

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,62 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 5,25 7,51 10,32

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 0,79 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 2,60

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 0,79 4,69 13,16

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,42 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,04 0,95 2,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,25 2,40 5,78

Toplam: 120 21 36 12,00 10 17,21 32,13 51,63

TYT Türkçe BaDedaeea  dEeab DddDCCBcaAA C  c CabaaA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal Edc  A   C ae            

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik bEb    a   eC d    A  b    ad           

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ed  b  Da     b     

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 3 5 30
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA SARAÇ 808 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,285 292,450 2 23 4217 6524 194576

Katılımlar: 6 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 10,92 17,54 22,37

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,71 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,68 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,12 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,62 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 5,25 7,51 10,32

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,79 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 2,60

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,79 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,04 0,95 2,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,29 1,04 2,31

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 0,25 2,40 5,78

Toplam: 120 44 21 38,75 32 17,21 32,13 51,63

TYT Türkçe dDBE BBccAAEEbbcCBCDCDCBCB ACbD EccDdacD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEA e ECDEBAeBBDdBEe     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik              C    a                     

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        Bd     cEBbeD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 5 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SABAH HANEFİ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 148,073 292,450 5 52 5675 9467 281101

Katılımlar: 6 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 21 -0,25 -1 10,92 17,54 22,37

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,71 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,79 1,68 2,30

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,12 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,62 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 5,25 7,51 10,32

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 0,79 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 2,60

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 0,79 4,69 13,16

Toplam: 120 10 32 2,00 2 17,21 32,13 51,63

TYT Türkçe aaadcc dDb E ccced c b  C  e  baa  D edD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal   bc  a eb  D     Eb     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik  c Eb D B c e c                         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 0 5 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 3 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SIRAÇ AŞKAR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 144,863 292,450 6 55 5735 9537 282083

Katılımlar: 6 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 10,92 17,54 22,37

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,71 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,68 2,30

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,12 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,62 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 5,25 7,51 10,32

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 0,79 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 2,60

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 0,79 4,69 13,16

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,00 0,42 0,93

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,04 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,29 1,04 2,31

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 0,25 2,40 5,78

Toplam: 120 19 71 1,25 1 17,21 32,13 51,63

TYT Türkçe aDddDeBdecdEdAEBCcbbCDdBecAcaCbbccaedcbc

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal ebecdAdCbadebcdabcde     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik aaAaaAaaaa                              

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen aBbedcacdbedcbecaCda

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 2 8 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 8 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DÖNMEZ 788 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,485 292,450 1 20 4125 6356 190366

Katılımlar: 6 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 10,92 17,54 22,37

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,71 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,68 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,12 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,62 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 5,25 7,51 10,32

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 0,79 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 2,60

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 0,79 4,69 13,16

Toplam: 120 45 20 40,00 33 17,21 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBEDBBADdcEE cBCBCDCDaBCBcAdCD EAdDaBee

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eaA a dCDEBADBdDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C bd AaB   C d c                        

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 5 40
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERYAL SİNO 833 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 153,065 292,450 2 51 5605 9382 279597

Katılımlar: 2 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 28 2,00 5 6,00 17,54 22,37

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,38 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,68 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,62 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,00 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 1,00 7,51 10,32

Matematik-1 30 3 18 -1,50 -5 -1,38 3,97 10,56

Geometri 10 2 5 0,75 8 0,00 0,71 2,60

TYT Matematik 40 5 23 -0,75 -2 -1,38 4,69 13,16

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,25 0,42 0,93

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,88 0,95 2,55

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,75 1,04 2,31

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 1,38 2,40 5,78

Toplam: 120 24 81 3,75 3 7,00 32,13 51,63

TYT Türkçe  bDeaabecAddEeCdabce aedBCecbdaae CadDeA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal ddaDbAcaddADdeceEAbe     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik ebd badd b bde  E  e aedbCe Cdaae Ca D a

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen EbdcbbdDcBebdcbaE*ce

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 2 7 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 7 20
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 4 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Kare 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

ADANA / ÇUKUROVA / ÖZEL ADANA NOT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEZA ELŞEYHALİ 854 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 171,765 292,450 1 46 5467 9106 272929

Katılımlar: 2 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 6,00 17,54 22,37

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,38 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,68 2,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,62 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,00 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 10 -0,50 -3 1,00 7,51 10,32

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 -1,38 3,97 10,56

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,00 0,71 2,60

TYT Matematik 40 0 8 -2,00 -5 -1,38 4,69 13,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 0,42 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,88 0,95 2,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,75 1,04 2,31

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,38 2,40 5,78

Toplam: 120 20 39 10,25 9 7,00 32,13 51,63

TYT Türkçe Eccabec De d  cBCedbCbCBbcdACCaE dEDCBdb

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eE        Bceccceabc     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik     ac            b       ec       ea  b

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B       EdC  

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 5 4 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
ENES BULMAZ 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,060 292,450 1 16 4006 6144 184135

Katılımlar: 1 56 6302 10158 289591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,00 17,54 22,37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,84 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,68 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,88 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,11 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,50 7,51 10,32

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,50 3,97 10,56

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 2,60

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,50 4,69 13,16

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 0,42 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,50 0,95 2,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,04 2,31

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 -0,50 2,40 5,78

Toplam: 120 48 26 41,50 35 41,50 32,13 51,63

TYT Türkçe EDBEDdBbDdeEEAbBbBCcCDCBCBAACCDEEAabCdec

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADacECDEBAecdDe EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik Ca  CADB D       a                      

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a d a  Bde        b 

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Kare 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
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